
OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

KATILIMLAR

1 436 GÖKDENİZ SARAÇ 10D 27 3 26,25 8 2 7,50 9 0 9,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 7 16,25 3 4 2,00 6 2 5,50 10 0 10,00 89 20 84,00 377,835 738

2 434 TUNAHAN TEZEL 10D 24 4 23,00 10 0 10,00 6 1 5,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 4 19,00 4 3 3,25 2 1 1,75 6 3 5,25 82 16 78,00 367,593 871

3 527 FURKAN KILIÇASLAN 10D 23 7 21,25 8 2 7,50 5 2 4,50 4 1 3,75 3 0 3,00 23 3 22,25 5 3 4,25 4 2 3,50 6 3 5,25 81 23 75,25 366,955 892

4 475 MEHMET EFE KIRAN 10C 23 7 21,25 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 8 18,00 5 2 4,50 4 2 3,50 7 3 6,25 80 29 72,75 349,085 1263

5 433 HALİL FURKAN AYKOL 10D 25 5 23,75 8 2 7,50 3 6 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 19 6 17,50 3 6 1,50 4 5 2,75 8 2 7,50 79 33 70,75 349,010 1265

6 608 BEYZA GÜNEŞ 10D 27 3 26,25 8 2 7,50 3 6 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 5 15,75 2 7 0,25 4 5 2,75 7 3 6,25 77 32 69,00 345,858 1328

7 212 AZMİ ÖZTAŞ 10B 22 8 20,00 5 3 4,25 6 1 5,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 3 18,25 2 1 1,75 5 0 5,00 7 1 6,75 74 18 69,50 340,408 1450

8 0 İNANC DURMUŞ 10D 25 4 24,00 8 2 7,50 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 14 9 11,75 4 3 3,25 4 4 3,00 9 1 8,75 81 26 74,50 340,318 1453

9 542 İLKİM YURDDAŞ 10H 22 8 20,00 6 3 5,25 6 1 5,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 4 17,00 3 3 2,25 2 2 1,50 7 2 6,50 73 23 67,25 332,598 1649

10 538 SUDE KOLUAÇIK 10H 23 7 21,25 8 2 7,50 7 1 6,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 10 12,50 5 5 3,75 2 6 0,50 9 0 9,00 79 31 71,25 330,170 1714

11 360 BERİVAN ERAĞCA 10İ 24 4 23,00 7 1 6,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 15 6 13,50 7 2 6,50 2 2 1,50 4 1 3,75 70 18 65,50 324,663 1839

12 396 ALİ HASAR 10F 23 7 21,25 6 4 5,00 5 3 4,25 4 0 4,00 4 1 3,75 17 5 15,75 3 3 2,25 1 4 0,00 6 2 5,50 69 29 61,75 320,278 1973

13 532 EMİRHAN ŞİMŞEK 10F 23 6 21,50 8 2 7,50 4 2 3,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 3 13,25 3 5 1,75 2 3 1,25 7 3 6,25 71 24 65,00 320,240 1975

14 619 ZEKİ ÇELİK 10F 24 5 22,75 9 1 8,75 5 3 4,25 4 1 3,75 3 2 2,50 14 5 12,75 2 4 1,00 1 0 1,00 8 2 7,50 70 23 64,25 319,730 1991

15 209 TAHA ÖCEŞ 10G 21 6 19,50 8 2 7,50 6 4 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 16 3 15,25 4 5 2,75 2 4 1,00 4 1 3,75 70 25 63,75 319,538 1998

16 307 BEYZANUR ALTINSOY 10E 19 10 16,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 0 5,00 4 1 3,75 17 4 16,00 5 4 4,00 2 4 1,00 8 2 7,50 73 29 65,75 318,825 2007

17 391 EMİR ÇELEBİ 10C 23 6 21,50 7 2 6,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 3 14,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 6 3 5,25 68 23 62,25 318,005 2036

18 473 UFKUN PEHLİVAN 10F 25 4 24,00 7 3 6,25 5 3 4,25 4 1 3,75 1 1 0,75 15 7 13,25 3 3 2,25 1 0 1,00 6 3 5,25 67 25 60,75 316,463 2076

19 626 MELİSA ARIKAN 10B 18 7 16,25 7 1 6,75 4 3 3,25 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 3 1 2,75 3 2 2,50 7 0 7,00 69 18 64,50 315,680 2103

20 489 EMİRHAN ARATEMUR 10F 20 8 18,00 8 2 7,50 4 2 3,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 6 15,50 3 6 1,50 2 3 1,25 6 3 5,25 70 30 62,50 314,385 2145

21 431 ARDA AVCI 10D 24 5 22,75 7 3 6,25 4 5 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 7 12,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 68 32 60,00 309,855 2273

22 385 YAĞMUR FERSAH 10H 17 13 13,75 8 2 7,50 7 1 6,75 5 0 5,00 4 1 3,75 16 4 15,00 1 6 -0,50 4 5 2,75 9 1 8,75 71 33 62,75 304,108 2444

23 358 NUR CENNET ALTUNTAŞ 10B 25 2 24,50 5 5 3,75 6 0 6,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 2 10,50 1 1 0,75 1 3 0,25 4 3 3,25 62 17 57,75 303,938 2451

24 333 ESMA POLAT 10A 20 9 17,75 9 1 8,75 4 6 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 15 5 13,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 8 2 7,50 68 35 59,25 301,665 2518

25 493 NURAY SARIGÜL 10F 25 5 23,75 7 3 6,25 5 3 4,25 5 0 5,00 5 0 5,00 10 9 7,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 9 1 8,75 69 30 61,50 301,465 2522

26 379 ŞEYDA ARSLAN 10C 22 7 20,25 5 3 4,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 18 6 16,50 2 1 1,75 1 6 -0,50 6 4 5,00 61 33 52,75 301,400 2523

27 210 ÇINAR DÖNMEZ 10G 23 5 21,75 9 1 8,75 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 10 8 8,00 3 6 1,50 4 3 3,25 5 3 4,25 70 30 62,50 300,283 2562

28 561 LARA AK 10H 22 6 20,50 7 3 6,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 15 9 12,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 7 3 6,25 64 33 55,75 297,120 2682

29 407 HARUN BAYINDIR 10D 28 2 27,50 7 3 6,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 3 7,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 59 14 55,50 295,798 2727
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

KATILIMLAR

30 423 NAZ YELKEN 10D 22 4 21,00 7 3 6,25 7 2 6,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 7 9,25 1 0 1,00 6 4 5,00 64 20 59,00 295,423 2741

31 418 EREN SAĞLAM 10D 20 5 18,75 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 12 5 10,75 1 9 -1,25 4 4 3,00 7 2 6,50 67 31 59,25 295,208 2747

32 363 DİLARA BIÇKIN 10B 20 9 17,75 5 3 4,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 16 5 14,75 2 4 1,00 2 3 1,25 6 2 5,50 62 29 54,75 295,163 2751

33 502 ASUDE AKÇA 10F 21 8 19,00 7 3 6,25 4 2 3,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 6 11,50 3 4 2,00 8 0 8,00 64 24 58,00 294,885 2769

34 254 SELMAN ÖZTÜRK 10A 22 6 20,50 7 3 6,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 8 11,00 2 7 0,25 2 1 1,75 7 1 6,75 64 29 56,75 294,108 2788

35 540 GİZEM NUR KÖROĞLU 10H 19 8 17,00 7 2 6,50 3 3 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 16 7 14,25 4 6 2,50 0 4 -1,00 7 3 6,25 64 35 55,25 293,235 2819

36 588 NİSANUR SANSAR 10İ 24 6 22,50 8 2 7,50 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 10 9,50 3 6 1,50 1 0 1,00 5 3 4,25 65 35 56,25 293,223 2821

37 495 OĞUZHAN CANAYAKIN 10F 12 12 9,00 5 5 3,75 3 5 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 2 20,50 4 5 2,75 3 6 1,50 8 2 7,50 64 39 54,25 291,838 2861

38 549 YASİN BULDUK 10İ 23 7 21,25 8 2 7,50 2 8 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 14 11 11,25 2 8 0,00 1 1 0,75 6 1 5,75 64 40 54,00 290,925 2891

39 401 NİSA GÜNDÜZ 10C 19 7 17,25 5 4 4,00 5 2 4,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 11 12,25 2 6 0,50 3 6 1,50 8 2 7,50 66 38 56,50 290,315 2912

40 628 FATMA HİLAL SÖZEN 10B 18 9 15,75 7 2 6,50 6 1 5,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 5 12,75 1 3 0,25 2 4 1,00 8 2 7,50 64 28 57,00 289,868 2934

41 432 BEYZA ERCİN 10D 22 4 21,00 7 3 6,25 7 2 6,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 7 8,25 1 0 1,00 5 5 3,75 62 21 56,75 287,955 3001

42 490 EMRE AVCI 10D 17 11 14,25 5 3 4,25 3 5 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 5 16,75 2 8 0,00 3 4 2,00 5 4 4,00 62 41 51,75 287,610 3014

43 378 SEFA KASAP 10C 23 5 21,75 8 2 7,50 4 2 3,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 9 8,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 6 3 5,25 63 33 54,75 286,958 3037

44 553 İNCİ TOPRAK 10H 15 5 13,75 6 2 5,50 2 4 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 5 1 4,75 2 3 1,25 7 0 7,00 61 20 56,00 286,393 3058

45 568 SEVİNÇ NUR SOYLU 10H 12 3 11,25 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 18 3 17,25 2 3 1,25 4 3 3,25 6 3 5,25 59 22 53,50 285,878 3081

46 231 NAZVAN UÇAK 10H 19 5 17,75 5 3 4,25 3 3 2,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 3 6 1,50 0 5 -1,25 8 1 7,75 60 30 52,50 284,520 3119

47 569 AZRA KIZILKAYA 10H 17 10 14,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 16 5 14,75 6 4 5,00 4 2 3,50 9 1 8,75 60 25 53,75 284,490 3122

48 395 ENES KAPLAN 10C 16 7 14,25 8 2 7,50 8 1 7,75 3 0 3,00 3 1 2,75 13 6 11,50 2 3 1,25 3 4 2,00 8 1 7,75 64 25 57,75 284,328 3126

49 338 NEHİR ŞEKERCİ 10B 19 6 17,50 7 1 6,75 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 1 2 0,50 3 2 2,50 7 0 7,00 61 22 55,50 284,263 3130

50 570 CEREN DEMİREL 10H 21 6 19,50 8 2 7,50 5 1 4,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 3 9,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 59 16 55,00 283,900 3145

51 429 SANEM ULU 10D 19 8 17,00 5 3 4,25 4 3 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 3 12,25 3 6 1,50 1 4 0,00 8 2 7,50 61 31 53,25 282,938 3183

52 513 İKBAL ÖZTÜRK 10G 25 4 24,00 8 2 7,50 5 3 4,25 5 0 5,00 3 0 3,00 6 3 5,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 7 3 6,25 60 19 55,25 282,000 3210

53 441 ARDA ARATEMUR 10E 19 9 16,75 8 2 7,50 6 3 5,25 3 0 3,00 16 7 14,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 57 30 49,50 281,363 3233

54 618 DİLARA ASLAN 10İ 19 11 16,25 6 4 5,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 17 9 14,75 3 5 1,75 0 7 -1,75 4 4 3,00 61 47 49,25 281,190 3238

55 479 YUSUF SANİ ÇAĞAN 10F 22 6 20,50 7 3 6,25 5 4 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 12 10 9,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 60 32 52,00 280,463 3267

56 556 DİLEM ERGÜL 10F 14 3 13,25 6 2 5,50 6 0 6,00 4 1 3,75 3 0 3,00 15 6 13,50 3 4 2,00 7 0 7,00 58 16 54,00 280,393 3269

57 627 DAMLA ÇİMEN 10B 21 9 18,75 6 2 5,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 5 9,75 1 3 0,25 2 3 1,25 8 1 7,75 60 25 53,75 280,358 3271

58 370 RUKEN GÜNDOĞDU 10 18 8 16,00 7 3 6,25 3 6 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 14 8 12,00 2 6 0,50 3 2 2,50 6 2 5,50 62 35 53,25 280,240 3277
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
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Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170
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KATILIMLAR

59 322 ÇAĞRI ÖZDEMİRCİ 10A 24 6 22,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 9 6,75 3 6 1,50 0 5 -1,25 6 2 5,50 62 33 53,75 280,115 3281

60 337 GİZEM DEMİR 10B 17 9 14,75 3 3 2,25 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 4 13,00 1 0 1,00 5 2 4,50 8 2 7,50 58 21 52,75 278,618 3323

61 464 ALPEREN MUTLU 10E 18 11 15,25 9 1 8,75 4 3 3,25 5 0 5,00 4 0 4,00 12 8 10,00 3 5 1,75 2 4 1,00 7 3 6,25 64 35 55,25 277,093 3379

62 604 SUDENAZ HARSA 10E 19 11 16,25 7 3 6,25 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 7 12,25 2 8 0,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 59 35 50,25 276,153 3408

63 483 MELİKŞAH ÇELİK 10F 23 5 21,75 7 3 6,25 3 7 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 3 9,25 2 8 0,00 2 1 1,75 2 4 1,00 57 33 48,75 275,658 3428

64 263 EBRAR TOKSOY 10C 25 5 23,75 6 4 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 7 6,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 5 2,75 58 29 50,75 275,028 3459

65 512 BORA DEMİRDÖVEN 10G 15 9 12,75 8 2 7,50 6 4 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 14 2 13,50 2 4 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 58 26 51,50 275,005 3460

66 537 MEHMET DENİZ 10G 17 11 14,25 7 3 6,25 7 3 6,25 5 0 5,00 3 1 2,75 12 6 10,50 4 6 2,50 3 5 1,75 6 3 5,25 64 38 54,50 274,768 3472

67 260 AYSU DİNÇ 10B 16 8 14,00 5 5 3,75 3 5 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 16 3 15,25 3 4 2,00 2 2 1,50 5 3 4,25 56 32 48,00 274,400 3478

68 361 DOĞA KAÇAR 10B 24 3 23,25 5 3 4,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 10 9 7,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 55 27 48,25 274,023 3497

69 536 MUSTAFA IŞIK 10G 24 6 22,50 8 2 7,50 6 4 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 9 3,75 1 7 -0,75 0 5 -1,25 7 3 6,25 62 36 53,00 270,125 3642

70 314 ELİF BİRSİN 10A 17 6 15,50 6 4 5,00 4 4 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 7 9,25 4 5 2,75 2 2 1,50 6 3 5,25 60 31 52,25 268,928 3679

71 404 BEREN ŞENGÜL 10D 19 10 16,50 7 3 6,25 7 2 6,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 7 8,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 8 2 7,50 61 35 52,25 268,535 3693

72 613 CEYDA ALTUN 10B 20 10 17,50 5 5 3,75 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 12 12 9,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 8 2 7,50 62 47 50,25 268,445 3695

73 606 ZEYNEP ÖYKÜ ERÜNSAL 10G 18 8 16,00 5 2 4,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 8 12,00 1 4 0,00 1 0 1,00 3 3 2,25 54 27 47,25 268,398 3696

74 501 SELİN GÜRSES 10F 20 4 19,00 5 3 4,25 5 3 4,25 3 2 2,50 3 0 3,00 11 5 9,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 5 3 4,25 54 27 47,25 267,868 3712

75 482 SEFA ATASOYU 10F 22 6 20,50 9 1 8,75 4 2 3,50 3 1 2,75 3 2 2,50 10 11 7,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 56 28 49,00 267,635 3719

76 311 İREM DEMİR 10A 19 5 17,75 8 1 7,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 9 7 7,25 2 1 1,75 7 2 6,50 56 18 51,50 266,438 3775

77 571 İNCİ MUTLU 10H 18 10 15,50 6 4 5,00 6 2 5,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 6 10,50 0 8 -2,00 1 4 0,00 5 3 4,25 58 37 48,75 266,428 3778

78 367 YUSUF ŞAHİN 10B 18 11 15,25 7 3 6,25 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 1 10,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 54 23 48,25 265,420 3824

79 184 NAZ CAN 10F 16 3 15,25 5 3 4,25 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 11 4 10,00 4 5 2,75 2 2 1,50 6 3 5,25 55 21 49,75 265,228 3830

80 485 SERRA KIRAL 10F 21 5 19,75 6 2 5,50 4 5 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 5 8,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 5 3 4,25 54 31 46,25 264,628 3855

81 533 NEHİR DURDU 10G 17 7 15,25 7 1 6,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 12 5 10,75 4 2 3,50 2 2 1,50 2 0 2,00 53 20 48,00 264,125 3875

82 597 ALİ EKBER ÖZBEY 10H 18 12 15,00 5 5 3,75 6 1 5,75 5 0 5,00 2 3 1,25 12 8 10,00 2 4 1,00 3 3 2,25 6 3 5,25 59 39 49,25 263,830 3892

83 342 BEYZANUR ÇİÇEK 10B 17 9 14,75 6 4 5,00 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 11 10,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 6 4 5,00 59 43 48,25 262,560 3940

84 617 AKİF ER 10A 23 6 21,50 8 2 7,50 5 2 4,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 4 4,00 2 4 1,00 1 3 0,25 4 6 2,50 57 28 50,00 262,453 3944

85 381 BETÜL ULUCAK 10C 21 3 20,25 7 2 6,50 5 4 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 9 6 7,50 1 4 0,00 51 20 46,00 262,133 3956

86 416 ARDA AKTÜRK 10D 17 10 14,50 8 2 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 10 9 7,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 8 2 7,50 61 36 52,00 261,940 3968

87 410 CEMREM YILMAZ 10D 19 8 17,00 8 2 7,50 4 2 3,50 5 0 5,00 3 2 2,50 10 6 8,50 1 5 -0,25 0 4 -1,00 6 4 5,00 56 33 47,75 261,328 3992
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

KATILIMLAR

88 402 SUDEM PISDIL 10C 18 11 15,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 1 11,75 49 18 44,50 260,855 4012

89 388 ZEYNEP YILMAZ 10C 13 14 9,50 6 2 5,50 2 6 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 17 7 15,25 3 4 2,00 3 4 2,00 7 2 6,50 57 43 46,25 260,818 4014

90 234 CEYLİN ORAK 10H 15 10 12,50 4 3 3,25 4 4 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 15 4 14,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 7 1 6,75 52 30 44,50 260,620 4018

91 339 ELANUR KARAMAN 10G 18 8 16,00 5 2 4,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 8 11,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 51 25 44,75 260,443 4027

92 214 BEREN ARABACI 10C 20 10 17,50 5 5 3,75 3 7 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 11 14 7,50 2 8 0,00 5 5 3,75 7 3 6,25 62 53 48,75 260,425 4029

93 428 BELEMİR KARAMANLI 10D 20 10 17,50 7 3 6,25 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 3 9,25 5 4 4,00 53 29 45,75 260,203 4042

94 471 GAYE ÖZCAN 10F 14 11 11,25 5 2 4,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 15 5 13,75 2 3 1,25 1 4 0,00 7 2 6,50 54 32 46,00 260,093 4047

95 465 BURAK ALTUN 10H 15 10 12,50 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 14 11 11,25 1 8 -1,00 1 9 -1,25 8 2 7,50 60 49 47,75 259,675 4066

96 442 TUANA YILMAZ 10E 20 6 18,50 7 3 6,25 8 0 8,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 57 21 51,75 259,513 4072

97 602 PELİN BALOĞLU 10H 19 11 16,25 3 7 1,25 5 5 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 5 10,75 2 6 0,50 1 7 -0,75 5 5 3,75 56 47 44,25 258,835 4098

98 519 TUĞÇE BİLGİN 10G 17 7 15,25 6 2 5,50 3 0 3,00 2 1 1,75 14 6 12,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 47 18 42,50 257,888 4142

99 230 AYBÜKE ÇETİ N 10C 20 9 17,75 7 3 6,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 11 5 9,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 50 26 43,50 257,873 4143

100 409 EFE ÇETİN 10D 16 10 13,50 7 3 6,25 5 5 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 8 10,00 2 7 0,25 2 3 1,25 5 5 3,75 58 42 47,50 257,598 4153

101 548 CEREN ERDEM 10E 17 11 14,25 4 0 4,00 3 4 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 13 5 11,75 1 9 -1,25 0 1 -0,25 8 2 7,50 53 35 44,25 257,110 4167

102 417 ÖZGÜR KAYA 10D 21 8 19,00 6 4 5,00 4 6 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 9 9 6,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 56 39 46,25 257,105 4169

103 272 FURKAN BONCUK 10H 26 4 25,00 7 3 6,25 5 2 4,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 10 1,50 2 7 0,25 1 4 0,00 4 2 3,50 56 35 47,25 256,588 4189

104 521 B ÇAĞLAR KÖSE 10F 19 8 17,00 7 1 6,75 4 0 4,00 3 0 3,00 12 4 11,00 0 1 -0,25 45 14 41,50 255,938 4219

105 394 AYŞE SAVAŞ 10C 23 5 21,75 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 9 5,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 52 32 44,00 255,853 4223

106 573 ŞEVVAL UYSAL 10İ 17 9 14,75 6 3 5,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 13 4 12,00 3 6 1,50 0 7 -1,75 6 4 5,00 52 38 42,50 255,360 4247

107 491 SALİH ÖĞÜTLÜOĞLU 10H 17 10 14,50 1 0 1,00 2 0 2,00 14 6 12,50 6 4 5,00 3 1 2,75 5 1 4,75 48 22 42,50 254,815 4272

108 371 ZEHRA KIZILGEDİK 10C 17 9 14,75 3 4 2,00 2 5 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 12 8 10,00 3 1 2,75 2 5 0,75 6 4 5,00 54 36 45,00 254,218 4288

109 427 SARP ÇALLI 10D 19 9 16,75 5 4 4,00 6 3 5,25 5 0 5,00 1 4 0,00 11 7 9,25 3 4 2,00 3 7 1,25 53 38 43,50 253,978 4297

110 487 CEYDA NAZ TOPAL 10F 16 14 12,50 7 3 6,25 2 8 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 13 6 11,50 2 8 0,00 5 5 3,75 4 6 2,50 57 52 44,00 252,183 4359

111 560 EBRAR KILIÇASLAN 10H 18 10 15,50 3 5 1,75 3 3 2,25 3 2 2,50 2 0 2,00 12 3 11,25 2 5 0,75 2 3 1,25 5 4 4,00 50 35 41,25 251,833 4373

112 408 IRMAK DORUK 10D 21 9 18,75 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 9 7 7,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 9 1 8,75 52 34 43,50 251,483 4392

113 576 ALİ NAKİ ÜNLÜ 10İ 12 14 8,50 7 3 6,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 6 15,50 2 4 1,00 5 4 4,00 51 36 42,00 251,420 4395

114 405 UTKU ÇEVİK 10D 21 9 18,75 4 5 2,75 3 5 1,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 10 10 7,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 8 2 7,50 54 43 43,25 251,338 4397

115 320 MERT AKCEVİZ 10A 9 4 8,00 5 4 4,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 3 7 1,25 2 1 1,75 7 2 6,50 53 26 46,50 251,213 4402

116 426 MEDİNE AKIN 10D 19 9 16,75 8 2 7,50 5 5 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 8 12 5,00 0 10 -2,50 2 6 0,50 7 2 6,50 59 46 47,50 250,018 4452
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

KATILIMLAR

117 329 RABİYA KAYMAK 10A 20 6 18,50 6 3 5,25 2 5 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 7 8 5,00 2 5 0,75 2 2 1,50 8 1 7,75 54 31 46,25 249,920 4461

118 466 BEZ ANUR ÖZAKTÜRK 10E 18 10 15,50 3 5 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 14 5 12,75 1 6 -0,50 0 4 -1,00 5 3 4,25 47 37 37,75 249,295 4492

119 439 ARDIL IŞIK 10E 20 3 19,25 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 2 8,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 45 22 39,50 249,185 4495

120 472 MELİS PEHLİVAN 10F 18 4 17,00 5 2 4,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 10 3 9,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 6 0 6,00 46 20 41,00 248,860 4509

121 425 MÜGE ÖZCAN 10D 17 6 15,50 7 3 6,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 6 5,50 5 1 4,75 0 5 -1,25 7 1 6,75 54 25 47,75 248,318 4535

122 373 BETÜL GÜNAYDIN 10C 20 10 17,50 5 5 3,75 3 7 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 11 19 6,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 6 3 5,25 59 60 44,00 247,313 4568

123 328 EMRE SARAÇ 10A 15 9 12,75 5 5 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 9 10,75 2 7 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 51 36 42,00 246,633 4598

124 213 EFSUN FİNCAN 10E 20 5 18,75 5 1 4,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 9 5 7,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 46 24 40,00 246,435 4610

125 488 ÇAĞLA TÜRÜK 10F 17 6 15,50 7 2 6,50 2 4 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 8 5 6,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 7 2 6,50 51 24 45,00 246,378 4613

126 317 EKİM TANRIKULU 10A 20 10 17,50 8 2 7,50 6 2 5,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 6 0,50 7 3 6,25 56 31 48,25 245,333 4662

127 506 MİNEL AMGÜÇ 10G 20 7 18,25 6 3 5,25 4 1 3,75 3 0 3,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 43 18 38,50 244,880 4675

128 524 OĞULCAN ONUR AKPINAR 10İ 11 15 7,25 8 2 7,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 16 7 14,25 2 6 0,50 6 3 5,25 51 38 41,50 244,008 4710

129 599 MELİSA ARNAK 10E 17 6 15,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 13 7 11,25 3 4 2,00 3 0 3,00 44 26 37,50 243,998 4712

130 430 BAHAR DENİZ 10D 14 7 12,25 4 4 3,00 7 1 6,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 6 8,50 7 1 6,75 49 20 44,00 242,900 4758

131 364 ENES TALHA ALBAYRAK 10B 20 6 18,50 8 2 7,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 6 1 5,75 49 16 45,00 242,853 4759

132 476 SERHAN SERT 10F 19 9 16,75 3 5 1,75 4 2 3,50 5 0 5,00 3 2 2,50 7 4 6,00 3 4 2,00 1 4 0,00 6 2 5,50 51 32 43,00 242,708 4767

133 625 BEYTULLAH BAL 10A 13 7 11,25 8 2 7,50 5 3 4,25 3 0 3,00 5 0 5,00 10 4 9,00 4 4 3,00 1 1 0,75 2 8 0,00 51 29 43,75 242,310 4781

134 421 SILA KARAF İL 10D 20 10 17,50 9 1 8,75 5 5 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 6 2 5,50 51 23 45,25 242,230 4782

135 614 DİLARA BOZKURT 10G 12 4 11,00 6 4 5,00 6 0 6,00 5 0 5,00 4 1 3,75 8 5 6,75 4 6 2,50 1 2 0,50 7 0 7,00 53 22 47,50 242,128 4790

136 261 SÜMEYRA HANDANOĞLU 10A 13 8 11,00 7 1 6,75 4 2 3,50 2 2 1,50 5 0 5,00 10 5 8,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 6 2 5,50 50 23 44,25 241,380 4827

137 455 İLKCAN TEKİN 10H 18 11 15,25 3 5 1,75 5 1 4,75 4 0 4,00 2 3 1,25 11 9 8,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 5 4 4,00 50 41 39,75 241,260 4831

138 351 ABDUL KADİR ASLAN 10B 16 12 13,00 4 6 2,50 6 4 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 7 10,25 47 30 39,50 241,163 4834

139 147 EYLÜL KARADOĞAN 10H 20 10 17,50 6 4 5,00 4 3 3,25 3 2 2,50 2 1 1,75 7 5 5,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 4 4,00 50 33 41,75 241,148 4835

140 615 MUSTAFA ENES ÇİFTCİ 10İ 10 16 6,00 8 2 7,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 16 6 14,50 1 6 -0,50 7 2 6,50 50 37 40,75 240,490 4867

141 611 ERDEM KULA 10İ 20 10 17,50 8 2 7,50 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 11 14 7,50 2 8 0,00 1 1 0,75 50 46 38,50 240,248 4878

142 469 GÜLEFŞAN KAYA 10G 12 7 10,25 6 1 5,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 1 10,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 45 15 41,25 240,043 4889

143 518 MISRA ALBAYRAK 10G 20 9 17,75 9 1 8,75 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 1 4,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 48 24 42,00 240,023 4891

144 562 FATMA ZEHRA KAVLAK 10E 14 6 12,50 2 4 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 14 6 12,50 3 3 2,25 3 0 3,00 43 25 36,75 239,748 4899

145 572 ÖYKÜNUR NAVRUZ 10H 17 10 14,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 9 3 8,25 7 1 6,75 1 2 0,50 5 2 4,50 46 20 41,00 239,465 4914
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

KATILIMLAR

146 117 ELİF TELCİ 10C 15 10 12,50 5 4 4,00 6 0 6,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 12 5,00 2 5 0,75 4 5 2,75 8 2 7,50 57 39 47,25 239,450 4917

147 581 RESUL EMRE DAĞLI 10İ 11 15 7,25 8 2 7,50 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 15 7 13,25 3 5 1,75 6 3 5,25 50 37 40,75 239,275 4927

148 486 ESLEM ŞENCAN 10F 18 8 16,00 4 4 3,00 4 3 3,25 5 0 5,00 3 2 2,50 7 4 6,00 2 5 0,75 1 4 0,00 6 2 5,50 50 32 42,00 239,253 4929

149 422 TUĞBA DEDE 10D 19 3 18,25 7 0 7,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 6 0,50 5 2 4,50 48 19 43,25 238,923 4946

150 347 EZGİSU AYKUTLU 10B 16 10 13,50 4 4 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 11 6 9,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 3 5 1,75 48 37 38,75 238,140 4973

151 336 GAMZE SEZGÜL 10G 14 13 10,75 19 3 18,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 36 26 29,50 238,130 4974

152 332 ERVA ZÜLAL YEKELER 10C 9 8 7,00 4 4 3,00 3 3 2,25 3 1 2,75 3 0 3,00 14 7 12,25 4 4 3,00 4 5 2,75 7 3 6,25 51 35 42,25 238,128 4975

153 593 SEFA SARAÇ 10İ 20 10 17,50 7 3 6,25 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 11 14 7,50 2 8 0,00 1 1 0,75 49 47 37,25 237,573 4998

154 461 ASLIHAN TEKDEMİR 10E 10 10 7,50 3 2 2,50 5 1 4,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 6 12,50 1 9 -1,25 7 2 6,50 48 32 40,00 236,353 5048

155 610 ZEYNEP ÇALKAYA 10İ 20 9 17,75 5 5 3,75 2 5 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 7 5 5,75 2 6 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 48 36 39,00 236,255 5056

156 499 ÖMER FARUK GÜNERİ 10H 21 8 19,00 6 4 5,00 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 5 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 4 4,00 49 29 41,75 235,868 5079

157 616 HAMİT DÜZGÜN 10İ 20 10 17,50 5 3 4,25 1 9 -1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 11 14 7,50 2 8 0,00 1 1 0,75 6 3 5,25 50 53 36,75 235,505 5099

158 343 RANA YILDIZ 10B 19 6 17,50 6 3 5,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 4 3,00 1 0 1,00 6 2 5,50 47 18 42,50 234,710 5139

159 375 GND 10C 16 12 13,00 6 4 5,00 5 3 4,25 5 0 5,00 4 0 4,00 7 8 5,00 2 6 0,50 3 5 1,75 6 2 5,50 54 40 44,00 234,148 5177

160 520 MERT ALİ ÖZÜGENÇ 10G 18 8 16,00 7 3 6,25 3 4 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 7 7 5,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 4 3 3,25 50 39 40,25 233,673 5200

161 377 GAMZE SILA TUT 10C 20 6 18,50 5 5 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 5 0 5,00 7 6 5,50 3 6 1,50 0 6 -1,50 2 5 0,75 47 40 37,00 233,328 5215

162 468 SILA GÜNTEKİ 10E 16 6 14,50 6 2 5,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 11 7 9,25 1 9 -1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 43 29 35,75 233,305 5216

163 415 NEHİR DOĞAN 10D 17 6 15,50 3 3 2,25 5 1 4,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 6 2 5,50 49 24 43,00 233,285 5219

164 136 SONAY KELEBEK 10G 15 4 14,00 5 3 4,25 5 0 5,00 3 1 2,75 10 5 8,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 16 37,00 233,120 5226

165 498 FATMANUR AVCIOĞLU 10F 11 8 9,00 6 1 5,75 2 4 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 12 5 10,75 3 4 2,00 5 3 4,25 46 27 39,25 232,605 5252

166 267 BERAT POLAT 10C 11 8 9,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 4 13,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 5 3 4,25 43 28 36,00 232,390 5266

167 463 EMRE ÖZEN 10 15 12 12,00 6 2 5,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 11 3 10,25 2 4 1,00 43 28 36,00 231,413 5313

168 460 ÇINAR BALCI 10E 17 9 14,75 6 4 5,00 3 3 2,25 5 0 5,00 3 2 2,50 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 44 27 37,25 231,205 5325

169 530 MİNEL SU GÜNER 10G 17 7 15,25 5 5 3,75 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 6 5,50 4 5 2,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 48 34 39,50 231,095 5329

170 354 HAMZA KARADAŞ 10B 23 7 21,25 7 1 6,75 4 5 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 47 25 40,75 231,055 5332

171 393 DİLARA 10C 16 12 13,00 5 5 3,75 3 7 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 5 2,75 49 38 39,50 230,678 5342

172 399 EGE GÜNEŞ 10C 18 12 15,00 1 4 0,00 5 2 4,50 5 0 5,00 2 3 1,25 8 3 7,25 1 2 0,50 4 2 3,50 44 28 37,00 230,523 5352

173 504 KARDELEN KARATUT 10F 21 8 19,00 7 2 6,50 4 3 3,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 3 4 2,00 46 18 41,50 230,028 5367

174 324 YUNUS EMRE ÇELİK 10A 6 3 5,25 5 4 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 3 7 1,25 5 2 4,50 43 22 37,50 229,863 5376
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

KATILIMLAR

175 419 ÖZGE MARANGOZ 10F 18 9 15,75 6 4 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 47 36 38,00 229,243 5409

176 397 BATUHAN GÜNDÜZ 10C 16 14 12,50 6 4 5,00 3 7 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 10 6,50 3 6 1,50 1 6 -0,50 8 1 7,75 53 51 40,25 229,233 5410

177 382 YAĞIZ ÖZT ÜRK 10C 16 10 13,50 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 9 6,75 1 1 0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 47 35 38,25 229,075 5416

178 414 BEYZA DUMAN 10D 10 8 8,00 4 4 3,00 7 2 6,50 3 2 2,50 3 0 3,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 7 1 6,75 45 22 39,50 228,855 5425

179 387 EFE BÜYÜKKESKİNKE 10C 14 16 10,00 6 4 5,00 3 6 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 9 8,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 8 1 7,75 52 51 39,25 228,610 5442

180 559 AZAT YÜZEN 10H 14 10 11,50 7 3 6,25 5 4 4,00 8 1 7,75 3 7 1,25 4 1 3,75 5 1 4,75 46 27 39,25 228,445 5449

181 340 NECATİ FATİH BAŞAR 10B 18 11 15,25 9 1 8,75 5 5 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 3 3,25 4 6 2,50 48 28 41,00 228,325 5453

182 595 YUSUF TOPKAYA 10İ 19 11 16,25 4 2 3,50 1 9 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 11 13 7,75 2 8 0,00 1 1 0,75 6 4 5,00 47 53 33,75 227,268 5490

183 601 ARDA YAĞIZ KAYMAK 10A 10 10 7,50 8 2 7,50 4 3 3,25 4 1 3,75 5 0 5,00 9 7 7,25 5 4 4,00 3 3 2,25 4 6 2,50 52 36 43,00 226,935 5503

184 323 IRMAK ORAN 10A 18 11 15,25 9 1 8,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 3 4,25 48 28 41,00 225,778 5563

185 383 BURAK TANRIVERDİ 10C 16 12 13,00 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 10 6,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 47 38 37,50 225,713 5564

186 449 YUNUS CEM ODABAŞ 10H 14 12 11,00 5 5 3,75 4 2 3,50 5 0 5,00 4 1 3,75 9 7 7,25 1 8 -1,00 6 3 5,25 48 38 38,50 225,405 5575

187 467 KÜBRA GÜÇLÜ 10E 14 2 13,50 4 2 3,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 11 5 9,75 2 3 1,25 1 1 0,75 37 18 32,50 225,393 5576

188 366 EREN COŞAR 10B 14 6 12,50 6 4 5,00 5 1 4,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 3 6,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 4 3 3,25 45 28 38,00 224,740 5607

189 552 ARDA TOPRAK 10H 14 15 10,25 5 4 4,00 3 7 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 12 7 10,25 2 5 0,75 6 3 5,25 46 46 34,50 223,630 5657

190 445 POYRAZ AYDOĞDU 10E 18 10 15,50 8 2 7,50 6 3 5,25 1 0 1,00 2 0 2,00 5 6 3,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 6 4 5,00 47 35 38,25 223,490 5664

191 456 SAMET UZUNER 10E 4 4 3,00 8 2 7,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 12 4 11,00 3 6 1,50 5 5 3,75 10 0 10,00 48 27 41,25 223,478 5666

192 564 BUSE FİDAN 10E 10 10 7,50 2 7 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 14 7 12,25 3 2 2,50 4 4 3,00 42 33 33,75 222,208 5739

193 515 ALPEREN IŞIK 10G 14 7 12,25 8 2 7,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 2 6,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 42 22 36,50 221,925 5750

194 437 KEVSER BARUT 10E 17 6 15,50 2 6 0,50 6 1 5,75 5 0 5,00 3 2 2,50 7 7 5,25 0 9 -2,25 0 3 -0,75 4 5 2,75 44 39 34,25 220,700 5815

195 440 ŞEYMA YILDIZ 10E 19 9 16,75 8 2 7,50 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 6 0,50 45 36 36,00 220,293 5832

196 312 ESMANUR YILMAZ 10A 19 11 16,25 3 7 1,25 7 3 6,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 6 4 5,00 45 31 37,25 219,775 5858

197 477 ÖMER ÇAKAN 10F 15 12 12,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 4 7,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 42 28 35,00 219,548 5871

198 355 HURİYE GÜNGÖR 10B 15 3 14,25 5 2 4,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 6 0 6,00 43 15 39,25 219,535 5872

199 424 ARDA EFE SEZER 10D 15 15 11,25 4 6 2,50 6 4 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 10 9 7,75 3 4 2,00 3 7 1,25 47 49 34,75 219,533 5873

200 526 ESLEM COMAT 10G 17 10 14,50 4 4 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 10 9 7,75 0 10 -2,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 42 44 31,00 219,233 5892

201 271 ASYA NİSA ALPKUŞ 10H 19 9 16,75 6 4 5,00 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 10 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 5 1,75 48 36 39,00 219,108 5898

202 586 RABİA AŞIK 10İ 11 2 10,50 7 3 6,25 1 0 1,00 5 0 5,00 3 0 3,00 10 7 8,25 1 9 -1,25 1 1 0,75 39 22 33,50 217,463 5955

203 332 BÜŞRA ARSLAN 10A 16 9 13,75 2 4 1,00 4 5 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 8 6,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 42 34 33,50 217,403 5958
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

KATILIMLAR

204 172 ECEM AYAN 10F 14 1 13,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 7 6 5,50 6 3 5,25 1 0 1,00 4 3 3,25 38 14 34,50 216,483 5993

205 478 ŞENGÜL AYDEMİR 10F 13 11 10,25 2 3 1,25 4 2 3,50 4 1 3,75 2 0 2,00 10 5 8,75 1 0 1,00 3 3 2,25 39 25 32,75 216,073 6010

206 541 ELİF KARDELEN GÜNAY 10H 10 11 7,25 6 2 5,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 7 12,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 5 5 3,75 40 36 31,00 216,043 6011

207 622 KADER ÇAĞLAYAN 10G 15 11 12,25 5 4 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 8 4 7,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 40 29 32,75 215,773 6018

208 435 EDANUR TOPCU 10D 18 9 15,75 6 4 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 2 2 1,50 6 8 4,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 1 1 0,75 42 35 33,25 215,085 6045

209 349 AYŞEGÜL MENEKŞE 10B 13 13 9,75 8 2 7,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 7 4,25 0 1 -0,25 6 0 6,00 45 25 38,75 214,398 6076

210 496 KÜBRA ADSAZ 10D 17 13 13,75 9 1 8,75 4 6 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 8 1,00 2 6 0,50 1 3 0,25 6 4 5,00 50 43 39,25 214,355 6078

211 384 MUHAMMED YASİN ASLAN 10İ 11 15 7,25 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 12 13 8,75 4 2 3,50 1 0 1,00 3 4 2,00 45 40 35,00 214,060 6092

212 584 ÖYKÜ YALÇIN 10İ 11 15 7,25 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 12 13 8,75 4 2 3,50 1 0 1,00 3 4 2,00 45 40 35,00 214,060 6092

213 528 YAREN MUTLU 10G 16 7 14,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 36 15 32,25 213,263 6132

214 557 SUDENUR TÖNGEL 10G 15 10 12,50 2 4 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 10 4 9,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 35 27 28,25 212,678 6164

215 598 BEYZANUR SARI 10G 16 10 13,50 2 8 0,00 4 4 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 42 41 31,75 212,465 6171

216 252 MURADİYE KURT 10B 13 12 10,00 3 7 1,25 4 4 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 9 8,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 4 6 2,50 44 52 31,00 212,333 6177

217 74 ARDA ÖZMEN 10H 16 9 13,75 5 5 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 10 3,50 3 6 1,50 2 3 1,25 6 4 5,00 46 44 35,00 212,105 6188

218 372 TUĞÇE ŞAHİN 10C 19 9 16,75 6 4 5,00 0 6 -1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 11 1,25 7 3 6,25 43 35 34,25 210,493 6258

219 301 SENA TANATAR 10A 16 10 13,50 4 6 2,50 4 3 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 4 4,00 41 29 33,75 210,490 6259

220 62 HAMSİ SIDDIK 10İ 11 14 7,50 6 4 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 11 15 7,25 4 3 3,25 1 0 1,00 3 2 2,50 45 40 35,00 210,195 6271

221 462 BARAN BALOĞLU 10E 11 5 9,75 4 6 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 9 5 7,75 3 5 1,75 5 4 4,00 40 32 32,00 210,068 6278

222 321 KADER ATEŞ 10A 16 10 13,50 6 4 5,00 3 3 2,25 3 0 3,00 3 1 2,75 7 15 3,25 2 6 0,50 0 6 -1,50 6 3 5,25 46 48 34,00 209,390 6304

223 452 ÖZLEM ALAGEYİK 10E 17 12 14,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 10 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 6 3 5,25 45 41 34,75 209,340 6306

224 229 NİDA DİLEM CANGİR 10E 17 9 14,75 4 6 2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 8 5 6,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 4 4 3,00 40 49 27,75 208,860 6327

225 522 ERDEM YURTTAPAN 10G 15 12 12,00 5 3 4,25 3 4 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 7 0,25 42 37 32,75 208,800 6335

226 579 NURSENA YILDIZHAN 10İ 14 10 11,50 5 3 4,25 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 41 30 33,50 208,753 6336

227 629 ÖZGE ÜLKER 10B 18 7 16,25 4 5 2,75 2 4 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 12 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 3 3,25 42 38 32,50 208,308 6363

228 443 BUSE DOĞAN 10E 16 7 14,25 2 6 0,50 6 1 5,75 4 1 3,75 2 3 1,25 7 7 5,25 0 8 -2,00 0 7 -1,75 3 5 1,75 40 45 28,75 206,675 6452

229 251 OĞUZHAN BAŞTUĞ 10İ 5 8 3,00 8 1 7,75 3 2 2,50 3 0 3,00 10 4 9,00 4 6 2,50 1 0 1,00 7 2 6,50 41 23 35,25 205,855 6493

230 523 YİĞİT BAŞER AKPINAR 10G 14 10 11,50 7 3 6,25 5 0 5,00 7 2 6,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 35 22 29,50 205,773 6498

231 447 NİSA ALTIN 10E 7 4 6,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 11 9 8,75 3 2 2,50 4 4 3,00 38 24 32,00 205,243 6521

232 412 ŞEVVAL BİNİCİ 10D 17 8 15,00 6 4 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 35 18 30,50 204,225 6568
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

KATILIMLAR

233 390 İLKNUR EKİNCİ 10C 17 9 14,75 5 4 4,00 2 5 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 7 2 6,50 40 21 34,75 203,763 6589

234 457 FUAT AKÇAY 10İ 14 14 10,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 12 6 10,50 0 8 -2,00 31 29 23,75 203,385 6609

235 494 MEDİNE Ö BEK 10F 16 12 13,00 2 6 0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 0 1,00 9 6 7,50 2 6 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 36 42 25,50 203,208 6616

236 318 İCLAL GÜLLÜ 10A 10 14 6,50 6 4 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 11 8 9,00 2 0 2,00 6 2 5,50 38 31 30,25 202,875 6634

237 589 CEREN BEKOL 10G 19 7 17,25 7 3 6,25 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 7 1,25 36 26 29,50 202,550 6646

238 369 KARDELEN UÇAR 17 11 14,25 5 4 4,00 2 3 1,25 6 14 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 8 2 7,50 40 37 30,75 200,965 6718

239 356 EGE EROL 10B 12 12 9,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 11 8,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 3 7 1,25 37 39 27,25 200,508 6740

240 510 HELİN YILMAZ 10A 13 7 11,25 5 2 4,50 3 3 2,25 3 1 2,75 3 1 2,75 6 7 4,25 1 2 0,50 3 3 2,25 37 26 30,50 200,418 6742

241 590 MELİSA GÖL 10G 17 10 14,50 3 6 1,50 2 5 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 5 1,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 5 3 4,25 40 39 30,25 199,100 6807

242 313 AYÇA İREM ERDEM 10A 11 9 8,75 7 1 6,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 2 4,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 37 20 32,00 199,033 6810

243 400 RAHMAN DEMİRCİ 10C 9 14 5,50 2 7 0,25 6 2 5,50 5 0 5,00 2 2 1,50 8 5 6,75 1 4 0,00 2 6 0,50 8 2 7,50 43 42 32,50 199,023 6811

244 454 SEFA BÜYÜK 10E 13 11 10,25 6 4 5,00 3 4 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 7 8 5,00 1 8 -1,00 1 0 1,00 38 36 29,00 197,828 6869

245 507 HİLAL SUNGUR 10B 13 10 10,50 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 7 10 4,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 40 43 29,25 197,435 6887

246 550 YAĞMUR ÖZALIR 10İ 8 2 7,50 7 3 6,25 3 1 2,75 2 0 2,00 10 8 8,00 1 9 -1,25 2 0 2,00 33 23 27,25 196,918 6908

247 0 AYŞEGÜL SUNAR 10B 12 8 10,00 7 2 6,50 4 4 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 6 12 3,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 5 1 4,75 41 38 31,50 196,168 6956

248 612 MUHAMMET ALİ İPEK 10H 7 9 4,75 5 4 4,00 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 11 13 7,75 1 9 -1,25 5 5 3,75 4 6 2,50 44 55 30,25 196,115 6958

249 451 EYÜP CAN SEVDİ 10E 18 6 16,50 6 1 5,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 11 2,25 1 8 -1,00 0 5 -1,25 1 8 -1,00 37 46 25,50 195,945 6968

250 583 ESRA ER 10İ 13 17 8,75 6 4 5,00 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 40 40 30,00 194,315 7044

251 516 İKLİM ARAS 10G 15 4 14,00 4 3 3,25 2 7 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 5 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 36 27 29,25 192,988 7099

252 310 YAREN USTA 10A 16 14 12,50 3 7 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 6 12 3,00 2 8 0,00 0 7 -1,75 4 6 2,50 41 59 26,25 190,678 7214

253 353 BARAN BAYRAKTAR 10B 15 13 11,75 6 4 5,00 1 9 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 2 4,50 1 0 1,00 33 33 24,75 190,203 7241

254 567 BERFİN KAÇAR 10A 13 13 9,75 4 5 2,75 3 5 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 11 4,25 2 5 0,75 1 4 0,00 3 6 1,50 40 52 27,00 189,918 7253

255 484 D ASUDE TARHAN 10F 16 8 14,00 3 3 2,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 5 2,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 35 27 28,25 188,195 7336

256 596 DERYA YAVUZ 10G 4 6 2,50 9 1 8,75 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 8 5 6,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 37 29 29,75 187,640 7353

257 233 EGE SUBAŞI 10İ 11 12 8,00 1 0 1,00 13 8 11,00 0 8 -2,00 25 28 18,00 187,350 7369

258 555 M FURKAN ÖZYILDIRIM 10H 13 14 9,50 4 3 3,25 2 4 1,00 3 2 2,50 8 7 6,25 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 40 23,00 186,953 7389

259 406 AYÇA YOLBURNU 10D 12 6 10,50 2 5 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 6 6 4,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 32 30 24,50 186,795 7402

260 605 HAYEL TUNÇER 10İ 14 16 10,00 5 2 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 6 13 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 6 4 5,00 37 41 26,75 185,090 7487

261 558 HÜMEYRA KESKİN 10H 17 13 13,75 4 6 2,50 2 7 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 17 -0,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 42 62 26,50 184,503 7518
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

KATILIMLAR

262 344 SÜLBİYE AGKURT 10B 13 11 10,25 2 6 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 6 4 5,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 31 35 22,25 183,668 7572

263 248 RÜYA KORKMAZ 10E 12 7 10,25 5 5 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 6 12 3,00 1 8 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 38 24,50 182,465 7615

264 302 ELİF TAŞDEMİR 10A 9 5 7,75 4 4 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 8 3,00 7 2 6,50 33 22 27,50 182,428 7618

265 273 HAKTAN DORUK 10A 10 9 7,75 4 4 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 6 13 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 35 37 25,75 178,863 7784

266 265 HAYRİYE BURCU ÖZGÜL 10G 12 5 10,75 5 1 4,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 6 3 5,25 30 17 25,75 177,183 7857

267 262 ALEYNA TAŞ 10C 10 11 7,25 5 1 4,75 4 2 3,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 3 0,25 30 19 25,25 176,853 7874

268 531 DAMLA EVREN 10G 12 11 9,25 5 3 4,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 8 1,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 34 34 25,50 176,280 7902

269 592 GAMZE BERBEROĞLU 10İ 10 15 6,25 6 4 5,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 6 7 4,25 2 7 0,25 1 3 0,25 4 3 3,25 36 48 24,00 175,968 7920

270 0 FATİH SÜTÇÜ 10A 11 9 8,75 5 5 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 12 -1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 6 3 5,25 38 37 28,75 175,090 7962

271 228 NUR YEMEZ 10E 13 13 9,75 3 5 1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 6 13 2,75 3 6 1,50 33 47 21,25 173,420 8022

272 574 MEHMET SABRİ YAKUT 10İ 6 3 5,25 4 4 3,00 3 1 2,75 8 5 6,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 4 1,00 25 19 20,25 173,335 8026

273 509 BORA EROĞLU 10E 12 5 10,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 10 2,50 4 4 3,00 27 29 19,75 171,273 8113

274 514 ABDULKADİR KILIÇ 10G 18 10 15,50 2 8 0,00 3 7 1,25 1 4 0,00 3 7 1,25 27 36 18,00 170,468 8156

275 350 MUSTAFA ARAS 10B 10 7 8,25 6 2 5,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 27 20 22,00 166,720 8316

276 998 FATMAMELEKSEZGİN 10E 13 15 9,25 3 7 1,25 2 6 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 14 1,50 3 6 1,50 1 4 0,00 34 55 20,25 166,633 8321

277 544 10A 9 9 6,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 8 3,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 3 3,25 30 41 19,75 164,390 8417

278 450 İREM ECE DEMİR 10E 14 12 11,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 30 18,50 163,953 8443

279 580 EREN YEAGER 10İ 5 20 0,00 12 12 9,00 4 2 3,50 1 0 1,00 3 2 2,50 25 36 16,00 159,020 8650

280 9 ASEEBA AVADHK *N 10F 2 5 0,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 3 0 3,00 3 2 2,50 6 9 3,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 4 5 2,75 28 35 19,25 152,783 8872

281 341 FATMA MENGÜ 10İ 12 14 8,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 6 0,50 1 4 0,00 3 3 2,25 23 31 15,25 151,348 8920

282 620 EYÜP ENSAR AYDIN 10İ 5 13 1,75 6 4 5,00 1 7 -0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 12 1,00 2 6 0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 31 53 17,75 144,218 9190

283 591 NECATİ EREN SAĞLAM 10İ 4 10 1,50 2 7 0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 7 7 5,25 4 6 2,50 1 0 1,00 2 4 1,00 22 42 11,50 142,133 9262

284 543 AHMET TALHA SAKA 10H 10 20 5,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 6 1,50 0 7 -1,75 2 7 0,25 3 7 1,25 29 66 12,50 141,583 9285

285 309 İREM ERGÜN 10A 3 4 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 12 11 9,25 125,095 9808

286 600 DUMAN PENAS I 10İ 0 0 0,00

287 0 0 0 0,00
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
10 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 10İ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
10 10A 10B 10C 10D 10E 10F



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 

KATILIMLAR

1 369 KARDELEN UÇAR 17 11 14,25 5 4 4,00 2 3 1,25 6 14 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 8 2 7,50 40 37 30,75 200,965 6718

2 0 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 370 RUKEN GÜNDOĞDU 10 18 8 16,00 7 3 6,25 3 6 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 14 8 12,00 2 6 0,50 3 2 2,50 6 2 5,50 62 35 53,25 280,240 3277

2 463 EMRE ÖZEN 10 15 12 12,00 6 2 5,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 11 3 10,25 2 4 1,00 43 28 36,00 231,413 5313

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 333 ESMA POLAT 10A 20 9 17,75 9 1 8,75 4 6 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 15 5 13,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 8 2 7,50 68 35 59,25 301,665 2518

2 254 SELMAN ÖZTÜRK 10A 22 6 20,50 7 3 6,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 8 11,00 2 7 0,25 2 1 1,75 7 1 6,75 64 29 56,75 294,108 2788

3 322 ÇAĞRI ÖZDEMİRCİ 10A 24 6 22,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 9 6,75 3 6 1,50 0 5 -1,25 6 2 5,50 62 33 53,75 280,115 3281

4 314 ELİF BİRSİN 10A 17 6 15,50 6 4 5,00 4 4 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 7 9,25 4 5 2,75 2 2 1,50 6 3 5,25 60 31 52,25 268,928 3679

5 311 İREM DEMİR 10A 19 5 17,75 8 1 7,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 9 7 7,25 2 1 1,75 7 2 6,50 56 18 51,50 266,438 3775

6 617 AKİF ER 10A 23 6 21,50 8 2 7,50 5 2 4,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 4 4,00 2 4 1,00 1 3 0,25 4 6 2,50 57 28 50,00 262,453 3944

7 320 MERT AKCEVİZ 10A 9 4 8,00 5 4 4,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 3 7 1,25 2 1 1,75 7 2 6,50 53 26 46,50 251,213 4402

8 329 RABİYA KAYMAK 10A 20 6 18,50 6 3 5,25 2 5 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 7 8 5,00 2 5 0,75 2 2 1,50 8 1 7,75 54 31 46,25 249,920 4461

9 328 EMRE SARAÇ 10A 15 9 12,75 5 5 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 9 10,75 2 7 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 51 36 42,00 246,633 4598

10 317 EKİM TANRIKULU 10A 20 10 17,50 8 2 7,50 6 2 5,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 6 0,50 7 3 6,25 56 31 48,25 245,333 4662

11 625 BEYTULLAH BAL 10A 13 7 11,25 8 2 7,50 5 3 4,25 3 0 3,00 5 0 5,00 10 4 9,00 4 4 3,00 1 1 0,75 2 8 0,00 51 29 43,75 242,310 4781

12 261 SÜMEYRA HANDANOĞLU 10A 13 8 11,00 7 1 6,75 4 2 3,50 2 2 1,50 5 0 5,00 10 5 8,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 6 2 5,50 50 23 44,25 241,380 4827

13 324 YUNUS EMRE ÇELİK 10A 6 3 5,25 5 4 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 3 7 1,25 5 2 4,50 43 22 37,50 229,863 5376

14 601 ARDA YAĞIZ KAYMAK 10A 10 10 7,50 8 2 7,50 4 3 3,25 4 1 3,75 5 0 5,00 9 7 7,25 5 4 4,00 3 3 2,25 4 6 2,50 52 36 43,00 226,935 5503

15 323 IRMAK ORAN 10A 18 11 15,25 9 1 8,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 3 4,25 48 28 41,00 225,778 5563

16 312 ESMANUR YILMAZ 10A 19 11 16,25 3 7 1,25 7 3 6,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 6 4 5,00 45 31 37,25 219,775 5858

17 332 BÜŞRA ARSLAN 10A 16 9 13,75 2 4 1,00 4 5 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 8 6,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 42 34 33,50 217,403 5958

18 301 SENA TANATAR 10A 16 10 13,50 4 6 2,50 4 3 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 4 4,00 41 29 33,75 210,490 6259

19 321 KADER ATEŞ 10A 16 10 13,50 6 4 5,00 3 3 2,25 3 0 3,00 3 1 2,75 7 15 3,25 2 6 0,50 0 6 -1,50 6 3 5,25 46 48 34,00 209,390 6304

20 318 İCLAL GÜLLÜ 10A 10 14 6,50 6 4 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 11 8 9,00 2 0 2,00 6 2 5,50 38 31 30,25 202,875 6634

21 510 HELİN YILMAZ 10A 13 7 11,25 5 2 4,50 3 3 2,25 3 1 2,75 3 1 2,75 6 7 4,25 1 2 0,50 3 3 2,25 37 26 30,50 200,418 6742

22 313 AYÇA İREM ERDEM 10A 11 9 8,75 7 1 6,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 2 4,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 37 20 32,00 199,033 6810

23 310 YAREN USTA 10A 16 14 12,50 3 7 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 6 12 3,00 2 8 0,00 0 7 -1,75 4 6 2,50 41 59 26,25 190,678 7214

24 567 BERFİN KAÇAR 10A 13 13 9,75 4 5 2,75 3 5 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 11 4,25 2 5 0,75 1 4 0,00 3 6 1,50 40 52 27,00 189,918 7253

25 302 ELİF TAŞDEMİR 10A 9 5 7,75 4 4 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 8 3,00 7 2 6,50 33 22 27,50 182,428 7618

26 273 HAKTAN DORUK 10A 10 9 7,75 4 4 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 6 13 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 35 37 25,75 178,863 7784

27 0 FATİH SÜTÇÜ 10A 11 9 8,75 5 5 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 12 -1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 6 3 5,25 38 37 28,75 175,090 7962

28 544 10A 9 9 6,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 8 3,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 3 3,25 30 41 19,75 164,390 8417



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10A

KATILIMLAR

29 309 İREM ERGÜN 10A 3 4 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 12 11 9,25 125,095 9808

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

10 SINIF 1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 212 AZMİ ÖZTAŞ 10B 22 8 20,00 5 3 4,25 6 1 5,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 3 18,25 2 1 1,75 5 0 5,00 7 1 6,75 74 18 69,50 340,408 1450

2 626 MELİSA ARIKAN 10B 18 7 16,25 7 1 6,75 4 3 3,25 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 3 1 2,75 3 2 2,50 7 0 7,00 69 18 64,50 315,680 2103

3 358 NUR CENNET ALTUNTAŞ 10B 25 2 24,50 5 5 3,75 6 0 6,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 2 10,50 1 1 0,75 1 3 0,25 4 3 3,25 62 17 57,75 303,938 2451

4 363 DİLARA BIÇKIN 10B 20 9 17,75 5 3 4,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 16 5 14,75 2 4 1,00 2 3 1,25 6 2 5,50 62 29 54,75 295,163 2751

5 628 FATMA HİLAL SÖZEN 10B 18 9 15,75 7 2 6,50 6 1 5,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 5 12,75 1 3 0,25 2 4 1,00 8 2 7,50 64 28 57,00 289,868 2934

6 338 NEHİR ŞEKERCİ 10B 19 6 17,50 7 1 6,75 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 1 2 0,50 3 2 2,50 7 0 7,00 61 22 55,50 284,263 3130

7 627 DAMLA ÇİMEN 10B 21 9 18,75 6 2 5,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 5 9,75 1 3 0,25 2 3 1,25 8 1 7,75 60 25 53,75 280,358 3271

8 337 GİZEM DEMİR 10B 17 9 14,75 3 3 2,25 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 4 13,00 1 0 1,00 5 2 4,50 8 2 7,50 58 21 52,75 278,618 3323

9 260 AYSU DİNÇ 10B 16 8 14,00 5 5 3,75 3 5 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 16 3 15,25 3 4 2,00 2 2 1,50 5 3 4,25 56 32 48,00 274,400 3478

10 361 DOĞA KAÇAR 10B 24 3 23,25 5 3 4,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 10 9 7,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 55 27 48,25 274,023 3497

11 613 CEYDA ALTUN 10B 20 10 17,50 5 5 3,75 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 12 12 9,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 8 2 7,50 62 47 50,25 268,445 3695

12 367 YUSUF ŞAHİN 10B 18 11 15,25 7 3 6,25 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 1 10,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 54 23 48,25 265,420 3824

13 342 BEYZANUR ÇİÇEK 10B 17 9 14,75 6 4 5,00 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 11 10,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 6 4 5,00 59 43 48,25 262,560 3940

14 364 ENES TALHA ALBAYRAK 10B 20 6 18,50 8 2 7,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 6 1 5,75 49 16 45,00 242,853 4759

15 351 ABDUL KADİR ASLAN 10B 16 12 13,00 4 6 2,50 6 4 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 7 10,25 47 30 39,50 241,163 4834

16 347 EZGİSU AYKUTLU 10B 16 10 13,50 4 4 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 11 6 9,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 3 5 1,75 48 37 38,75 238,140 4973

17 343 RANA YILDIZ 10B 19 6 17,50 6 3 5,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 4 3,00 1 0 1,00 6 2 5,50 47 18 42,50 234,710 5139

18 354 HAMZA KARADAŞ 10B 23 7 21,25 7 1 6,75 4 5 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 47 25 40,75 231,055 5332

19 340 NECATİ FATİH BAŞAR 10B 18 11 15,25 9 1 8,75 5 5 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 3 3,25 4 6 2,50 48 28 41,00 228,325 5453

20 366 EREN COŞAR 10B 14 6 12,50 6 4 5,00 5 1 4,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 3 6,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 4 3 3,25 45 28 38,00 224,740 5607

21 355 HURİYE GÜNGÖR 10B 15 3 14,25 5 2 4,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 6 0 6,00 43 15 39,25 219,535 5872

22 349 AYŞEGÜL MENEKŞE 10B 13 13 9,75 8 2 7,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 7 4,25 0 1 -0,25 6 0 6,00 45 25 38,75 214,398 6076

23 252 MURADİYE KURT 10B 13 12 10,00 3 7 1,25 4 4 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 9 8,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 4 6 2,50 44 52 31,00 212,333 6177

24 629 ÖZGE ÜLKER 10B 18 7 16,25 4 5 2,75 2 4 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 12 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 3 3,25 42 38 32,50 208,308 6363

25 356 EGE EROL 10B 12 12 9,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 11 8,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 3 7 1,25 37 39 27,25 200,508 6740

26 507 HİLAL SUNGUR 10B 13 10 10,50 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 7 10 4,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 40 43 29,25 197,435 6887

27 0 AYŞEGÜL SUNAR 10B 12 8 10,00 7 2 6,50 4 4 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 6 12 3,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 5 1 4,75 41 38 31,50 196,168 6956

28 353 BARAN BAYRAKTAR 10B 15 13 11,75 6 4 5,00 1 9 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 2 4,50 1 0 1,00 33 33 24,75 190,203 7241



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10B

KATILIMLAR

29 344 SÜLBİYE AGKURT 10B 13 11 10,25 2 6 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 6 4 5,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 31 35 22,25 183,668 7572

30 350 MUSTAFA ARAS 10B 10 7 8,25 6 2 5,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 27 20 22,00 166,720 8316
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 475 MEHMET EFE KIRAN 10C 23 7 21,25 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 8 18,00 5 2 4,50 4 2 3,50 7 3 6,25 80 29 72,75 349,085 1263

2 391 EMİR ÇELEBİ 10C 23 6 21,50 7 2 6,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 3 14,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 6 3 5,25 68 23 62,25 318,005 2036

3 379 ŞEYDA ARSLAN 10C 22 7 20,25 5 3 4,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 18 6 16,50 2 1 1,75 1 6 -0,50 6 4 5,00 61 33 52,75 301,400 2523

4 401 NİSA GÜNDÜZ 10C 19 7 17,25 5 4 4,00 5 2 4,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 11 12,25 2 6 0,50 3 6 1,50 8 2 7,50 66 38 56,50 290,315 2912

5 378 SEFA KASAP 10C 23 5 21,75 8 2 7,50 4 2 3,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 9 8,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 6 3 5,25 63 33 54,75 286,958 3037

6 395 ENES KAPLAN 10C 16 7 14,25 8 2 7,50 8 1 7,75 3 0 3,00 3 1 2,75 13 6 11,50 2 3 1,25 3 4 2,00 8 1 7,75 64 25 57,75 284,328 3126

7 263 EBRAR TOKSOY 10C 25 5 23,75 6 4 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 7 6,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 5 2,75 58 29 50,75 275,028 3459

8 381 BETÜL ULUCAK 10C 21 3 20,25 7 2 6,50 5 4 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 9 6 7,50 1 4 0,00 51 20 46,00 262,133 3956

9 402 SUDEM PISDIL 10C 18 11 15,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 1 11,75 49 18 44,50 260,855 4012

10 388 ZEYNEP YILMAZ 10C 13 14 9,50 6 2 5,50 2 6 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 17 7 15,25 3 4 2,00 3 4 2,00 7 2 6,50 57 43 46,25 260,818 4014

11 214 BEREN ARABACI 10C 20 10 17,50 5 5 3,75 3 7 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 11 14 7,50 2 8 0,00 5 5 3,75 7 3 6,25 62 53 48,75 260,425 4029

12 230 AYBÜKE ÇETİ N 10C 20 9 17,75 7 3 6,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 11 5 9,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 50 26 43,50 257,873 4143

13 394 AYŞE SAVAŞ 10C 23 5 21,75 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 9 5,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 52 32 44,00 255,853 4223

14 371 ZEHRA KIZILGEDİK 10C 17 9 14,75 3 4 2,00 2 5 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 12 8 10,00 3 1 2,75 2 5 0,75 6 4 5,00 54 36 45,00 254,218 4288

15 373 BETÜL GÜNAYDIN 10C 20 10 17,50 5 5 3,75 3 7 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 11 19 6,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 6 3 5,25 59 60 44,00 247,313 4568

16 117 ELİF TELCİ 10C 15 10 12,50 5 4 4,00 6 0 6,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 12 5,00 2 5 0,75 4 5 2,75 8 2 7,50 57 39 47,25 239,450 4917

17 332 ERVA ZÜLAL YEKELER 10C 9 8 7,00 4 4 3,00 3 3 2,25 3 1 2,75 3 0 3,00 14 7 12,25 4 4 3,00 4 5 2,75 7 3 6,25 51 35 42,25 238,128 4975

18 375 GND 10C 16 12 13,00 6 4 5,00 5 3 4,25 5 0 5,00 4 0 4,00 7 8 5,00 2 6 0,50 3 5 1,75 6 2 5,50 54 40 44,00 234,148 5177

19 377 GAMZE SILA TUT 10C 20 6 18,50 5 5 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 5 0 5,00 7 6 5,50 3 6 1,50 0 6 -1,50 2 5 0,75 47 40 37,00 233,328 5215

20 267 BERAT POLAT 10C 11 8 9,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 4 13,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 5 3 4,25 43 28 36,00 232,390 5266

21 393 DİLARA 10C 16 12 13,00 5 5 3,75 3 7 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 5 2,75 49 38 39,50 230,678 5342

22 399 EGE GÜNEŞ 10C 18 12 15,00 1 4 0,00 5 2 4,50 5 0 5,00 2 3 1,25 8 3 7,25 1 2 0,50 4 2 3,50 44 28 37,00 230,523 5352

23 397 BATUHAN GÜNDÜZ 10C 16 14 12,50 6 4 5,00 3 7 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 10 6,50 3 6 1,50 1 6 -0,50 8 1 7,75 53 51 40,25 229,233 5410

24 382 YAĞIZ ÖZT ÜRK 10C 16 10 13,50 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 9 6,75 1 1 0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 47 35 38,25 229,075 5416

25 387 EFE BÜYÜKKESKİNKE 10C 14 16 10,00 6 4 5,00 3 6 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 9 8,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 8 1 7,75 52 51 39,25 228,610 5442

26 383 BURAK TANRIVERDİ 10C 16 12 13,00 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 10 6,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 47 38 37,50 225,713 5564

27 372 TUĞÇE ŞAHİN 10C 19 9 16,75 6 4 5,00 0 6 -1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 11 1,25 7 3 6,25 43 35 34,25 210,493 6258

28 390 İLKNUR EKİNCİ 10C 17 9 14,75 5 4 4,00 2 5 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 7 2 6,50 40 21 34,75 203,763 6589



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10C

KATILIMLAR

29 400 RAHMAN DEMİRCİ 10C 9 14 5,50 2 7 0,25 6 2 5,50 5 0 5,00 2 2 1,50 8 5 6,75 1 4 0,00 2 6 0,50 8 2 7,50 43 42 32,50 199,023 6811

30 262 ALEYNA TAŞ 10C 10 11 7,25 5 1 4,75 4 2 3,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 3 0,25 30 19 25,25 176,853 7874
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 436 GÖKDENİZ SARAÇ 10D 27 3 26,25 8 2 7,50 9 0 9,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 7 16,25 3 4 2,00 6 2 5,50 10 0 10,00 89 20 84,00 377,835 738

2 434 TUNAHAN TEZEL 10D 24 4 23,00 10 0 10,00 6 1 5,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 4 19,00 4 3 3,25 2 1 1,75 6 3 5,25 82 16 78,00 367,593 871

3 527 FURKAN KILIÇASLAN 10D 23 7 21,25 8 2 7,50 5 2 4,50 4 1 3,75 3 0 3,00 23 3 22,25 5 3 4,25 4 2 3,50 6 3 5,25 81 23 75,25 366,955 892

4 433 HALİL FURKAN AYKOL 10D 25 5 23,75 8 2 7,50 3 6 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 19 6 17,50 3 6 1,50 4 5 2,75 8 2 7,50 79 33 70,75 349,010 1265

5 608 BEYZA GÜNEŞ 10D 27 3 26,25 8 2 7,50 3 6 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 5 15,75 2 7 0,25 4 5 2,75 7 3 6,25 77 32 69,00 345,858 1328

6 0 İNANC DURMUŞ 10D 25 4 24,00 8 2 7,50 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 14 9 11,75 4 3 3,25 4 4 3,00 9 1 8,75 81 26 74,50 340,318 1453

7 431 ARDA AVCI 10D 24 5 22,75 7 3 6,25 4 5 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 7 12,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 68 32 60,00 309,855 2273

8 407 HARUN BAYINDIR 10D 28 2 27,50 7 3 6,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 3 7,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 59 14 55,50 295,798 2727

9 423 NAZ YELKEN 10D 22 4 21,00 7 3 6,25 7 2 6,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 7 9,25 1 0 1,00 6 4 5,00 64 20 59,00 295,423 2741

10 418 EREN SAĞLAM 10D 20 5 18,75 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 12 5 10,75 1 9 -1,25 4 4 3,00 7 2 6,50 67 31 59,25 295,208 2747

11 432 BEYZA ERCİN 10D 22 4 21,00 7 3 6,25 7 2 6,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 7 8,25 1 0 1,00 5 5 3,75 62 21 56,75 287,955 3001

12 490 EMRE AVCI 10D 17 11 14,25 5 3 4,25 3 5 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 5 16,75 2 8 0,00 3 4 2,00 5 4 4,00 62 41 51,75 287,610 3014

13 429 SANEM ULU 10D 19 8 17,00 5 3 4,25 4 3 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 3 12,25 3 6 1,50 1 4 0,00 8 2 7,50 61 31 53,25 282,938 3183

14 404 BEREN ŞENGÜL 10D 19 10 16,50 7 3 6,25 7 2 6,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 7 8,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 8 2 7,50 61 35 52,25 268,535 3693

15 416 ARDA AKTÜRK 10D 17 10 14,50 8 2 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 10 9 7,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 8 2 7,50 61 36 52,00 261,940 3968

16 410 CEMREM YILMAZ 10D 19 8 17,00 8 2 7,50 4 2 3,50 5 0 5,00 3 2 2,50 10 6 8,50 1 5 -0,25 0 4 -1,00 6 4 5,00 56 33 47,75 261,328 3992

17 428 BELEMİR KARAMANLI 10D 20 10 17,50 7 3 6,25 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 3 9,25 5 4 4,00 53 29 45,75 260,203 4042

18 409 EFE ÇETİN 10D 16 10 13,50 7 3 6,25 5 5 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 8 10,00 2 7 0,25 2 3 1,25 5 5 3,75 58 42 47,50 257,598 4153

19 417 ÖZGÜR KAYA 10D 21 8 19,00 6 4 5,00 4 6 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 9 9 6,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 56 39 46,25 257,105 4169

20 427 SARP ÇALLI 10D 19 9 16,75 5 4 4,00 6 3 5,25 5 0 5,00 1 4 0,00 11 7 9,25 3 4 2,00 3 7 1,25 53 38 43,50 253,978 4297

21 408 IRMAK DORUK 10D 21 9 18,75 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 9 7 7,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 9 1 8,75 52 34 43,50 251,483 4392

22 405 UTKU ÇEVİK 10D 21 9 18,75 4 5 2,75 3 5 1,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 10 10 7,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 8 2 7,50 54 43 43,25 251,338 4397

23 426 MEDİNE AKIN 10D 19 9 16,75 8 2 7,50 5 5 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 8 12 5,00 0 10 -2,50 2 6 0,50 7 2 6,50 59 46 47,50 250,018 4452

24 425 MÜGE ÖZCAN 10D 17 6 15,50 7 3 6,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 6 5,50 5 1 4,75 0 5 -1,25 7 1 6,75 54 25 47,75 248,318 4535

25 430 BAHAR DENİZ 10D 14 7 12,25 4 4 3,00 7 1 6,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 6 8,50 7 1 6,75 49 20 44,00 242,900 4758

26 421 SILA KARAF İL 10D 20 10 17,50 9 1 8,75 5 5 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 6 2 5,50 51 23 45,25 242,230 4782

27 422 TUĞBA DEDE 10D 19 3 18,25 7 0 7,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 6 0,50 5 2 4,50 48 19 43,25 238,923 4946

28 415 NEHİR DOĞAN 10D 17 6 15,50 3 3 2,25 5 1 4,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 6 2 5,50 49 24 43,00 233,285 5219



10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10D

KATILIMLAR

29 414 BEYZA DUMAN 10D 10 8 8,00 4 4 3,00 7 2 6,50 3 2 2,50 3 0 3,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 7 1 6,75 45 22 39,50 228,855 5425

30 424 ARDA EFE SEZER 10D 15 15 11,25 4 6 2,50 6 4 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 10 9 7,75 3 4 2,00 3 7 1,25 47 49 34,75 219,533 5873

31 435 EDANUR TOPCU 10D 18 9 15,75 6 4 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 2 2 1,50 6 8 4,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 1 1 0,75 42 35 33,25 215,085 6045

32 496 KÜBRA ADSAZ 10D 17 13 13,75 9 1 8,75 4 6 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 8 1,00 2 6 0,50 1 3 0,25 6 4 5,00 50 43 39,25 214,355 6078

33 412 ŞEVVAL BİNİCİ 10D 17 8 15,00 6 4 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 35 18 30,50 204,225 6568

34 406 AYÇA YOLBURNU 10D 12 6 10,50 2 5 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 6 6 4,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 32 30 24,50 186,795 7402
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 307 BEYZANUR ALTINSOY 10E 19 10 16,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 0 5,00 4 1 3,75 17 4 16,00 5 4 4,00 2 4 1,00 8 2 7,50 73 29 65,75 318,825 2007

2 441 ARDA ARATEMUR 10E 19 9 16,75 8 2 7,50 6 3 5,25 3 0 3,00 16 7 14,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 57 30 49,50 281,363 3233

3 464 ALPEREN MUTLU 10E 18 11 15,25 9 1 8,75 4 3 3,25 5 0 5,00 4 0 4,00 12 8 10,00 3 5 1,75 2 4 1,00 7 3 6,25 64 35 55,25 277,093 3379

4 604 SUDENAZ HARSA 10E 19 11 16,25 7 3 6,25 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 7 12,25 2 8 0,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 59 35 50,25 276,153 3408

5 442 TUANA YILMAZ 10E 20 6 18,50 7 3 6,25 8 0 8,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 57 21 51,75 259,513 4072

6 548 CEREN ERDEM 10E 17 11 14,25 4 0 4,00 3 4 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 13 5 11,75 1 9 -1,25 0 1 -0,25 8 2 7,50 53 35 44,25 257,110 4167

7 466 BEZ ANUR ÖZAKTÜRK 10E 18 10 15,50 3 5 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 14 5 12,75 1 6 -0,50 0 4 -1,00 5 3 4,25 47 37 37,75 249,295 4492

8 439 ARDIL IŞIK 10E 20 3 19,25 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 2 8,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 45 22 39,50 249,185 4495

9 213 EFSUN FİNCAN 10E 20 5 18,75 5 1 4,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 9 5 7,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 46 24 40,00 246,435 4610

10 599 MELİSA ARNAK 10E 17 6 15,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 13 7 11,25 3 4 2,00 3 0 3,00 44 26 37,50 243,998 4712

11 562 FATMA ZEHRA KAVLAK 10E 14 6 12,50 2 4 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 14 6 12,50 3 3 2,25 3 0 3,00 43 25 36,75 239,748 4899

12 461 ASLIHAN TEKDEMİR 10E 10 10 7,50 3 2 2,50 5 1 4,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 6 12,50 1 9 -1,25 7 2 6,50 48 32 40,00 236,353 5048

13 468 SILA GÜNTEKİ 10E 16 6 14,50 6 2 5,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 11 7 9,25 1 9 -1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 43 29 35,75 233,305 5216

14 460 ÇINAR BALCI 10E 17 9 14,75 6 4 5,00 3 3 2,25 5 0 5,00 3 2 2,50 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 44 27 37,25 231,205 5325

15 467 KÜBRA GÜÇLÜ 10E 14 2 13,50 4 2 3,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 11 5 9,75 2 3 1,25 1 1 0,75 37 18 32,50 225,393 5576

16 445 POYRAZ AYDOĞDU 10E 18 10 15,50 8 2 7,50 6 3 5,25 1 0 1,00 2 0 2,00 5 6 3,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 6 4 5,00 47 35 38,25 223,490 5664

17 456 SAMET UZUNER 10E 4 4 3,00 8 2 7,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 12 4 11,00 3 6 1,50 5 5 3,75 10 0 10,00 48 27 41,25 223,478 5666

18 564 BUSE FİDAN 10E 10 10 7,50 2 7 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 14 7 12,25 3 2 2,50 4 4 3,00 42 33 33,75 222,208 5739

19 437 KEVSER BARUT 10E 17 6 15,50 2 6 0,50 6 1 5,75 5 0 5,00 3 2 2,50 7 7 5,25 0 9 -2,25 0 3 -0,75 4 5 2,75 44 39 34,25 220,700 5815

20 440 ŞEYMA YILDIZ 10E 19 9 16,75 8 2 7,50 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 6 0,50 45 36 36,00 220,293 5832

21 462 BARAN BALOĞLU 10E 11 5 9,75 4 6 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 9 5 7,75 3 5 1,75 5 4 4,00 40 32 32,00 210,068 6278

22 452 ÖZLEM ALAGEYİK 10E 17 12 14,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 10 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 6 3 5,25 45 41 34,75 209,340 6306

23 229 NİDA DİLEM CANGİR 10E 17 9 14,75 4 6 2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 8 5 6,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 4 4 3,00 40 49 27,75 208,860 6327

24 443 BUSE DOĞAN 10E 16 7 14,25 2 6 0,50 6 1 5,75 4 1 3,75 2 3 1,25 7 7 5,25 0 8 -2,00 0 7 -1,75 3 5 1,75 40 45 28,75 206,675 6452

25 447 NİSA ALTIN 10E 7 4 6,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 11 9 8,75 3 2 2,50 4 4 3,00 38 24 32,00 205,243 6521

26 454 SEFA BÜYÜK 10E 13 11 10,25 6 4 5,00 3 4 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 7 8 5,00 1 8 -1,00 1 0 1,00 38 36 29,00 197,828 6869

27 451 EYÜP CAN SEVDİ 10E 18 6 16,50 6 1 5,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 11 2,25 1 8 -1,00 0 5 -1,25 1 8 -1,00 37 46 25,50 195,945 6968

28 248 RÜYA KORKMAZ 10E 12 7 10,25 5 5 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 6 12 3,00 1 8 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 38 24,50 182,465 7615



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10E

KATILIMLAR

29 228 NUR YEMEZ 10E 13 13 9,75 3 5 1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 6 13 2,75 3 6 1,50 33 47 21,25 173,420 8022

30 509 BORA EROĞLU 10E 12 5 10,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 10 2,50 4 4 3,00 27 29 19,75 171,273 8113

31 998 FATMAMELEKSEZGİN 10E 13 15 9,25 3 7 1,25 2 6 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 14 1,50 3 6 1,50 1 4 0,00 34 55 20,25 166,633 8321

32 450 İREM ECE DEMİR 10E 14 12 11,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 30 18,50 163,953 8443

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 396 ALİ HASAR 10F 23 7 21,25 6 4 5,00 5 3 4,25 4 0 4,00 4 1 3,75 17 5 15,75 3 3 2,25 1 4 0,00 6 2 5,50 69 29 61,75 320,278 1973

2 532 EMİRHAN ŞİMŞEK 10F 23 6 21,50 8 2 7,50 4 2 3,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 3 13,25 3 5 1,75 2 3 1,25 7 3 6,25 71 24 65,00 320,240 1975

3 619 ZEKİ ÇELİK 10F 24 5 22,75 9 1 8,75 5 3 4,25 4 1 3,75 3 2 2,50 14 5 12,75 2 4 1,00 1 0 1,00 8 2 7,50 70 23 64,25 319,730 1991

4 473 UFKUN PEHLİVAN 10F 25 4 24,00 7 3 6,25 5 3 4,25 4 1 3,75 1 1 0,75 15 7 13,25 3 3 2,25 1 0 1,00 6 3 5,25 67 25 60,75 316,463 2076

5 489 EMİRHAN ARATEMUR 10F 20 8 18,00 8 2 7,50 4 2 3,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 6 15,50 3 6 1,50 2 3 1,25 6 3 5,25 70 30 62,50 314,385 2145

6 493 NURAY SARIGÜL 10F 25 5 23,75 7 3 6,25 5 3 4,25 5 0 5,00 5 0 5,00 10 9 7,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 9 1 8,75 69 30 61,50 301,465 2522

7 502 ASUDE AKÇA 10F 21 8 19,00 7 3 6,25 4 2 3,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 6 11,50 3 4 2,00 8 0 8,00 64 24 58,00 294,885 2769

8 495 OĞUZHAN CANAYAKIN 10F 12 12 9,00 5 5 3,75 3 5 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 2 20,50 4 5 2,75 3 6 1,50 8 2 7,50 64 39 54,25 291,838 2861

9 479 YUSUF SANİ ÇAĞAN 10F 22 6 20,50 7 3 6,25 5 4 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 12 10 9,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 60 32 52,00 280,463 3267

10 556 DİLEM ERGÜL 10F 14 3 13,25 6 2 5,50 6 0 6,00 4 1 3,75 3 0 3,00 15 6 13,50 3 4 2,00 7 0 7,00 58 16 54,00 280,393 3269

11 483 MELİKŞAH ÇELİK 10F 23 5 21,75 7 3 6,25 3 7 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 3 9,25 2 8 0,00 2 1 1,75 2 4 1,00 57 33 48,75 275,658 3428

12 501 SELİN GÜRSES 10F 20 4 19,00 5 3 4,25 5 3 4,25 3 2 2,50 3 0 3,00 11 5 9,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 5 3 4,25 54 27 47,25 267,868 3712

13 482 SEFA ATASOYU 10F 22 6 20,50 9 1 8,75 4 2 3,50 3 1 2,75 3 2 2,50 10 11 7,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 56 28 49,00 267,635 3719

14 184 NAZ CAN 10F 16 3 15,25 5 3 4,25 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 11 4 10,00 4 5 2,75 2 2 1,50 6 3 5,25 55 21 49,75 265,228 3830

15 485 SERRA KIRAL 10F 21 5 19,75 6 2 5,50 4 5 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 5 8,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 5 3 4,25 54 31 46,25 264,628 3855

16 471 GAYE ÖZCAN 10F 14 11 11,25 5 2 4,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 15 5 13,75 2 3 1,25 1 4 0,00 7 2 6,50 54 32 46,00 260,093 4047

17 521 B ÇAĞLAR KÖSE 10F 19 8 17,00 7 1 6,75 4 0 4,00 3 0 3,00 12 4 11,00 0 1 -0,25 45 14 41,50 255,938 4219

18 487 CEYDA NAZ TOPAL 10F 16 14 12,50 7 3 6,25 2 8 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 13 6 11,50 2 8 0,00 5 5 3,75 4 6 2,50 57 52 44,00 252,183 4359

19 472 MELİS PEHLİVAN 10F 18 4 17,00 5 2 4,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 10 3 9,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 6 0 6,00 46 20 41,00 248,860 4509

20 488 ÇAĞLA TÜRÜK 10F 17 6 15,50 7 2 6,50 2 4 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 8 5 6,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 7 2 6,50 51 24 45,00 246,378 4613

21 476 SERHAN SERT 10F 19 9 16,75 3 5 1,75 4 2 3,50 5 0 5,00 3 2 2,50 7 4 6,00 3 4 2,00 1 4 0,00 6 2 5,50 51 32 43,00 242,708 4767

22 486 ESLEM ŞENCAN 10F 18 8 16,00 4 4 3,00 4 3 3,25 5 0 5,00 3 2 2,50 7 4 6,00 2 5 0,75 1 4 0,00 6 2 5,50 50 32 42,00 239,253 4929

23 498 FATMANUR AVCIOĞLU 10F 11 8 9,00 6 1 5,75 2 4 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 12 5 10,75 3 4 2,00 5 3 4,25 46 27 39,25 232,605 5252

24 504 KARDELEN KARATUT 10F 21 8 19,00 7 2 6,50 4 3 3,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 3 4 2,00 46 18 41,50 230,028 5367

25 419 ÖZGE MARANGOZ 10F 18 9 15,75 6 4 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 47 36 38,00 229,243 5409

26 477 ÖMER ÇAKAN 10F 15 12 12,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 4 7,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 42 28 35,00 219,548 5871

27 172 ECEM AYAN 10F 14 1 13,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 7 6 5,50 6 3 5,25 1 0 1,00 4 3 3,25 38 14 34,50 216,483 5993

28 478 ŞENGÜL AYDEMİR 10F 13 11 10,25 2 3 1,25 4 2 3,50 4 1 3,75 2 0 2,00 10 5 8,75 1 0 1,00 3 3 2,25 39 25 32,75 216,073 6010



10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10F

KATILIMLAR

29 494 MEDİNE Ö BEK 10F 16 12 13,00 2 6 0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 0 1,00 9 6 7,50 2 6 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 36 42 25,50 203,208 6616

30 484 D ASUDE TARHAN 10F 16 8 14,00 3 3 2,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 5 2,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 35 27 28,25 188,195 7336

31 9 ASEEBA AVADHK *N 10F 2 5 0,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 3 0 3,00 3 2 2,50 6 9 3,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 4 5 2,75 28 35 19,25 152,783 8872

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10G

KATILIMLAR

1 209 TAHA ÖCEŞ 10G 21 6 19,50 8 2 7,50 6 4 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 16 3 15,25 4 5 2,75 2 4 1,00 4 1 3,75 70 25 63,75 319,538 1998

2 210 ÇINAR DÖNMEZ 10G 23 5 21,75 9 1 8,75 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 10 8 8,00 3 6 1,50 4 3 3,25 5 3 4,25 70 30 62,50 300,283 2562

3 513 İKBAL ÖZTÜRK 10G 25 4 24,00 8 2 7,50 5 3 4,25 5 0 5,00 3 0 3,00 6 3 5,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 7 3 6,25 60 19 55,25 282,000 3210

4 512 BORA DEMİRDÖVEN 10G 15 9 12,75 8 2 7,50 6 4 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 14 2 13,50 2 4 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 58 26 51,50 275,005 3460

5 537 MEHMET DENİZ 10G 17 11 14,25 7 3 6,25 7 3 6,25 5 0 5,00 3 1 2,75 12 6 10,50 4 6 2,50 3 5 1,75 6 3 5,25 64 38 54,50 274,768 3472

6 536 MUSTAFA IŞIK 10G 24 6 22,50 8 2 7,50 6 4 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 9 3,75 1 7 -0,75 0 5 -1,25 7 3 6,25 62 36 53,00 270,125 3642

7 606 ZEYNEP ÖYKÜ ERÜNSAL 10G 18 8 16,00 5 2 4,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 8 12,00 1 4 0,00 1 0 1,00 3 3 2,25 54 27 47,25 268,398 3696

8 533 NEHİR DURDU 10G 17 7 15,25 7 1 6,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 12 5 10,75 4 2 3,50 2 2 1,50 2 0 2,00 53 20 48,00 264,125 3875

9 339 ELANUR KARAMAN 10G 18 8 16,00 5 2 4,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 8 11,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 51 25 44,75 260,443 4027

10 519 TUĞÇE BİLGİN 10G 17 7 15,25 6 2 5,50 3 0 3,00 2 1 1,75 14 6 12,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 47 18 42,50 257,888 4142

11 506 MİNEL AMGÜÇ 10G 20 7 18,25 6 3 5,25 4 1 3,75 3 0 3,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 43 18 38,50 244,880 4675

12 614 DİLARA BOZKURT 10G 12 4 11,00 6 4 5,00 6 0 6,00 5 0 5,00 4 1 3,75 8 5 6,75 4 6 2,50 1 2 0,50 7 0 7,00 53 22 47,50 242,128 4790

13 469 GÜLEFŞAN KAYA 10G 12 7 10,25 6 1 5,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 1 10,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 45 15 41,25 240,043 4889

14 518 MISRA ALBAYRAK 10G 20 9 17,75 9 1 8,75 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 1 4,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 48 24 42,00 240,023 4891

15 336 GAMZE SEZGÜL 10G 14 13 10,75 19 3 18,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 36 26 29,50 238,130 4974

16 520 MERT ALİ ÖZÜGENÇ 10G 18 8 16,00 7 3 6,25 3 4 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 7 7 5,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 4 3 3,25 50 39 40,25 233,673 5200

17 136 SONAY KELEBEK 10G 15 4 14,00 5 3 4,25 5 0 5,00 3 1 2,75 10 5 8,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 16 37,00 233,120 5226

18 530 MİNEL SU GÜNER 10G 17 7 15,25 5 5 3,75 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 6 5,50 4 5 2,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 48 34 39,50 231,095 5329

19 515 ALPEREN IŞIK 10G 14 7 12,25 8 2 7,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 2 6,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 42 22 36,50 221,925 5750

20 526 ESLEM COMAT 10G 17 10 14,50 4 4 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 10 9 7,75 0 10 -2,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 42 44 31,00 219,233 5892

21 622 KADER ÇAĞLAYAN 10G 15 11 12,25 5 4 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 8 4 7,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 40 29 32,75 215,773 6018

22 528 YAREN MUTLU 10G 16 7 14,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 36 15 32,25 213,263 6132

23 557 SUDENUR TÖNGEL 10G 15 10 12,50 2 4 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 10 4 9,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 35 27 28,25 212,678 6164

24 598 BEYZANUR SARI 10G 16 10 13,50 2 8 0,00 4 4 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 42 41 31,75 212,465 6171

25 522 ERDEM YURTTAPAN 10G 15 12 12,00 5 3 4,25 3 4 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 7 0,25 42 37 32,75 208,800 6335

26 523 YİĞİT BAŞER AKPINAR 10G 14 10 11,50 7 3 6,25 5 0 5,00 7 2 6,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 35 22 29,50 205,773 6498

27 589 CEREN BEKOL 10G 19 7 17,25 7 3 6,25 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 7 1,25 36 26 29,50 202,550 6646

28 590 MELİSA GÖL 10G 17 10 14,50 3 6 1,50 2 5 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 5 1,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 5 3 4,25 40 39 30,25 199,100 6807



10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10G

KATILIMLAR

29 516 İKLİM ARAS 10G 15 4 14,00 4 3 3,25 2 7 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 5 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 36 27 29,25 192,988 7099

30 596 DERYA YAVUZ 10G 4 6 2,50 9 1 8,75 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 8 5 6,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 37 29 29,75 187,640 7353

31 265 HAYRİYE BURCU ÖZGÜL 10G 12 5 10,75 5 1 4,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 6 3 5,25 30 17 25,75 177,183 7857

32 531 DAMLA EVREN 10G 12 11 9,25 5 3 4,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 8 1,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 34 34 25,50 176,280 7902

33 514 ABDULKADİR KILIÇ 10G 18 10 15,50 2 8 0,00 3 7 1,25 1 4 0,00 3 7 1,25 27 36 18,00 170,468 8156
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10H SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10H

KATILIMLAR

1 542 İLKİM YURDDAŞ 10H 22 8 20,00 6 3 5,25 6 1 5,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 4 17,00 3 3 2,25 2 2 1,50 7 2 6,50 73 23 67,25 332,598 1649

2 538 SUDE KOLUAÇIK 10H 23 7 21,25 8 2 7,50 7 1 6,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 10 12,50 5 5 3,75 2 6 0,50 9 0 9,00 79 31 71,25 330,170 1714

3 385 YAĞMUR FERSAH 10H 17 13 13,75 8 2 7,50 7 1 6,75 5 0 5,00 4 1 3,75 16 4 15,00 1 6 -0,50 4 5 2,75 9 1 8,75 71 33 62,75 304,108 2444

4 561 LARA AK 10H 22 6 20,50 7 3 6,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 15 9 12,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 7 3 6,25 64 33 55,75 297,120 2682

5 540 GİZEM NUR KÖROĞLU 10H 19 8 17,00 7 2 6,50 3 3 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 16 7 14,25 4 6 2,50 0 4 -1,00 7 3 6,25 64 35 55,25 293,235 2819

6 553 İNCİ TOPRAK 10H 15 5 13,75 6 2 5,50 2 4 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 5 1 4,75 2 3 1,25 7 0 7,00 61 20 56,00 286,393 3058

7 568 SEVİNÇ NUR SOYLU 10H 12 3 11,25 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 18 3 17,25 2 3 1,25 4 3 3,25 6 3 5,25 59 22 53,50 285,878 3081

8 231 NAZVAN UÇAK 10H 19 5 17,75 5 3 4,25 3 3 2,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 3 6 1,50 0 5 -1,25 8 1 7,75 60 30 52,50 284,520 3119

9 569 AZRA KIZILKAYA 10H 17 10 14,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 16 5 14,75 6 4 5,00 4 2 3,50 9 1 8,75 60 25 53,75 284,490 3122

10 570 CEREN DEMİREL 10H 21 6 19,50 8 2 7,50 5 1 4,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 3 9,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 59 16 55,00 283,900 3145

11 571 İNCİ MUTLU 10H 18 10 15,50 6 4 5,00 6 2 5,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 6 10,50 0 8 -2,00 1 4 0,00 5 3 4,25 58 37 48,75 266,428 3778

12 597 ALİ EKBER ÖZBEY 10H 18 12 15,00 5 5 3,75 6 1 5,75 5 0 5,00 2 3 1,25 12 8 10,00 2 4 1,00 3 3 2,25 6 3 5,25 59 39 49,25 263,830 3892

13 234 CEYLİN ORAK 10H 15 10 12,50 4 3 3,25 4 4 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 15 4 14,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 7 1 6,75 52 30 44,50 260,620 4018

14 465 BURAK ALTUN 10H 15 10 12,50 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 14 11 11,25 1 8 -1,00 1 9 -1,25 8 2 7,50 60 49 47,75 259,675 4066

15 602 PELİN BALOĞLU 10H 19 11 16,25 3 7 1,25 5 5 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 5 10,75 2 6 0,50 1 7 -0,75 5 5 3,75 56 47 44,25 258,835 4098

16 272 FURKAN BONCUK 10H 26 4 25,00 7 3 6,25 5 2 4,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 10 1,50 2 7 0,25 1 4 0,00 4 2 3,50 56 35 47,25 256,588 4189

17 491 SALİH ÖĞÜTLÜOĞLU 10H 17 10 14,50 1 0 1,00 2 0 2,00 14 6 12,50 6 4 5,00 3 1 2,75 5 1 4,75 48 22 42,50 254,815 4272

18 560 EBRAR KILIÇASLAN 10H 18 10 15,50 3 5 1,75 3 3 2,25 3 2 2,50 2 0 2,00 12 3 11,25 2 5 0,75 2 3 1,25 5 4 4,00 50 35 41,25 251,833 4373

19 455 İLKCAN TEKİN 10H 18 11 15,25 3 5 1,75 5 1 4,75 4 0 4,00 2 3 1,25 11 9 8,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 5 4 4,00 50 41 39,75 241,260 4831

20 147 EYLÜL KARADOĞAN 10H 20 10 17,50 6 4 5,00 4 3 3,25 3 2 2,50 2 1 1,75 7 5 5,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 4 4,00 50 33 41,75 241,148 4835

21 572 ÖYKÜNUR NAVRUZ 10H 17 10 14,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 9 3 8,25 7 1 6,75 1 2 0,50 5 2 4,50 46 20 41,00 239,465 4914

22 499 ÖMER FARUK GÜNERİ 10H 21 8 19,00 6 4 5,00 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 5 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 4 4,00 49 29 41,75 235,868 5079

23 559 AZAT YÜZEN 10H 14 10 11,50 7 3 6,25 5 4 4,00 8 1 7,75 3 7 1,25 4 1 3,75 5 1 4,75 46 27 39,25 228,445 5449

24 449 YUNUS CEM ODABAŞ 10H 14 12 11,00 5 5 3,75 4 2 3,50 5 0 5,00 4 1 3,75 9 7 7,25 1 8 -1,00 6 3 5,25 48 38 38,50 225,405 5575

25 552 ARDA TOPRAK 10H 14 15 10,25 5 4 4,00 3 7 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 12 7 10,25 2 5 0,75 6 3 5,25 46 46 34,50 223,630 5657

26 271 ASYA NİSA ALPKUŞ 10H 19 9 16,75 6 4 5,00 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 10 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 5 1,75 48 36 39,00 219,108 5898

27 541 ELİF KARDELEN GÜNAY 10H 10 11 7,25 6 2 5,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 7 12,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 5 5 3,75 40 36 31,00 216,043 6011

28 74 ARDA ÖZMEN 10H 16 9 13,75 5 5 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 10 3,50 3 6 1,50 2 3 1,25 6 4 5,00 46 44 35,00 212,105 6188



10H SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10H

KATILIMLAR

29 612 MUHAMMET ALİ İPEK 10H 7 9 4,75 5 4 4,00 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 11 13 7,75 1 9 -1,25 5 5 3,75 4 6 2,50 44 55 30,25 196,115 6958

30 555 M FURKAN ÖZYILDIRIM 10H 13 14 9,50 4 3 3,25 2 4 1,00 3 2 2,50 8 7 6,25 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 40 23,00 186,953 7389

31 558 HÜMEYRA KESKİN 10H 17 13 13,75 4 6 2,50 2 7 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 17 -0,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 42 62 26,50 184,503 7518

32 543 AHMET TALHA SAKA 10H 10 20 5,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 6 1,50 0 7 -1,75 2 7 0,25 3 7 1,25 29 66 12,50 141,583 9285
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10İ SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10İ

KATILIMLAR

1 360 BERİVAN ERAĞCA 10İ 24 4 23,00 7 1 6,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 15 6 13,50 7 2 6,50 2 2 1,50 4 1 3,75 70 18 65,50 324,663 1839

2 588 NİSANUR SANSAR 10İ 24 6 22,50 8 2 7,50 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 10 9,50 3 6 1,50 1 0 1,00 5 3 4,25 65 35 56,25 293,223 2821

3 549 YASİN BULDUK 10İ 23 7 21,25 8 2 7,50 2 8 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 14 11 11,25 2 8 0,00 1 1 0,75 6 1 5,75 64 40 54,00 290,925 2891

4 618 DİLARA ASLAN 10İ 19 11 16,25 6 4 5,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 17 9 14,75 3 5 1,75 0 7 -1,75 4 4 3,00 61 47 49,25 281,190 3238

5 573 ŞEVVAL UYSAL 10İ 17 9 14,75 6 3 5,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 13 4 12,00 3 6 1,50 0 7 -1,75 6 4 5,00 52 38 42,50 255,360 4247

6 576 ALİ NAKİ ÜNLÜ 10İ 12 14 8,50 7 3 6,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 6 15,50 2 4 1,00 5 4 4,00 51 36 42,00 251,420 4395

7 524 OĞULCAN ONUR AKPINAR 10İ 11 15 7,25 8 2 7,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 16 7 14,25 2 6 0,50 6 3 5,25 51 38 41,50 244,008 4710

8 615 MUSTAFA ENES ÇİFTCİ 10İ 10 16 6,00 8 2 7,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 16 6 14,50 1 6 -0,50 7 2 6,50 50 37 40,75 240,490 4867

9 611 ERDEM KULA 10İ 20 10 17,50 8 2 7,50 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 11 14 7,50 2 8 0,00 1 1 0,75 50 46 38,50 240,248 4878

10 581 RESUL EMRE DAĞLI 10İ 11 15 7,25 8 2 7,50 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 15 7 13,25 3 5 1,75 6 3 5,25 50 37 40,75 239,275 4927

11 593 SEFA SARAÇ 10İ 20 10 17,50 7 3 6,25 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 11 14 7,50 2 8 0,00 1 1 0,75 49 47 37,25 237,573 4998

12 610 ZEYNEP ÇALKAYA 10İ 20 9 17,75 5 5 3,75 2 5 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 7 5 5,75 2 6 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 48 36 39,00 236,255 5056

13 616 HAMİT DÜZGÜN 10İ 20 10 17,50 5 3 4,25 1 9 -1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 11 14 7,50 2 8 0,00 1 1 0,75 6 3 5,25 50 53 36,75 235,505 5099

14 595 YUSUF TOPKAYA 10İ 19 11 16,25 4 2 3,50 1 9 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 11 13 7,75 2 8 0,00 1 1 0,75 6 4 5,00 47 53 33,75 227,268 5490

15 586 RABİA AŞIK 10İ 11 2 10,50 7 3 6,25 1 0 1,00 5 0 5,00 3 0 3,00 10 7 8,25 1 9 -1,25 1 1 0,75 39 22 33,50 217,463 5955

16 384 MUHAMMED YASİN ASLAN 10İ 11 15 7,25 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 12 13 8,75 4 2 3,50 1 0 1,00 3 4 2,00 45 40 35,00 214,060 6092

17 584 ÖYKÜ YALÇIN 10İ 11 15 7,25 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 12 13 8,75 4 2 3,50 1 0 1,00 3 4 2,00 45 40 35,00 214,060 6092

18 62 HAMSİ SIDDIK 10İ 11 14 7,50 6 4 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 11 15 7,25 4 3 3,25 1 0 1,00 3 2 2,50 45 40 35,00 210,195 6271

19 579 NURSENA YILDIZHAN 10İ 14 10 11,50 5 3 4,25 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 41 30 33,50 208,753 6336

20 251 OĞUZHAN BAŞTUĞ 10İ 5 8 3,00 8 1 7,75 3 2 2,50 3 0 3,00 10 4 9,00 4 6 2,50 1 0 1,00 7 2 6,50 41 23 35,25 205,855 6493

21 457 FUAT AKÇAY 10İ 14 14 10,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 12 6 10,50 0 8 -2,00 31 29 23,75 203,385 6609

22 550 YAĞMUR ÖZALIR 10İ 8 2 7,50 7 3 6,25 3 1 2,75 2 0 2,00 10 8 8,00 1 9 -1,25 2 0 2,00 33 23 27,25 196,918 6908

23 583 ESRA ER 10İ 13 17 8,75 6 4 5,00 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 40 40 30,00 194,315 7044

24 233 EGE SUBAŞI 10İ 11 12 8,00 1 0 1,00 13 8 11,00 0 8 -2,00 25 28 18,00 187,350 7369

25 605 HAYEL TUNÇER 10İ 14 16 10,00 5 2 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 6 13 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 6 4 5,00 37 41 26,75 185,090 7487

26 592 GAMZE BERBEROĞLU 10İ 10 15 6,25 6 4 5,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 6 7 4,25 2 7 0,25 1 3 0,25 4 3 3,25 36 48 24,00 175,968 7920

27 574 MEHMET SABRİ YAKUT 10İ 6 3 5,25 4 4 3,00 3 1 2,75 8 5 6,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 4 1,00 25 19 20,25 173,335 8026

28 580 EREN YEAGER 10İ 5 20 0,00 12 12 9,00 4 2 3,50 1 0 1,00 3 2 2,50 25 36 16,00 159,020 8650



10İ SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Trakya Anadolu Lisesi VAF 10 SINIF 1 287 287 596 10817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,01 9,54 13,63 5,06 3,48 4,19 3,14 3,38 2,30 3,45 1,03 3,20 3,07 1,05 2,81 10,38 7,45 8,52 2,14 3,76 1,20 2,06 2,62 1,40 4,24 3,01 3,49 49,55 35,32 40,74 242,170

Okul Ortalaması 16,64 8,60 14,49 5,62 3,14 4,84 3,29 2,97 2,55 3,84 0,70 3,66 3,30 0,97 3,06 9,91 6,52 8,28 1,92 4,21 0,87 1,10 2,41 0,50 4,54 2,51 3,92 50,16 32,03 42,17 242,430

SINIF: 10İ

KATILIMLAR

29 341 FATMA MENGÜ 10İ 12 14 8,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 6 0,50 1 4 0,00 3 3 2,25 23 31 15,25 151,348 8920

30 620 EYÜP ENSAR AYDIN 10İ 5 13 1,75 6 4 5,00 1 7 -0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 12 1,00 2 6 0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 31 53 17,75 144,218 9190

31 591 NECATİ EREN SAĞLAM 10İ 4 10 1,50 2 7 0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 7 7 5,25 4 6 2,50 1 0 1,00 2 4 1,00 22 42 11,50 142,133 9262

32 600 DUMAN PENAS I 10İ 0 0 0,00
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VAF 10 SINIF 1

0,000 96,41
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 286 286 593 10429 % 96,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız



VAF 10 SINIF 1

200,965 62,11
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

  -  369
KARDELEN UÇAR 120 40 37 43 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 238 238 529 6718 % 62,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız baCeBBeaCbC deEEaACcEB eCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız C cabADdDDbcC Da              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız abd Eaecd   cbCE Dbd   d BcCd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız     C         b c EcEdACAEC*ED

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

16 11 4 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 14 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 6 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 0 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

231,413 49,12
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10  -  463
EMRE ÖZEN 120 43 28 49 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 167 167 453 5313 % 49,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCeeadBCA  dedcaACBEBAabD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız db C ADBDDacC b d  cABDEbEaADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 3 16 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız E   E  BC   cDCEADD a Ad      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız Adc  E dd                     

S D Y B%

Türkçe 30 15 12 50

16 9 5 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 3 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 1 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

280,240 30,29
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10  -  370
RUKEN GÜNDOĞDU 120 62 35 23 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 58 58 330 3277 % 30,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBedCCA Cda  dA aEedBCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cedDAEDBDDd DebEdEdaAD ECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEbccBB C d DDbEAb  bA  C Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ed Ecabad BCCa   b  EC AA EaEe

S D Y B%

Türkçe 30 18 8 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 9 3 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 3 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 8 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 4 20

1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 2 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

164,390 77,81
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  544

120 30 41 49 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 277 277 574 8417 % 77,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız Dc  B  cbAe c   b  e B eCbEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız C  e dDBbe  a cacd dABDdeEcADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Ee  E a C c a  EAcb aa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız  d Db D b  a ee  ba EcACAdb   

S D Y B%

Türkçe 30 9 9 30

16 6 4 38

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 6 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 3 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 4 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 5 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mayozu açıklar. 9 4 2 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

262,453 36,46
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  617
AKİF ER 120 57 28 35 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 84 84 363 3944 % 36,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCDBaCBCAb EBcEEACBcBAdCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 5 3 20,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız eDBeEADBDDbBCED d  BABDECEBAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECb E e     B a  Dc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız Add  Ee d  eD bb    dEAdAbCddb

S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

16 12 3 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 4 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 2 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 1 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mayozu açıklar. 9 3 6 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

226,935 50,87
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  601
ARDA YAĞIZ KAYMAK 120 52 36 32 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 183 183 469 5503 % 50,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız acCeBcd    C  Ecc C Ec eCb DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız eDBeEADBDD  CdD edEBABDbCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECdDEBcBC   dDC   b       cdd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız AeEDCdcEe  BaC d  EbcaddAaaCED

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

16 8 3 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 7 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 2 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 2 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mayozu açıklar. 9 4 5 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

199,033 62,96
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  313
AYÇA İREM ERDEM 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 242 242 533 6810 % 62,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız   cBeaC b aa E bAeEEB  C b DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 3 11 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  CCDA DcDDc D C      DBECBbCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEaEd    A   C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız a   Dc  a B        bE d    aEC

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 3 0

16 6 4 38

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 2 25

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 1 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 2 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 1 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Mayozu açıklar. 9 3 2 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

189,918 67,05
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  567
BERFİN KAÇAR 120 40 52 28 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 254 254 548 7253 % 67,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  aCeBdb dbbCEadEbb BdcA CDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız db CbAaBDcb eEeDA acABDEbacADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCeE a db  c Ca cc   Ab Bad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A b Cdb ee ce A b  cEddbdEbC c

S D Y B%

Türkçe 30 13 13 43

16 8 5 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 11 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 4 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 5 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mayozu açıklar. 9 3 5 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

242,310 44,20
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  625
BEYTULLAH BAL 120 51 29 40 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 133 133 418 4781 % 44,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız adD    bA  EC B AC a dBCaeEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCeDcEDBDD  DeCaeEBBAD  CBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEbDBB eC dC  b A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EAed DCeb        d EcdadAbabcC

S D Y B%

Türkçe 30 13 7 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 2 0

16 10 3 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 4 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 2 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 1 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 9 2 7 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

217,403 55,08
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  332
BÜŞRA ARSLAN 120 42 34 44 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 203 203 492 5958 % 55,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aC BedbCABCECdB AddcB c D EDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız    cAbaB e DeDaEAdcaADBEC ECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız dE ECe BB d Ba ccaA    A   a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız dA d   eaa   e      E  dA  c  

S D Y B%

Türkçe 30 16 9 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

16 10 4 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 8 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 4 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 3 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Mayozu açıklar. 9 2 2 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

280,115 30,33
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  322
ÇAĞRI ÖZDEMİRCİ 120 62 33 25 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3281.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 59 59 331 3281 % 30,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCaBeBCCABCEaEBdACaEBABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız aCdDAEDBDDaD  C  E BAeBECBaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız dEaEb  BB d dCDDbEAd c       d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız a cabcCbEBa  c  ba bE  AACEcEa

S D Y B%

Türkçe 30 24 6 80

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 14 2 88

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 1 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 9 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 4 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 1 0 100

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 5 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 5 2 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

245,333 43,10
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  317
EKİM TANRIKULU 120 56 31 33 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 126 126 411 4662 % 43,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBeaCCABbEacBEAaEceABCDdEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BeeDAEDBDDBDDbCEd  BADBECBaCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE Eb           c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız dAdEe  d  eeCD c babECEAACbbdC

S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 11 5 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 2 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 0 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 5 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

268,928 34,01
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  314
ELİF BİRSİN 120 60 31 29 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 70 70 348 3679 % 34,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBeaCCA d CcBEA  E   CDeEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BeCeAEeBDeeccDC  aBBADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CaDEC  BBACbBC Db da      d  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız adBEeDCa aB aD   d  EabAAeED C

S D Y B%

Türkçe 30 17 6 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 11 2 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 4 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 7 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 7 0 58

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

182,428 70,43
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  302
ELİF TAŞDEMİR 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 264 264 558 7618 % 70,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız ab Be       C  E C  e  CDe DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  edDA eBDe eD a    BAD bC ECA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız ea  C  e  Ca  DD   aa d     cE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız                     ECEAAbE Ee

S D Y B%

Türkçe 30 9 5 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

16 7 0 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 2 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 2 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mayozu açıklar. 9 7 1 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

246,633 42,51
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  328
EMRE SARAÇ 120 51 36 33 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 123 123 406 4598 % 42,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBeaCCABbEa B  CEce  Cad DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedeAcDBDe    Cd  B ADBbCBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECedB AC dCeDbE aDe d  Cc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız ab EecCdbeeCdD      a   AC b C

S D Y B%

Türkçe 30 15 9 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 10 4 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 1 25

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 1 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 13 9 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 5 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Mayozu açıklar. 9 2 2 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

301,665 23,28
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  333
ESMA POLAT 120 68 35 17 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 24 280 2518 % 23,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBDBedAabEadcEACcEB BCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BeCDAEDBDDcbaDbdAdBBADBECBaCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECc B  CddCDDD Ad   d  C BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Eb E DebbdB ec  bd cECEAACdeEC

S D Y B%

Türkçe 30 20 9 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

16 11 5 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 15 5 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 3 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

219,775 54,16
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  312
ESMANUR YILMAZ 120 45 31 44 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5858.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 196 196 483 5858 % 54,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız bdCaBBadCbbaEBdEEACBEBcCCbEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız eDaecADdceDBCccDAeEBABDECdcAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC  ae                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız                   b EdAaAEbCEa

S D Y B%

Türkçe 30 19 11 63

16 11 5 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 4 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 1 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 2 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

175,090 73,61
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  0
FATİH SÜTÇÜ 120 38 37 45 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 270 270 565 7962 % 73,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız  daae C ba   cB  aE BA CDCEDaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız eedDAcDBDeB   b  E BADBaCcbCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız ea Edc   c aea ae  d      Ce  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız ad E  CCE B  cc     EC cAeEbEC

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 6 5 38

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 1 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 12 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 4 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 2 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 4 0 80

1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

178,863 71,96
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  273
HAKTAN DORUK 120 35 37 48 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 265 265 559 7784 % 71,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  daed C  A d BEEa  Bc  bCb DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız eD eaA BDcD C D d   ABDECaBA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız dCdaEaca    B CdAe ec  b dcC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A   Cb b B  b  Ec   d c d b  c

S D Y B%

Türkçe 30 10 9 33

16 6 3 38

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 0 25

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 1 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 13 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 5 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 1 0 100

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 5 0

Mayozu açıklar. 9 0 4 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

200,418 62,33
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  510
HELİN YILMAZ 120 37 26 57 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 240 240 531 6742 % 62,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aC Be C AB d  BEA a e BdDe DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız B eDcEDB   DD a c dBADaE cECA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız dE Ed       dabD E  D a   Ca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Eba                 c   AdEcE 

S D Y B%

Türkçe 30 13 7 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 6 2 38

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 3 3 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 7 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 4 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mayozu açıklar. 9 3 2 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

202,875 61,33
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  318
İCLAL GÜLLÜ 120 38 31 51 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 236 236 527 6634 % 61,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  eaeeaC  A CddEcaAecaB edD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDaeEcDBDe       dEcA D a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDEBe    AcDCaAeD a e ed    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 0 8 2,00 % 20

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 8 2 20 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A E                 E eCAECC c

S D Y B%

Türkçe 30 10 14 33

16 6 6 38

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 4 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 11 8 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 4 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 0 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 5 2 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

266,438 34,90
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  311
İREM DEMİR 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 76 76 354 3775 % 34,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCbBDabCAB   d EACEEB BCD EDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 3 8 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız Be DAEDBDD  a b    BADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEaEdaeBBAC cd DbE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 9 3 18 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız E  E  b             EaEAACdDE 

S D Y B%

Türkçe 30 19 5 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 0 75

16 10 3 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 2 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 7 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 5 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

125,095 90,67
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  309
İREM ERGÜN 120 12 11 97 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 285 285 589 9808 % 90,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  CdcA  aDe          ADeECBcCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız aE E                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız                      a  d  b  

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 1 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 0 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Mayozu açıklar. 9 0 3 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

225,778 51,43
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  323
IRMAK ORAN 120 48 28 44 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 184 184 470 5563 % 51,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız bBdeBeCBCACacB caAaBEBdCCaEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDBeEADBDDeBC DD  aBAeD CEcA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aCb Ec      c C A      db     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız          c Ba     b d ACAd CcD

S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

16 9 6 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 6 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 4 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

209,390 58,28
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  321
KADER ATEŞ 120 46 48 26 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 222 222 512 6304 % 58,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  a DBedBdA bdabEaA BaBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CcBeEceBDDe C Dc d BA D Ca ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECdDEBea ba d C bD ac d bacd d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız eeE eE bbc db dab a d ACAbCCcD

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

16 7 7 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 0 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 15 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 5 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 6 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 1 0

Kimya 10 0 6 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 6 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

251,213 40,70
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  320
MERT AKCEVİZ 120 53 26 41 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 115 115 396 4402 % 40,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBeaCCABb                 DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedeAcDBD Bba C A  BADBbCBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECedB  C dCDDbE d  C  BC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EbeEbcCdbeBe      E ECdAAeEDE 

S D Y B%

Türkçe 30 9 4 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

16 5 1 31

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 1 25

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 2 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 5 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

Mayozu açıklar. 9 7 1 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

249,920 41,24
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  329
RABİYA KAYMAK 120 54 31 35 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 117 117 398 4461 % 41,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCaBDdCC BCE  BEAbaEcABCDa DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cedDA DBDDBba a  bdBADBEC  CAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEcECa   e  aCDc  Adb d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Fen 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız adc  DCec a CD     aEC AACEeEC

S D Y B%

Türkçe 30 20 6 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 10 3 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 3 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 8 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 5 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Mayozu açıklar. 9 7 1 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

294,108 25,77
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  254
SELMAN ÖZTÜRK 120 64 29 27 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 34 295 2788 % 25,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCeBaCBCACCdBEEa CBdBACCD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBecADBDD  Cd   B eABDbCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDEdeBC  AdeCE Db  Dd a cC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Fen 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız e aaCEbbdeC aC      E ACA CCEa

S D Y B%

Türkçe 30 22 6 73

16 12 3 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 13 8 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 5 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 3 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 1 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

210,490 57,86
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  301
SENA TANATAR 120 41 29 50 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 219 219 508 6259 % 57,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız  CeBedaCABb a eEACbEBABCaC bDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız ceeDcbDBDe DDDCacc  ADBEeBECAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE E c        D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız ce     e            E EdAbEaEa

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 7 6 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 3 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 1 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 1 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 1 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

241,380 44,62
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  261
SÜMEYRA HANDANOĞLU 120 50 23 47 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 136 136 421 4827 % 44,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız acCbBaC  b  EdEE A cE  dCDEDE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 5 7 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD C ADBDeD C a  eEBABa bEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız E d E  BCaB BDC  Db d      Cd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız c  DCEc    a        EEAdA Ca D

S D Y B%

Türkçe 30 13 8 43

16 8 3 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 1 25

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 5 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 5 2 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

190,678 66,69
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  310
YAREN USTA 120 41 59 20 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 252 252 546 7214 % 66,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız daaBDaaCbaebCbBEAaEaeABCaCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedcdbaBDe  eeCb   aADBECBECAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eEbEd BB c  caaecEd  Bb   d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EAcdecbbcccdebbce   EbcAACdbcb

S D Y B%

Türkçe 30 16 14 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 8 8 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 4 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 12 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 6 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 7 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 7 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mayozu açıklar. 9 3 6 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

229,863 49,70
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10A  -  324
YUNUS EMRE ÇELİK 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5376.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 174 174 460 5376 % 49,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCeBaC                     ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız deBecADBD           ABDbCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDEdeBC   dDCEADc d  C B C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız beEcCEbbde          E  aAEe ED

S D Y B%

Türkçe 30 6 3 20

16 3 1 19

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 15 5 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Mayozu açıklar. 9 5 1 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

241,163 44,69
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  351
ABDUL KADİR ASLAN 120 47 30 43 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 138 138 423 4834 % 44,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız aB eBdCBdbaebBcEdAbBEBAeCD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CcaeaAcBDeDBCaDecBdBABDECEaADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız cCC E e C   dDCEADee  Abe  CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 16 12 53

16 8 7 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 1 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 7 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 4 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50



VAF 10 SINIF 1

214,398 56,17
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  349
AYŞEGÜL MENEKŞE 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 209 209 498 6076 % 56,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız aae BaCBdbaecBEEbACea A bD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 4 6 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBeEADBDD  C D   dBABDbCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aeb E  cC  A    ADb d      dE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Fen 30 6 1 23 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız   c                 E  CAE C D

S D Y B%

Türkçe 30 13 13 43

16 8 7 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 2 25

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 1 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 7 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 1 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 0 60

Mayozu açıklar. 9 6 0 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

196,168 64,31
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  0
AYŞEGÜL SUNAR 120 41 38 41 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 247 247 539 6956 % 64,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız   aB dCeABeE ce    aBABCDeED  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  eeDAEDBDDcD  CdeEdBADad cECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEcE  eac b dCD  E a c ba   cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız d    c  E  aa  cbc bEC  ACE  d

S D Y B%

Türkçe 30 12 8 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 1 0

16 6 6 38

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 1 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 12 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 6 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 0 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 6 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 6 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 1 50

Mayozu açıklar. 9 4 1 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

274,400 32,15
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  260
AYSU DİNÇ 120 56 32 32 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 67 67 342 3478 % 32,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  eCeBBCa AC  dEca aBEB bCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dedebADBDDacCdDcb  BABDab BAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 3 11 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDEB BC B d CEA D a Ad   CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız  aEcCE be eBc   D   Ea CAEbC a

S D Y B%

Türkçe 30 16 8 53

16 9 3 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 16 3 53

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 2 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mayozu açıklar. 9 5 2 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

340,408 13,40
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  212
AZMİ ÖZTAŞ 120 74 18 28 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 7 213 1450 % 13,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCeBBdBbAbbEecEaACBEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dc a ADBDDD CdDD  EBAeDEC BADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 3 8 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EeCDE DBC B dDCEADD d AC   CEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 5 0 5 5,00 % 50

Biyoloji 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Fen 30 14 2 14 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız b ED      CBD  E  E  E CAECCEa

S D Y B%

Türkçe 30 22 8 73

16 12 4 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 19 3 63

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 8 1 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 1 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 5 0 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 5 0 56

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

190,203 66,94
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  353
BARAN BAYRAKTAR 120 33 33 54 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 253 253 547 7241 % 66,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBabBaCBeAbeEdbcaACBaB  CDdDEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBCEAcBeabeCbbcdeceABbcCcBeeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız E   E     Bed C  D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız              C                

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

16 8 8 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 2 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 2 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 0 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

262,560 36,42
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  342
BEYZANUR ÇİÇEK 120 59 43 18 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 83 83 362 3940 % 36,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  a eBaCaeACeEdEEdACeE ACCDE ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CcBeEAadDD BC DcA EcABaECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EaCDE bB adcB CEADb becb BeCE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız debcCd  bBdca  bb cEEcAeAECeEe

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

16 9 5 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 13 11 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 6 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 1 0 100

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 6 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 9 5 4 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

268,445 34,16
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  613
CEYDA ALTUN 120 62 47 11 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 72 72 350 3695 % 34,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız cCbBedaCABbEdEaEAdEEBABaDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cedDAbDBDeaDDeCEAadBADBECcaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız ea EaceBaACEcCDbDEAbDe  e C  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız cbaaecbdcBB  c   ddEdCEAACEDEe

S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 10 6 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 12 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 5 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 1 0 100

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

280,358 30,24
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  627
DAMLA ÇİMEN 120 60 25 35 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 57 57 329 3271 % 30,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCDBaaBdbbbEBdEEACeEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD e ADBDe dC      BABDECdBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDE  B  B d C Acc dD b   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Fen 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız edE   b    Bc  db  EE ACAECCEa

S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

16 12 4 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 5 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 3 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 1 0

1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Mayozu açıklar. 9 7 1 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

295,163 25,43
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  363
DİLARA BIÇKIN 120 62 29 29 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 293 2751 % 25,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBDB CAaCdeEcEACabBABbDCbDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  eeDA DBDbdec C    BADBECBECA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEaECcBBB C dCDDDEAdD b   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ee d   abBB  a E  cbEC AdbE EC

S D Y B%

Türkçe 30 20 9 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

16 9 7 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 16 5 53

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 4 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 1 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 3 0

1 1 0 100

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

274,023 32,33
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  361
DOĞA KAÇAR 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 68 68 343 3497 % 32,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 3 3 23,25 % 78

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız a DBDaCCAB E dBEACEEBABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 5 0 5 5,00 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 4 7 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  eCDc aBDD D  CE  BBADBECBaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE EdDBB  C eaeee A a   CaCc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız b    cbC  a  e dbb Ec   d  b  

S D Y B%

Türkçe 30 24 3 80

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 0 75

16 13 2 81

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 9 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 3 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 5 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Mayozu açıklar. 9 0 3 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

200,508 62,31
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  356
EGE EROL 120 37 39 44 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 239 239 530 6740 % 62,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  abedcCedAbdEB EcAC b AC b DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 8 0 22 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız                      BDECE ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aCaDE cBC   dDaEAcD EbAdae a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız edd bEb d eB d  b  EadddAbbCEb

S D Y B%

Türkçe 30 12 12 40

16 6 6 38

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 11 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 5 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30

Mayozu açıklar. 9 3 6 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

242,853 44,00
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  364
ENES TALHA ALBAYRAK 120 49 16 55 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 131 131 416 4759 % 44,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız B DBeBCCA ba Ee ACaEeABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 18 5 7 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cCCDAEeBDD  a a  d BADBEC ECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE EdcaB                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Fen 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız d         B         EC AACd  C

S D Y B%

Türkçe 30 20 6 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

16 12 2 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 3 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 2 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 1 60

Mayozu açıklar. 9 5 1 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

224,740 51,84
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  366
EREN COŞAR 120 45 28 47 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 188 188 474 5607 % 51,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız D CDBcaaCA   e    CB BA bDcDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDcdEADBDeD C Dc  EBABDbCccADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECaDE e     B C A    a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız   EcCd bb  aa     bcda CA C Eb

S D Y B%

Türkçe 30 14 6 47

16 7 5 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 0 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 3 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mayozu açıklar. 9 3 3 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

238,140 45,97
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  347
EZGİSU AYKUTLU 120 48 37 35 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 150 150 435 4973 % 45,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız c bBe aCAaCddd bACa BABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cedcAE BD  ec C  a BADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE EC eB  d  CDDDEA bc  e  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız dde   be  B daA c  bEd dAe bEa

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 8 5 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 6 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 4 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mayozu açıklar. 9 3 4 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

289,868 27,12
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  628
FATMA HİLAL SÖZEN 120 64 28 28 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 40 40 309 2934 % 27,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DadeBBCaCAbCEedEaACe BACC  DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDde ADBDDD C DcA EBABDECEcAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDEB BC  cB C AeD    aCecC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız  c ce D    B   bDbbcEEACAEbCEe

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

16 10 3 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 5 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 7 2 58

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 3 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 8 1 89

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

278,618 30,72
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  337
GİZEM DEMİR 120 58 21 41 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 60 60 333 3323 % 30,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDeedddAB dC dEAda BABCD EDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  edDA  B e         BADBEbBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE ECDcBBe  dCDD  AEDc    C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız       C   B Cc a EEEECEAACEbEa

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

16 9 5 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 0 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 4 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 0 20

1 0 0 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 2 44

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

231,055 49,29
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  354
HAMZA KARADAŞ 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 170 170 456 5332 % 49,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBDaCeABbECdcEACacBABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  dCDA DBDD aDcaEbEBdADBECBcCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ed        Bebce   cbEd db   cC

S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

16 11 5 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mayozu açıklar. 9 2 4 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

197,435 63,67
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  507
HİLAL SUNGUR 120 40 43 37 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 245 245 537 6887 % 63,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  a bcaCB A  dBda AeBaBAaC EDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDdCbADBDD  C Da  aBABDcCc A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aeCDEBa    ee  EAc  b  be cC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız Aebb a b c caa bb bc   CAEda a

S D Y B%

Türkçe 30 13 10 43

16 7 5 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 10 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 5 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 7 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 6 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mayozu açıklar. 9 3 2 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

219,535 54,28
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  355
HURİYE GÜNGÖR 120 43 15 62 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 198 198 485 5872 % 54,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 3 12 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız  CadDBC A  E  BE    BA bD EDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  CCbA  BcDdD b   E BADBECcECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eE EC        a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Fen 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız      D      aa c EcbEC AAC   C

S D Y B%

Türkçe 30 15 3 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 0 75

16 8 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 0 25

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 2 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 1 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 0 60

Mayozu açıklar. 9 5 0 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

315,680 19,44
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  626
MELİSA ARIKAN 120 69 18 33 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 19 263 2103 % 19,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  adeBBCBCA CdB  adCeEBA CDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 4 5 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız  DBeEA BDDD C Dcb EcABDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDE DBC BedDCEADD de     CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Fen 30 13 3 14 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız e EDC      Bca E   EE ACA CC D

S D Y B%

Türkçe 30 18 7 60

16 13 1 81

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 2 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 17 4 57

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 7 2 58

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 1 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 0 20

1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 0 70

Mayozu açıklar. 9 6 0 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

212,333 57,10
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  252
MURADİYE KURT 120 44 52 24 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 216 216 505 6177 % 57,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız a  BbaC ABbaeEBbcdb dA CDbEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız dedbcbDBeDBDbcC  ddBcDBbCBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eEDECaBB e  eC c EAb  d eBCc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bdec c  bccd a  bb EECcAdebbEe

S D Y B%

Türkçe 30 13 12 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 3 0

16 9 4 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 2 25

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 4 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 9 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 5 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 3 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mayozu açıklar. 9 4 5 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

166,720 76,88
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  350
MUSTAFA ARAS 120 27 20 73 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 275 275 572 8316 % 76,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  aCcBabB A   e  aACB  A b   ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD e ADBDcD C  b    AaDaCaB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız a C E       c     c    a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d E                 E dC  b   

S D Y B%

Türkçe 30 10 7 33

16 4 3 25

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 2 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Mayozu açıklar. 9 2 1 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

228,325 50,41
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  340
NECATİ FATİH BAŞAR 120 48 28 44 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 181 181 467 5453 % 50,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBeaaCbBbECde ACcEdABCDdEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız aCCDAEDBDDBcDcCbcbBBADBECcECAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDdCcd                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız                     EdcAeCbbEe

S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 13 3 81

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 3 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 3 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mayozu açıklar. 9 3 6 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

284,263 28,94
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  338
NEHİR ŞEKERCİ 120 61 22 37 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 49 49 321 3130 % 28,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  aCeBBCBCA CdB  adCeEBA CDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDBaE  BDDDaC Dcb EcABDEdaBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDE b C BedDC A D d  b    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Fen 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız   dD   b   Bca E   EE ACA CC D

S D Y B%

Türkçe 30 19 6 63

16 13 1 81

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 5 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 1 0

1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 0 70

Mayozu açıklar. 9 6 0 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

303,938 22,66
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  358
NUR CENNET ALTUNTAŞ 120 62 17 41 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 277 2451 % 22,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 2 3 24,50 % 82

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız Da DBaCBCA  EBEEEACBEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDdeccaBDDD CED  B BABDECaBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 2 17 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EeC EBDBC   c C A          CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız   b     C   e    dEcE dCAEd  b

S D Y B%

Türkçe 30 25 2 83

16 14 1 88

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 0 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 0 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 2 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 1 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 0 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 0 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mayozu açıklar. 9 4 2 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

208,308 58,82
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  629
ÖZGE ÜLKER 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 227 227 517 6363 % 58,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBDBCaAc d EcEAC deABCD  DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız dCdcAccB DcDc b  d BADBECcE Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eEDEde ca   cC e aAd  b ec    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız E aa   d  aC     d  EC cAbEb  

S D Y B%

Türkçe 30 18 7 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 0 75

16 9 5 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 12 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 6 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mayozu açıklar. 9 4 2 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

234,710 47,51
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  343
RANA YILDIZ 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 158 158 443 5139 % 47,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCaBeaC bBdECEBEAC EBAB D  DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedDAE BeD D  a ed BADB CBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eE     c  C e  D          d  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız  A                  Ed AAdED C

S D Y B%

Türkçe 30 19 6 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

16 11 2 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 4 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

183,668 70,00
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  344
SÜLBİYE AGKURT 120 31 35 54 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 262 262 556 7572 % 70,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız ace aB a b Cd bcaAaBEBAC DEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız de d ceBDeD a c    eAeDECE ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EedDE  B            dD b   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız   c ba  aB aa           dd e b

S D Y B%

Türkçe 30 13 11 43

16 8 5 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 4 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 1 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 1 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 3 0

1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 4 0

Mayozu açıklar. 9 0 4 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

265,420 35,35
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10B  -  367
YUSUF ŞAHİN 120 54 23 43 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 78 78 356 3824 % 35,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBDBCCA CabEBcACaaBdBbabEDaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız ceCDAEDBDc DDDC dEdBADaECBEbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 1 18 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eED CD  B C  CD   A    A     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız  e  c     dC     E      A  a C

S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 9 6 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 2 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 1 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 0 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 1 0

1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 1 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Mayozu açıklar. 9 2 1 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

176,853 72,79
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  262
ALEYNA TAŞ 120 30 19 71 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 267 267 562 7874 % 72,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız baaeBa B A bEed aA eE  b D DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 15 4 11 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız C B EADd    C Da dEBABDE  BA b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız        B         D  a       E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız      E              a   Abe   

S D Y B%

Türkçe 30 10 11 33

16 7 5 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 1 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 0 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 1 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 0 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Mayozu açıklar. 9 1 2 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

257,873 38,30
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  230
AYBÜKE ÇETİ N 120 50 26 44 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 99 99 379 4143 % 38,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCeBBCBbAbCdadb ACBEBdCCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dcBeEADBDDD C D    BA Dc E AaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDE  B bB d CEAcb d       E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız   E  db b e Da        bdA     

S D Y B%

Türkçe 30 20 9 67

16 12 4 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 0 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 5 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 1 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 3 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Mayozu açıklar. 9 1 2 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

255,853 39,04
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  394
AYŞE SAVAŞ 120 52 32 36 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 105 105 385 4223 % 39,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 5 2 21,75 % 73

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCedBCBCAbCE  EcACBEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dcBeEADBDeDaCEDcdeEcABDEdaBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aCaDaecB  e e CEADD    e   d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız          BeB   bcbd    d     e

S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

16 14 0 88

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 9 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 6 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 1 0 100

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Mayozu açıklar. 9 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

229,233 50,01
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  397
BATUHAN GÜNDÜZ 120 53 51 16 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 176 176 462 5410 % 50,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız baCeBdCcdbbbEBdcaAbeEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBeEcaBDDDBadabAdbaAeDdCEaADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız dCC c e C BAdDaaADe     b aCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Fen 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d EcbEaEdc acCeb bb E ACAdCCED

S D Y B%

Türkçe 30 16 14 53

16 9 7 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 10 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 5 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 1 0

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 6 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Mayozu açıklar. 9 7 1 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

232,390 48,68
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  267
BERAT POLAT 120 43 28 49 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 166 166 452 5266 % 48,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DadDBdCBaA a  d    ebB    EDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız Cb e AccDc  a       ABDdCaBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECd EB B     DCE DDBdDAC   dd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız ce DC b e  d          ACAEeeEc

S D Y B%

Türkçe 30 11 8 37

16 6 5 38

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 4 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 1 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mayozu açıklar. 9 5 2 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

260,425 37,25
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  214
BEREN ARABACI 120 62 53 5 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 92 92 372 4029 % 37,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCaBeaCCABbEebcdAaEEBcBCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız deCDAEacDbceDcbdAaeBADBECcECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE EdaecBAd caDDeEdaDBb C ee b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız cccdDcedbBBCaaAdbEEbECEdAbEDEe

S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 10 6 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 14 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 6 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 4 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 4 20

1 1 0 100

Kimya 10 5 5 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 5 44

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

247,313 42,23
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  373
BETÜL GÜNAYDIN 120 59 60 1 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 122 122 405 4568 % 42,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCaBeaCCABbEebcdAaEEeABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız deCDcEaBDbdccbaEAbdBADBECcECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEaEdaecBAdEcaDDeEdaecdbeBCeda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EdBcbDCdacdabDebcadbEa dAaEDEC

S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 10 6 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 19 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 8 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 7 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 4 20

1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 8 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

262,133 36,57
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  381
BETÜL ULUCAK 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 85 85 364 3956 % 36,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 3 6 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BC BeBCC B E daEAC EB BCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  edDAEDBDD DDcCEdEedADBECBaCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECaeBe   dC cDE d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız           Be   bcb            

S D Y B%

Türkçe 30 21 3 70

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 12 2 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 1 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 9 6 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 4 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

225,713 51,44
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  383
BURAK TANRIVERDİ 120 47 38 35 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 185 185 471 5564 % 51,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBDcabbBedCdaEACa Bd CDaEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedcAEDBDeaDDcCEdEecADBdCBaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CaDaaceBe   dC DDEAac d   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız    E   a  B   db  cd    A     

S D Y B%

Türkçe 30 16 12 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 10 5 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 2 25

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 10 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 6 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 0 10

Mayozu açıklar. 9 1 0 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

230,678 49,39
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  393
DİLARA 120 49 38 33 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 171 171 457 5342 % 49,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBedadA bEd edbaabBABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız ceCDAEeaDeBbabaadEdBADBbCBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eEDECc    C dC    A       C  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ed a c    BCC c     Ed AACdece

S D Y B%

Türkçe 30 16 12 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 8 6 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 4 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 2 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 0 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 1 0

1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 1 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mayozu açıklar. 9 3 5 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

275,028 31,98
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  263
EBRAR TOKSOY 120 58 29 33 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 64 64 339 3459 % 31,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCeBeCBeAdCEBdEEACBEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız eDceEAcBDD cb DD  EBABDcCEBAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDE e C aAd  aAc        cb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız cBE  a      bCc     EcAdAdCa e

S D Y B%

Türkçe 30 25 5 83

16 13 3 81

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 7 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 3 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 1 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mayozu açıklar. 9 3 5 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

228,610 50,31
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  387
EFE BÜYÜKKESKİNKE 120 52 51 17 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 179 179 465 5442 % 50,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCbBeeCdbcbEbdBcAbaEeABCDCdeDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedDcEaBDDBDaba AbdaADedCaECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDcCeecBAC daDDeaA       C  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Fen 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ed Eacbd ca Cceb b bEC AACdDEC

S D Y B%

Türkçe 30 14 16 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 7 9 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 9 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 6 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 1 0

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 6 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Mayozu açıklar. 9 7 1 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

230,523 49,48
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  399
EGE GÜNEŞ 120 44 28 48 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 172 172 458 5352 % 49,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız acbDBBCBCAbbdecEaAbdEBACCDaDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dcaeE       CdDDAe BABDECdaAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EC  Ea BC   eDC  c    A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız Aac                 a  CAE  Ee

S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

16 9 7 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 3 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Mayozu açıklar. 9 4 2 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

239,450 45,46
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  117
ELİF TELCİ 120 57 39 24 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 146 146 431 4917 % 45,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  aCeB C aAbeE dcaACBEB CbcEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD ebAadDDD C DD  EBABDdCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aCd E cBCa* c  EADD b dde e d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A Ecb bce dBaC dDcbEEEACAECCdb

S D Y B%

Türkçe 30 15 10 50

16 7 5 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 0 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 12 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 5 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 4 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 4 0

1 0 0 0

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 5 33

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

318,005 18,82
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  391
EMİR ÇELEBİ 120 68 23 29 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 17 258 2036 % 18,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BdaBDBCCAabEdEdEACEEB BCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 3 5 21,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız Be DAEDBDc DDDCd   BADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 3 12 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEd  B  C  CDDDEAd  CA  d  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız dA   cbbc d  Dc    bbCEcA EeEC

S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 12 4 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 15 3 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 1 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 3 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

284,328 28,90
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  395
ENES KAPLAN 120 64 25 31 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 48 48 320 3126 % 28,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız dC BeaC ABdEb  EACbEB  CDe DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCdDAEDdDD DcDCEAEBBADB  cECA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eE Ebe BB C cC DDEAc   A  d BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Fen 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ee   aCb  B aDc  bEbEC AACEcEC

S D Y B%

Türkçe 30 16 7 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 9 2 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 8 1 80

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 4 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 13 6 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 1 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 4 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Mayozu açıklar. 9 7 1 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

238,128 45,99
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  332
ERVA ZÜLAL YEKELER 120 51 35 34 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 152 152 437 4975 % 45,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız   bB      bEed cAC E A bcCEDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız   CDcaDBeeacb C  E BADBd   CAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE EdccBBA  eC DDEA DB de  eB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EAa bDCe eadCa cDEEbECEAACbedC

S D Y B%

Türkçe 30 9 8 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

16 5 6 31

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 1 25

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 2 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 3 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 7 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 5 33

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

233,328 48,21
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  377
GAMZE SILA TUT 120 47 40 33 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 161 161 447 5215 % 48,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız aaCeB CcCA  EBEEaACBEBdCCD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDcdaAeBDec C cD  bBAeDbeEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECd E acd BAdD   Dc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız dBaDCc bec db  aabb d dbAEb  c

S D Y B%

Türkçe 30 20 6 67

16 11 2 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 6 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 3 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 1 0

Kimya 10 0 6 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 6 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Mayozu açıklar. 9 2 4 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

234,148 47,86
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  375
GND 120 54 40 26 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 159 159 444 5177 % 47,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DedeBBaBCbC EBbdaAeecBdCCD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDBeEdcBeDecC D AdEBABDEC BADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECd Eaac  BAccaE D         e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız ccEcedD d  BcaA bdbEEE CA beED

S D Y B%

Türkçe 30 16 12 53

16 11 3 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 8 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 6 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 0 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 5 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

203,763 60,91
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  390
İLKNUR EKİNCİ 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 233 233 524 6589 % 60,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BbDBeBd bBbd  BEACaEc BCDeEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız ced AbDBDD e cCce dBADBECdECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız                     ECdAACED d

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

16 12 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

349,085 11,68
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  475
MEHMET EFE KIRAN 120 80 29 11 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 196 1263 % 11,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCeBBCBCAbdEdEEaAdBEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBbEADBDDaBC DcAd BABDdCaBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECdDEccBC BedDCEADD dDACeBeCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 2 3 4,50 % 45

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A EDCE cb  BD cE cE EEdCAaCCEe

S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

16 13 3 81

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 20 8 67

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 7 5 58

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 6 2 60

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 5 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 2 44

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

290,315 26,92
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  401
NİSA GÜNDÜZ 120 66 38 16 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 39 39 305 2912 % 26,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBedCCA CEe  dA aEedBCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  edcAbDBDD  DeCEdE BAD ECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eaDECccBaAC dCcDbEA D bA BCcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ed acaCad BCCacbbbc ECEAAeEaEC

S D Y B%

Türkçe 30 19 7 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 10 2 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 15 11 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 6 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 2 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 4 20

1 0 0 0

Kimya 10 3 6 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 5 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 8 1 89

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

199,023 62,97
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  400
RAHMAN DEMİRCİ 120 43 42 35 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 243 243 534 6811 % 62,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız cC abdbdcBbddcd AC E A  D aDcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cbdDd bdDe  DDCdAEeBADBEC dCAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eE E  aB  C dCDcD  b   A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız cAc b b   dCdae ca EECEdACEeEC

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

16 6 8 38

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 2 25

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 6 2 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 8 5 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 6 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

286,958 28,08
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  378
SEFA KASAP 120 63 33 24 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 43 43 314 3037 % 28,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 5 2 21,75 % 73

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DdCeBBCBCACeE cEaACBEBACCD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBCEAcBDDDc  cD  EBABDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC EcecC d B aEAcD d AbC  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız e abbab be aDa b  c E bCAECCda

S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

16 12 2 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 9 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 6 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 4 0

1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

301,400 23,32
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  379
ŞEYDA ARSLAN 120 61 33 26 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 26 26 282 2523 % 23,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız eCDBDBdCABCECdBcACaEa BCeCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  CeeA DBDb  D a d  BAacEa EbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEaECacB cCEBC  DEAdDBCA  C Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız E B  c    c b  aDbdbbCdAAbEDEa

S D Y B%

Türkçe 30 22 7 73

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 14 2 88

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 2 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 18 6 60

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 6 1 60

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

260,855 37,09
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  402
SUDEM PISDIL 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 88 88 367 4012 % 37,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBeBCbABbdedabACbEB BCDCEDaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedDAEDBDDdbD C    BADBECdECAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 1 17 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEC aBB C   DDD            E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 10 6 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 12 1 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 1 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 0 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50



VAF 10 SINIF 1

210,493 57,85
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  372
TUĞÇE ŞAHİN 120 43 35 42 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 218 218 507 6258 % 57,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBeBaCbBbda BEACaEc BCDeEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cedDAbDBDD e bbce d ADBECdaCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız baDEdeaB  d c bDe    c    d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız                     ECdAACEDbe

S D Y B%

Türkçe 30 19 9 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 13 2 81

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 0 6 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 11 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 4 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 3 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

229,075 50,07
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  382
YAĞIZ ÖZT ÜRK 120 47 35 38 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 177 177 463 5416 % 50,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCDBBaBbbeCa dEaA B  daCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dcBeEADBDeDaCEDcdeEcABDdCaBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aCaDa cB  e d CEADD ac a   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız      E  a  B  d  bdc    A     

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

16 10 3 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 2 25

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 9 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 5 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 0 10

Mayozu açıklar. 9 1 0 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

254,218 39,64
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  371
ZEHRA KIZILGEDİK 120 54 36 30 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 108 108 389 4288 % 39,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBaeBeCBCACeEBbEaACBaBAa a  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CbaeE aB  c  dc cdEBABDECE ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECbDEcD C B d CEAc   cAbb   aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d E CE     B Ccbbb cEbbCAECeEa

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

16 7 5 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 8 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 1 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 0 40

1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 4 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 9 5 4 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

260,818 37,11
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10C  -  388
ZEYNEP YILMAZ 120 57 43 20 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 89 89 368 4014 % 37,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız adcBDdCaAB  ad EcadbecBCDaEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  CCaA DBDecDebb  bdBADebCBaCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECe cBAC dC DDE dDBCAeBd  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız dAe bD  aBB Ccc  EdcEC AAeEeEC

S D Y B%

Türkçe 30 13 14 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 7 7 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 6 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 17 7 57

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 4 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 7 1 70

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 3 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mayozu açıklar. 9 7 1 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

261,940 36,68
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  416
ARDA AKTÜRK 120 61 36 23 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 86 86 365 3968 % 36,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız Dd DBBCBCACCEBdcbACedBddbc  ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız ecBCEADBDDDBCEDcbeEBABDbCacADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aCbDEaDB    cDaEAeD aD    ed  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız Aedbb   e CB b E  b EEACAEbaED

S D Y B%

Türkçe 30 17 10 57

16 10 4 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 9 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 3 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 2 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 8 1 89

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

309,855 21,01
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  431
ARDA AVCI 120 68 32 20 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 21 21 272 2273 % 21,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBC BaCBdbCCEBEEaACBEBAdCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBeEADBDeedC DaceEBABDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDE DBCEacdaCaADD   d    bE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A EcbEeaecCaca  ad  E ACA  C a

S D Y B%

Türkçe 30 24 5 80

16 14 2 88

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 7 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 1 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 4 20

1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 1 50

Mayozu açıklar. 9 5 1 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

219,533 54,29
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  424
ARDA EFE SEZER 120 47 49 24 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 199 199 486 5873 % 54,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız adbBDedCAdCaCcBaACaEBdBdaCEcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedcAbeBDeBDDeCcAEdeADBECcabAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CaDEdaceBAC cCecDbA        B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız           Bd ecED  bcddbACEccb

S D Y B%

Türkçe 30 15 15 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 7 9 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 10 9 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 5 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 4 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mayozu açıklar. 9 2 7 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

186,795 68,43
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  406
AYÇA YOLBURNU 120 32 30 58 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 259 259 553 7402 % 68,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız Dd eB    A    E a CBaB bCaEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız e ae b BeD  C e A   ABDbd  A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EebDE aB  ace    DD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız b daCEeb    b     b E c A  eEb

S D Y B%

Türkçe 30 12 6 40

16 8 2 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 2 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 3 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 6 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 4 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mayozu açıklar. 9 3 3 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

242,900 43,99
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  430
BAHAR DENİZ 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4758.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 130 130 415 4758 % 43,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  a eBcCBCA  a dE Ad E  eCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız  Dd acDBDeDBC DDA EcAaD CE ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC EB       a  ADDBbbbe   Cc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Fen 30 7 1 22 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız                     E ACA CeED

S D Y B%

Türkçe 30 14 7 47

16 9 4 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 1 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 6 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 2 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 3 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

260,203 37,37
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  428
BELEMİR KARAMANLI 120 53 29 38 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 93 93 373 4042 % 37,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız adDBDaCCABCcCcBEACaEedBdDCdDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız aeCDAEDdDDBDeeCdAbdeADBEbdaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE Ebc    C eC DD A    A     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız                     E EAAbdbcC

S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 11 5 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 3 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 2 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 0 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

268,535 34,14
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  404
BEREN ŞENGÜL 120 61 35 24 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 71 71 349 3693 % 34,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız eCadbeeCABbECE EbCaEBdBCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedDAEDBDeBDDDC cEeBADBdCBcCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE Edc BBcdceC DD A D     d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EAea bee    e e  d bECEAAbEeEC

S D Y B%

Türkçe 30 19 10 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 13 2 81

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 2 70

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 7 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 3 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 3 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 8 1 89

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

228,855 50,15
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  414
BEYZA DUMAN 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 178 178 464 5425 % 50,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız a  BecCbAB   d  Ad     CDedDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  edDc DBDeBDDDC AEdcADabC E AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE EC B      aaDDEAb B    C  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Fen 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız                    bEC AAC DEe

S D Y B%

Türkçe 30 10 8 33

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 2 0

16 6 5 38

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 2 70

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 4 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 2 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

287,955 27,74
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  432
BEYZA ERCİN 120 62 21 37 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 41 41 311 3001 % 27,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBDc CAB ECE EACaEBdBCDe DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BeCDAcDcDDBDDeC AEdBADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eE Edca   C dCDDDbA    Ae    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız                E    cCdbACEccC

S D Y B%

Türkçe 30 22 4 73

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 13 1 81

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 2 70

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 7 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 4 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 0 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mayozu açıklar. 9 4 5 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

345,858 12,28
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  608
BEYZA GÜNEŞ 120 77 32 11 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 6 203 1328 % 12,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCDBaCBCACCEBEEaACBEBACCDEDEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBeEADBDDbcb DbddEBABDECEBAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC EBaBC   dDCEADDBbcAa   CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız eeEDdbaae eBcCeED bcEEACAcCaEb

S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

16 14 2 88

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 17 5 57

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 3 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 2 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 0 0

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 4 44

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

261,328 36,90
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  410
CEMREM YILMAZ 120 56 33 31 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 87 87 366 3992 % 36,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCaBecddA bECEdEAC EBABCD EDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedDAEDBDD D DC  EccADBECdECAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eE ECcdc c   C DDE c  CA  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız  e  ccC cda      bcccCdAAbbDEC

S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

16 11 4 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 10 6 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 4 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

215,085 55,88
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  435
EDANUR TOPCU 120 42 35 43 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 208 208 497 6045 % 55,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız B Dde bCABb bEBaACaaBABCDCaDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız aeeDAEaBDD   cbEe   ADBEC bCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CaDEaaeBac  da DD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız adeb  b   d CDcd E      A  b  

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 11 3 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 6 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 3 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Mayozu açıklar. 9 1 1 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

257,598 38,39
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  409
EFE ÇETİN 120 58 42 20 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 100 100 380 4153 % 38,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBDBbCABCEbccEACaE ca aa  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız ceCDAEDBDeBeDbaEeEeBADBECBECAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız Cc EC eBB C da DaEAb BaA  C  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EeebaDd adBeC     cbcCcAACbaEb

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 9 4 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 12 8 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 4 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 4 0

1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mayozu açıklar. 9 4 5 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

287,610 27,86
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  490
EMRE AVCI 120 62 41 17 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 42 42 312 3014 % 27,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCDBBdBeACbEcc aACeEacdCa DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız C c EeDBeDe a DbeeEBABDECEBAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 18 5 7 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDEBDBC Bed aEADDBb Aa   CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız eeEDdbaaedeBcC E  bcccACA CbEa

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

16 10 5 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 18 5 60

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 4 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 1 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 3 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mayozu açıklar. 9 4 4 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

295,208 25,40
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  418
EREN SAĞLAM 120 67 31 22 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 31 31 292 2747 % 25,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBDc  ABbECdBEACc eABCD  DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cedDAEDBDDcDDDCdAEBBADBEeBECA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE ECa B  C dC DbEAd  bA     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EddaccbabcBC ceE EdbEC AACbaEC

S D Y B%

Türkçe 30 20 5 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 0 75

16 11 2 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 4 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 12 5 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 3 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 3 44

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

366,955 8,25
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  527
FURKAN KILIÇASLAN 120 81 23 16 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 162 892 % 8,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBdeBBdBeAaCEBEEaAeBEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBCcADBDDD C Dbe EBAeDECE A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 23 3 4 22,25 % 74

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECdDEaDBCdB B CEADDBEDACC  CEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız AdE CE bdB Bc eEDE  E ACAEbaEb

S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

16 14 2 88

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 23 3 77

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 9 1 75

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 7 1 70

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 5 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 2 44

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

377,835 6,82
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  436
GÖKDENİZ SARAÇ 120 89 20 11 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(738.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 141 738 % 6,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCDBaCBCACCEBEEaACBEBACbDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBCbADBDDD CEDDABEBABDEbEBAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDE DBCaBedDCaADDBa AC  edE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A EcbEe b CBDC E bbEEEACAECCED

S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

16 14 2 88

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 0 90

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 4 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 18 7 60

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 8 2 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 3 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 0 0

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 5 2 56

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Mayozu açıklar. 9 9 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

349,010 11,69
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  433
HALİL FURKAN AYKOL 120 79 33 8 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 5 198 1265 % 11,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBDadCABCECEBEACaaBABCDCEDaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedDAEDBDDcbDbb dEdBADBECBECAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECaBBBeC dCDDDEAbcBaA  C  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EeebaDCea BeCce DEcbECEAACcbEC

S D Y B%

Türkçe 30 25 5 83

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

16 13 3 81

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 19 6 63

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 7 4 58

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 2 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 4 20

1 0 0 0

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 4 44

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

295,798 25,21
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  407
HARUN BAYINDIR 120 59 14 47 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 29 29 290 2727 % 25,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 28 2 0 27,50 % 92

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCDBBCBCAbCEBEEaACBEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBebADBDDae        ABDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EC DE cBC   d  EAb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d Ec        e       E ACAcC   

S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

16 16 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 3 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 2 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 1 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 1 50

Mayozu açıklar. 9 4 1 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

340,318 13,43
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  0
İNANC DURMUŞ 120 81 26 13 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 8 214 1453 % 13,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBDaCCAdCECEBEACaEBABCDC DaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BeCDAbDBDDcDDbCEAEdBADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEdc BBeCadCDDDaAa  Cd  d  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EdeE DCe  B Cacb EEbECEAACEDEa

S D Y B%

Türkçe 30 25 4 83

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

16 12 3 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 9 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 7 3 58

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 3 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 4 33

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Mayozu açıklar. 9 8 1 89

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

251,483 40,60
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  408
IRMAK DORUK 120 52 34 34 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 112 112 393 4392 % 40,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaaDBBCBCAbbdBbEbAdBEeACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD e eaBDeb C b  d BABDcCE  cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aCCDE e   aeBDC ADe b  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d a b   e eBa   b b EEACAaCCED

S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

16 12 4 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 7 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 9 1 90

Mayozu açıklar. 9 8 1 89

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

214,355 56,19
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  496
KÜBRA ADSAZ 120 50 43 27 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 210 210 499 6078 % 56,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBecaCAdbdbEdcAdaaBABCDeEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCCDAEDBDcceDcCddEdBADBECcaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız ea Eaac       D b A    d  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bbeaDbCd     cd D b decAACcDEC

S D Y B%

Türkçe 30 17 13 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

16 9 7 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 2 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 9 5 4 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

250,018 41,16
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  426
MEDİNE AKIN 120 59 46 15 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 116 116 397 4452 % 41,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCeBcb CAbCddEEaAdBaBA CDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDBeEADBDcecCcDDddEBABDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EeaeE  cb  de aEADDcEc Cb  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız bebbbccbddCdce bDcc d AeAECCED

S D Y B%

Türkçe 30 19 9 63

16 10 5 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 12 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 6 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 3 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 6 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

248,318 41,92
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  425
MÜGE ÖZCAN 120 54 25 41 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 121 121 402 4535 % 41,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBbaCC B dC BE CaEB BC dED E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BeaDAEDBDed   a  E BADBECBEaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız Ca ECa Bac Eda DD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 1 4 4,75 % 48

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Fen 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EAa  DC  Baa c c  c EC AACbD C

S D Y B%

Türkçe 30 17 6 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 11 2 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 0 25

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 2 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 6 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 5 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 0 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 0 20

1 1 0 100

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 1 70

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

295,423 25,34
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  423
NAZ YELKEN 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 30 30 291 2741 % 25,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DB DBcCBCAbCE EEaACBEBd CD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDBecADcDDDBC DeAdEBABDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Eed Eac C  AdDCbADD   A e   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız                E    cdbCAECCcD

S D Y B%

Türkçe 30 22 4 73

16 13 1 81

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 0 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 7 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 4 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 0 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 9 5 4 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

233,285 48,25
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  415
NEHİR DOĞAN 120 49 24 47 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 163 163 449 5219 % 48,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BC Beca    ECdBEA a BABCDdEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  edDA  Bc  cDDC  E BADBbCcECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eE E ca     cC D  A        c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız E  d cC E  e aA D d EC AAbEcE 

S D Y B%

Türkçe 30 17 6 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 9 2 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 2 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 5 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 3 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 1 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

257,105 38,54
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  417
ÖZGÜR KAYA 120 56 39 25 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 102 102 382 4169 % 38,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız cB edaCaCACbEdEEaACBEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız aDaeEADBDeedCdDaceEBABDECbBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECdDE aB Eac aaa DD   d    bE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız AcEcbEe    a a Eadb   ACA  e a

S D Y B%

Türkçe 30 21 8 70

16 11 5 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 9 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 5 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Mayozu açıklar. 9 3 2 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

282,938 29,43
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  429
SANEM ULU 120 61 31 28 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 51 51 323 3183 % 29,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DadDBBCaCA dd EEaACBEBAeCa DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBCcAeB    C DaceEBABDdCbBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 3 14 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECd EaDBC B B CEADD        d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız AdEcebbbC  B   abcb EEACAEbCEe

S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

16 10 4 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 13 3 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 0 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 4 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 8 1 89

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

253,978 39,72
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  427
SARP ÇALLI 120 53 38 29 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 109 109 390 4297 % 39,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCDBcdBCAbCEadEaACBEBdC a cED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dcBebA BDDDBC DeAdEeABDECacAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aCdDEcaeC BAc CbADD       B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız           dBe c DEb cdbdAaCCcb

S D Y B%

Türkçe 30 19 9 63

16 9 5 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 11 7 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 0 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 4 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mayozu açıklar. 9 2 7 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

204,225 60,72
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  412
ŞEVVAL BİNİCİ 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 232 232 523 6568 % 60,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  BCDBe  adbC edEaACB BdCCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDaecADBDDe a D c   ABDE EdA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız  C  E cB                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız                         A b   

S D Y B%

Türkçe 30 17 8 57

16 8 4 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 1 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 1 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Mayozu açıklar. 9 1 0 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

242,230 44,21
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  421
SILA KARAF İL 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 134 134 419 4782 % 44,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DadDBaCBCACCEecEaACeEBdCdDdDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDaCEADBDDDBCdeeAdEeABDEbadADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECb E   C    b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız                     E ACAEb Ea

S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

16 11 5 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 2 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 1 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 0 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

238,923 45,72
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  422
TUĞBA DEDE 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 149 149 434 4946 % 45,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 3 8 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  BCeB C eA CEBE aA BEBAC D DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Coğrafya-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 17 0 13 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD C A BDD  C D   E ABDEC  A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız     Ea B    dDC     b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız   dbddcE  eaaeAbD  dE ACAbC  e

S D Y B%

Türkçe 30 19 3 63

16 9 1 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 0 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 0 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 3 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 0 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 5 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 2 50

Mayozu açıklar. 9 4 2 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

367,593 8,05
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  434
TUNAHAN TEZEL 120 82 16 22 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 157 871 % 8,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BdDBeBCCABaEC BEACaEBAB DCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 26 1 3 25,75 % 86

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCCDAEDBDD  DDC AEeBADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 4 6 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE EdDaBB CdBC DDEAdDBCA  C BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EAdE b e BB  a   E  EC AACEacb

S D Y B%

Türkçe 30 24 4 80

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 14 0 88

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 20 4 67

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 7 1 58

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 6 2 60

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 1 0 100

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 1 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

251,338 40,65
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10D  -  405
UTKU ÇEVİK 120 54 43 23 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 114 114 395 4397 % 40,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız edDBDBCCABbdCdBcACadBABCbCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  eCcAEbBeec DeCae eBADBEecda  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEedbce     caDD EAaDB A  de E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ee  cbd  dBC a d E bECEAAbEDEa

S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 12 4 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 10 10 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 6 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 3 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 8 1 89

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

277,093 31,24
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  464
ALPEREN MUTLU 120 64 35 21 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 61 61 334 3379 % 31,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DB eBBdaeAbCEecEaAaeEBeCCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBCEADBDDb a DDd EBABDECEB DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ceC E aBC BAe dE DDcd A  e CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız dBaDbE bb eBa  aD  cEEACAbCaEb

S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

16 11 5 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 8 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 3 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 3 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

281,363 29,89
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  441
ARDA ARATEMUR 120 57 30 33 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 53 53 325 3233 % 29,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCedBaBCAeCE EEaA ecBACCaaDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBCdADBDDbBC DDcdEBABD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC E eBCaB dDCEADD daAbb  CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız ddabC  cC    e      E dCAce   

S D Y B%

Türkçe 30 19 9 63

16 11 3 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 16 7 53

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mayozu açıklar. 9 3 2 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

249,185 41,55
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  439
ARDIL IŞIK 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 119 119 400 4495 % 41,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 3 7 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCDBeC  AC E  c cCBEB CCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dD e AaBD   C   eeE ABDdCEBA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 2 19 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Ee Dd  BC     CEAD         C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız b d b c   d  ad  c  EEeeb     

S D Y B%

Türkçe 30 20 3 67

16 10 1 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 2 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 1 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mayozu açıklar. 9 2 3 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

236,353 46,67
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  461
ASLIHAN TEKDEMİR 120 48 32 40 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 154 154 439 5048 % 46,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DadeBa  dACCEedb  C      bdDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız      AaBDeD C D  dEBABDECaaADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECb E cBC   B aEADDBbD d  BaE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız beEabdcaee          E ACAdCCEb

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

16 7 6 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 0 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 6 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 3 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 6 1 60

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

210,068 58,04
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  462
BARAN BALOĞLU 120 40 32 48 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 221 221 510 6278 % 58,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCD Dca c ba  B AC E   C    DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız deCDecedDD  eDC bd  ADabCcECAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız  E Eb   B C  a D EAE  C  a d b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız cA EbD dae          dCE AdEDde

S D Y B%

Türkçe 30 11 5 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 0 50

16 7 2 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 2 25

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 9 5 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 1 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

318,825 18,55
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  307
BEYZANUR ALTINSOY 120 73 29 18 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2007.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 16 254 2007 % 18,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız B DBeBdeAabECceEAaaEeABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 5 3 20,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCdDAEDBDD bDDa dE BADBECBECAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE ECa BBAC dCDDDEAd   A eC  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız adBEDDCbb BeCa    cbECEAACbDEa

S D Y B%

Türkçe 30 19 10 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

16 11 5 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 17 4 57

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 2 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 3 2 60

1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 3 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

249,295 41,53
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  466
BEZ ANUR ÖZAKTÜRK 120 47 37 36 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 118 118 399 4492 % 41,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBaeBBaaCb  EedEcACeEBAeCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD eadb De  a Da    AeDEbE A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC E aBCa  B CEAD  aD d  B dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız Aebbb  dd    abab   E AaA CdEb

S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

16 12 3 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 14 5 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 3 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mayozu açıklar. 9 4 3 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

171,273 75,00
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  509
BORA EROĞLU 120 27 29 64 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 273 273 568 8113 % 75,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız   DB    A  cCcc  CaEB BaD  DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız B  D  ccDaac  C b ce DB a   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız C  Eabcdec a C  c    caA     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız adBED be B                    

S D Y B%

Türkçe 30 12 5 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 0 0

16 8 4 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 6 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 3 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

206,675 59,65
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  443
BUSE DOĞAN 120 40 45 35 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 228 228 518 6452 % 59,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız Dc eB CcC Cd  EEaA BEB CdaEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız db e daBDeD C DDb EBABDaCdcAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECd Ec Be   e a ADe a      C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız deac  aaed dabed c cc ddAEd Ee

S D Y B%

Türkçe 30 16 7 53

16 8 4 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 1 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 3 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 3 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 3 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 7 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 6 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mayozu açıklar. 9 3 4 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

222,208 53,06
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  564
BUSE FİDAN 120 42 33 45 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 192 192 478 5739 % 53,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız eaCeB a  c  aBac A B   eCaEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız  DdeceadDe  C eD  Ec BDdCE A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Eeb E cdC BeBDaEADD a  C   CEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A cD Eb             EacCA  edD

S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

16 6 4 38

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 1 25

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 7 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mayozu açıklar. 9 4 4 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

257,110 38,52
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  548
CEREN ERDEM 120 53 35 32 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 101 101 381 4167 % 38,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız adDBeaCdABCECdebAC EBceCaC DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız   CD   B D b DaEc dBADBbCaaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE Ebc B  C Ba DDEAbDB    a  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ebedcabeae   a      ECEAACdbEC

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

16 10 5 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 4 0 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 13 5 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 2 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 1 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

231,205 49,23
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  460
ÇINAR BALCI 120 44 27 49 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 168 168 454 5325 % 49,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBDeC AaCE  eEcdadB BCadEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cdCDAbcBDD ea Cb  BBADBECBaCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız e DE      C c DD EAd      C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız      b     da  c    EeE b     

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 7 6 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 8 3 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 1 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Mayozu açıklar. 9 2 2 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

246,435 42,62
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  213
EFSUN FİNCAN 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 124 124 407 4610 % 42,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDB aCCA  db BEA EEBABCDdEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız   CeA  BDD D  Cbc  dA B C EC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE EC     CadC DbEA  d e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız aAd  cbda    ad  d  E   AC bE 

S D Y B%

Türkçe 30 20 5 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

16 10 3 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 0 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 5 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 1 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 3 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 1 40

Mayozu açıklar. 9 3 1 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

195,945 64,42
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  451
EYÜP CAN SEVDİ 120 37 46 37 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 249 249 541 6968 % 64,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBbDBaCBCA   B Ea aBdd CCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD C ADeD   a e ddd cBDdCE A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Eeaca a Cb cc  b cD a AC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 2 21 7 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız cdaDba aaaaca     ccdcAae deab

S D Y B%

Türkçe 30 18 6 60

16 10 3 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 1 25

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 5 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 11 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 5 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 3 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 4 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 8 10

Mayozu açıklar. 9 1 7 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

239,748 45,29
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  562
FATMA ZEHRA KAVLAK 120 43 25 52 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 144 144 429 4899 % 45,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBeadCA     BdA acB BC  EDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız c d AcaB    eeC    c DBcCBabAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eEDEdc BBeCacCDDDEAE   A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Fen 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız cA EbD  a             EAA     

S D Y B%

Türkçe 30 14 6 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 7 2 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 2 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 1 3 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 6 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 1 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 0 30

Mayozu açıklar. 9 3 0 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

166,633 76,93
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  998
FATMAMELEKSEZGİN 120 34 55 31 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 276 276 573 8321 % 76,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız baaeBc*aCAbdEBdaEcCe*BACdDED  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız eeBCcbaBebe abD eeaBeBDECEaAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aed E ac   eB aEAb B edb  cda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d aaCcbEeB              dEde e

S D Y B%

Türkçe 30 13 15 43

16 7 7 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 3 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 14 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 5 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 4 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Mayozu açıklar. 9 1 3 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

163,953 78,05
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  450
İREM ECE DEMİR 120 26 30 64 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 278 278 576 8443 % 78,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız cebeB bBeebCde EEbdB B CCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız Ccdbcc eDeacC a d bdAdDaCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız be              A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız          e                    

S D Y B%

Türkçe 30 14 12 47

16 8 5 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 3 25

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

220,700 53,76
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  437
KEVSER BARUT 120 44 39 37 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 194 194 480 5815 % 53,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız ca BeBCC aC dE E  dEB BCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  edcd aBDeBeDDC  E BADBECcaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE da cB Ae ea  D Aa      C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız adedac eaed  a   a  cd dAdEDEe

S D Y B%

Türkçe 30 17 6 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 10 2 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 1 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 4 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 9 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 4 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mayozu açıklar. 9 4 4 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

225,393 51,55
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  467
KÜBRA GÜÇLÜ 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 187 187 473 5576 % 51,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 2 14 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız  CD D  CA   d  E C   A CDeEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  eCDA   De  cca    BADB ec  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eaDEd  BB C cCDDDEAb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ed   bC b               A b   

S D Y B%

Türkçe 30 14 2 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 9 1 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 0 25

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 11 5 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Mayozu açıklar. 9 1 1 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

243,998 43,56
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  599
MELİSA ARNAK 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 129 129 414 4712 % 43,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCeBad CA   B daACBcB  CDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız d   cAaB    C ee   c BDcCa ADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EedDE cBCaBecDCEADD a A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Fen 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız AccD Eba             EA A     

S D Y B%

Türkçe 30 17 6 57

16 10 2 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 13 7 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 0 30

Mayozu açıklar. 9 3 0 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

208,860 58,49
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  229
NİDA DİLEM CANGİR 120 40 49 31 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 224 224 514 6327 % 58,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız adcBDadCbBCE d E  aaBABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız aCdceEDBaeBaDcbdAbaadbecCeaad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eED d cB  C eC DD Ac          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EdaEbbCdb   aac    bECdAA  cde

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 9 4 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 5 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 2 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mayozu açıklar. 9 4 4 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

205,243 60,28
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  447
NİSA ALTIN 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 231 231 522 6521 % 60,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  Bb          Bac        CbEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız d     DBDD  C eD   BABDbCa ADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Eea EaccC BAcDCEADD b  be     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A cD Eb             EaACAdb  e

S D Y B%

Türkçe 30 7 4 23

16 6 2 38

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 2 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 0 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 1 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 11 9 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 6 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mayozu açıklar. 9 4 3 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

173,420 74,16
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  228
NUR YEMEZ 120 33 47 40 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 271 271 566 8022 % 74,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız abDBc CCcd debeEAaa aABCDe DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCCebca e  eDaC ecdBADaaeeECAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız da Eaa B e  da b EAbc bd  CB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız cAedac eEB                    

S D Y B%

Türkçe 30 13 13 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

16 7 6 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 13 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 5 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 4 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

209,340 58,30
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  452
ÖZLEM ALAGEYİK 120 45 41 34 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 223 223 513 6306 % 58,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız Da eaeddCAbCEcEEaAdBaBAeCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBCcbaBDea b  b eaBABDECEcA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız adae  aB    d aEAb    db  BC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A c bE    aBc  c    EdbC ECaED

S D Y B%

Türkçe 30 17 12 57

16 11 5 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 5 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

223,490 52,36
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  445
POYRAZ AYDOĞDU 120 47 35 38 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 190 190 476 5664 % 52,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCDBabBCAbCaB EaAdBaBdeCa DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDceEADBDDD CEDaAeaB    C  A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECdDd c     e   d      b  BC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız ecac   beB  a c ad  EdACAaCeEa

S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

16 9 5 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 6 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 4 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 0 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 1 0 100

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 9 5 4 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

182,465 70,40
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  248
RÜYA KORKMAZ 120 34 38 48 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7615.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 263 263 557 7615 % 70,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız  CDBeedCAdbECEcEACa   B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCdDbcaBDe a bb   eBADBECcECA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız da Eaa B    da b EAbc bd  CB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız cAedac eaea             A     

S D Y B%

Türkçe 30 12 7 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

16 6 3 38

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 4 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 12 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 4 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 4 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 4 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Mayozu açıklar. 9 1 0 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

223,478 52,38
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  456
SAMET UZUNER 120 48 27 45 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 191 191 477 5666 % 52,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız      a  Aa EC   Aba           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız aCdDAEDBDD  DeacAaBB   b   CAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEbe BBAC dC    AE      C e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız d BEebCbbdBeCcbabEEEECEAACEDEC

S D Y B%

Türkçe 30 4 4 13

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 0 0

16 2 3 13

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 12 4 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 2 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 5 44

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Mayozu açıklar. 9 9 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

197,828 63,50
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  454
SEFA BÜYÜK 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 244 244 536 6869 % 63,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız cCDBDa eAB   ce ACEEBccdca bDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BbdDAcaBDD DcDa ec BADB CcECA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız bbDEaa BB d dCe  EA       a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bA ccceebe              A     

S D Y B%

Türkçe 30 13 11 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

16 6 7 38

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 8 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 3 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Mayozu açıklar. 9 1 0 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

220,293 53,92
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  440
ŞEYMA YILDIZ 120 45 36 39 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 195 195 481 5832 % 53,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BabBeaCCAdbEC B ACEEBABbcaEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCeDAEDBDe eDaaEAEceADabdBcCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız a  E        e b  E    d   C  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bA    Cdda  ac      abdbdC b C

S D Y B%

Türkçe 30 19 9 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 3 0

16 10 5 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 4 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 3 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mayozu açıklar. 9 1 6 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

233,305 48,22
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  468
SILA GÜNTEKİ 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 162 162 448 5216 % 48,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız D  eBaCBCAbCE  c bCBbBAC   DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD e AaBDD  C b A   A DcCaB  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECb EaeBC   c C ADDBd Ad    d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız Adacbdadda      c    E bA     

S D Y B%

Türkçe 30 16 6 53

16 9 2 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 7 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 4 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 1 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Mayozu açıklar. 9 2 1 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

276,153 31,51
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  604
SUDENAZ HARSA 120 59 35 26 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 62 62 335 3408 % 31,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBeaaCABbECbeEACaceABCaCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BeCDAbDBDeB DDCacEdBADBcCBaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eEDEbeaBB C BC DD Ad BdA  C  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bAdcacbdEa      c   E E A     

S D Y B%

Türkçe 30 19 11 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 11 5 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 7 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 1 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 4 20

1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 0 30

Mayozu açıklar. 9 3 0 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

259,513 37,64
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10E  -  442
TUANA YILMAZ 120 57 21 42 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 96 96 376 4072 % 37,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DB DBadBC C E EEacCBaBAaCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 8 0 2 8,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBeEADBDc  CEDDABEBABDdCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EebDE aBC   e                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Fen 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d EbCEbb B da     b EE  A    D

S D Y B%

Türkçe 30 20 6 67

16 12 2 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 8 0 80

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 4 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 2 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 0 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 1 0 100

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 0 40

Mayozu açıklar. 9 4 0 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

320,278 18,24
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  396
ALİ HASAR 120 69 29 22 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 12 249 1973 % 18,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız abaBeBdCABbECEBEACaEBABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız aedDAcDBDD DDDCEcd cADBE cECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEdbaBBAC dC DbEAEDB    C  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız E    cCdaBae c   E bECEAAbEe  

S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 15 1 94

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 17 5 57

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 1 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 1 0 100

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

152,783 82,02
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  9
ASEEBA AVADHK *N 120 28 35 57 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 280 280 582 8872 % 82,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız ab d        d e             DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız dede b B   DDcC  E BAD  CdaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız ea Ebaa     BC ce   a dA  CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bAcaDcCabB        acEC dAabeEe

S D Y B%

Türkçe 30 2 5 7

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 1 0

16 2 2 13

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 5 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 3 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 9 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 3 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mayozu açıklar. 9 4 4 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

294,885 25,60
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  502
ASUDE AKÇA 120 64 24 32 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 33 33 294 2769 % 25,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCbeDBCCcdaEC BEACaEBABCDCEaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BadDAEeBDD DDaC   BdADBdC ECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEbc    C BCDD*  bD d  BdB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Fen 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bd E DCeb           EC  ACEDEC

S D Y B%

Türkçe 30 21 8 70

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

16 11 4 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 13 6 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 2 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 0 80

Mayozu açıklar. 9 7 0 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

255,938 39,00
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  521
B ÇAĞLAR KÖSE 120 45 14 61 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 104 104 384 4219 % 39,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız aBCedeCBCACaEe bEACB BAdCD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 14 1 15 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD C ADBDb          ABD CE  DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECbDE DBC   B C Aee bD C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız   a                           

S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

16 9 4 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 4 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 7 0 58

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

246,378 42,65
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  488
ÇAĞLA TÜRÜK 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 125 125 408 4613 % 42,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız Dc eBa BeA CEBdE AC EBAaCD  ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBbEADB D ca DD  dcABDE aBA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Eeb E eBC   B C A   E db      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d bD E aC   a       EEACAbCC c

S D Y B%

Türkçe 30 17 6 57

16 11 3 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 5 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

252,183 40,30
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  487
CEYDA NAZ TOPAL 120 57 52 11 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 110 110 391 4359 % 40,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız bddededBCbaCEBdEaACecBAdCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDcdbADBDDccCaecbdEcAeDECcBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC EecBe BbBDC ADb d     BC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız ddEDbdccecCBbCbEcadEEdcaAbCaEe

S D Y B%

Türkçe 30 16 14 53

16 12 4 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 13 6 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 5 44

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

Mayozu açıklar. 9 3 6 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

188,195 67,82
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  484
D ASUDE TARHAN 120 35 27 58 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 255 255 549 7336 % 67,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BC Be C cBe edaEA a BABdDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  eCD   eDe e  C  c BADBECcECAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız  a                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EAcaDcCda  e     E  d  dAab  e

S D Y B%

Türkçe 30 16 8 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 6 4 38

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mayozu açıklar. 9 1 4 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

280,393 30,22
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  556
DİLEM ERGÜL 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 56 56 328 3269 % 30,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  B   a   AaCEa    CBEBA CD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 19 3 8 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD e ADBDaD C DD B BABDdCE A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECbDE c C   BDCEADb bD d BBdE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Fen 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d bDCE be              CAECCED

S D Y B%

Türkçe 30 14 3 47

16 9 2 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 0 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 4 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 15 6 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 2 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 0 70

Mayozu açıklar. 9 6 0 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

216,483 55,40
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  172
ECEM AYAN 120 38 14 68 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 204 204 493 5993 % 55,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 1 15 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız a D    CA     B A  E ABCDCED E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 6 1 23 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız B   AE          e  B D       D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEa  adB eC  aD  EA       d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 3 1 5,25 % 53

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EAd bDCCEeB         c  AAC aEe

S D Y B%

Türkçe 30 14 1 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 0 25

16 9 0 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 3 0 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 6 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 5 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 0 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 6 3 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 3 1 60

1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mayozu açıklar. 9 3 3 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

314,385 19,83
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  489
EMİRHAN ARATEMUR 120 70 30 20 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 20 20 266 2145 % 19,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız a DBeBCCAabEeEBEACaEBABCDCdDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız aCCDAEDBaD DDDCc   cADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECbBB cC dCeDD AaD bA  CB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız ddcEccCd BeaC  E  b ECdAAb DEa

S D Y B%

Türkçe 30 20 8 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

16 11 4 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 17 6 57

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 5 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 6 1 60

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 1 0 100

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

320,240 18,26
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  532
EMİRHAN ŞİMŞEK 120 71 24 25 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 13 250 1975 % 18,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCDBBCBCAbeEBEEEACBEBAdbc DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDaCEADBaDD CcDD   cABDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC EBbBC B d C  DD a A   BC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız dcdcCE  dBae C   E bEdACAECaEc

S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

16 12 3 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 3 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 1 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 1 0 100

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

239,253 45,57
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  486
ESLEM ŞENCAN 120 50 32 38 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 148 148 433 4929 % 45,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız aabeBBdeCAb EBE aACBE A CDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız d aecAD DD  CEDDc dcABDECacADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECdDEac       C ADb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız dcEcC  ad eac  E  b EEACAEb  e

S D Y B%

Türkçe 30 18 8 60

16 13 2 81

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 2 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 4 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 2 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 1 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

232,605 48,55
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  498
FATMANUR AVCIOĞLU 120 46 27 47 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 165 165 451 5252 % 48,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız a  Bc a A  E dd A  ceAdCD EDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız d CDA DB D  DDa  ddcADBd BaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE ECc B cC BC D EAbD     d  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bdcE D Ca           EC dACdb C

S D Y B%

Türkçe 30 11 8 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 1 0

16 7 3 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 5 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mayozu açıklar. 9 4 3 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

260,093 37,41
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  471
GAYE ÖZCAN 120 54 32 34 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 94 94 374 4047 % 37,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aba e a A  EddBEACbaeABCDdEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  eCDA D Dc  D CEc  BADacCBaCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDd c B ACaBC DbEAED b   C  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız E    cCda ae c   E bECEAAbEe C

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

16 9 4 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 15 5 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 3 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Mayozu açıklar. 9 7 1 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

230,028 49,62
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  504
KARDELEN KARATUT 120 46 18 56 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 173 173 459 5367 % 49,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BabBDdCCABbECcBbAba BABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız Be DAbDBDDBDaeC  d BADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız  E    a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız dd E DbCa                     

S D Y B%

Türkçe 30 21 8 70

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 11 4 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

203,208 61,16
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  494
MEDİNE Ö BEK 120 36 42 42 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 235 235 526 6616 % 61,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız baaeBdC CbCaaeEEEACedBA CDdDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dD e eeBeec C Dcbd BAdDbe  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECb E  BC   c C  DD  b bedB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız AdbcbEc b da          ddAb    

S D Y B%

Türkçe 30 16 12 53

16 8 7 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 6 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 3 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Mayozu açıklar. 9 1 3 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

275,658 31,69
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  483
MELİKŞAH ÇELİK 120 57 33 30 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 63 63 336 3428 % 31,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 5 2 21,75 % 73

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBDBdCABCECEa dCcEBABCD EDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cCdDAEDBDeccDcCcbddBADeECBcCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE ECc BB    CDDb Ad          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EddacDbeccBC       dEadcA  e  

S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 0 50

16 15 1 94

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 3 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 1 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 1 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mayozu açıklar. 9 2 4 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

248,860 41,68
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  472
MELİS PEHLİVAN 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 120 120 401 4509 % 41,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız B DBe CC  bECE dAC EeAB DC DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  eC A aBDDc aDC  d dAaa C ECA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE EC  B     CDDcEA   ed      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Fen 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız    db    ad  a      EC AAC  E 

S D Y B%

Türkçe 30 18 4 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 11 0 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 10 3 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 0 60

Mayozu açıklar. 9 5 0 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

265,228 35,41
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  184
NAZ CAN 120 55 21 44 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 79 79 357 3830 % 35,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 3 11 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBe C A  E  BE C EB  CDeED E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BeCeAEeB      C  aB  DBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CaDEC  BBA  BC D  Aa      d  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız adBEeDCa aB aD   d  EabAAeED C

S D Y B%

Türkçe 30 16 3 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 10 0 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 0 25

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 1 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 1 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 4 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 7 0 58

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 1 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

301,465 23,32
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  493
NURAY SARIGÜL 120 69 30 21 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 25 25 281 2522 % 23,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCeBaCdCAbCEBEEEACBEBAdCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBeEcDBDDDcCbDc  EBABDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EbCDE cBCa cd CEADb ac      d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız AdaDb  a  Caa ddb   EEACAECeED

S D Y B%

Türkçe 30 25 5 83

16 14 2 88

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 9 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 3 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 9 1 90

Mayozu açıklar. 9 8 1 89

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

291,838 26,45
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  495
OĞUZHAN CANAYAKIN 120 64 39 17 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 37 37 301 2861 % 26,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız Da DBdeaebeCcB  aA ea ACbD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dcaeEADaDDbcCdDc a BAaDECbBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 21 2 7 20,50 % 68

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDE DBC  AB CEADDBbbAC   CEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A bDaEcbbBCBeaeEbc cEEACAECaEb

S D Y B%

Türkçe 30 12 12 40

16 7 6 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 0 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 2 25

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 21 2 70

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 8 0 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 2 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 4 20

1 1 0 100

Kimya 10 3 6 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 5 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

219,548 54,28
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  477
ÖMER ÇAKAN 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 197 197 484 5871 % 54,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aabBedCCb CaaEeEACEde BCD dDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  e c  DB D e  C    BADBECB CAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE Eb     C BC DD   b b e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bAdEbcC   ad         d dACb   

S D Y B%

Türkçe 30 15 12 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 8 7 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 4 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 2 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Mayozu açıklar. 9 1 3 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

229,243 50,00
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  419
ÖZGE MARANGOZ 120 47 36 37 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 175 175 461 5409 % 50,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız baaDBcCBCACCEBcbaAbBE ACCb  ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız eDBebADaDDDBC ae   BAdDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Eed Ea B  B cDC A b d      d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d d bd ae         b E dCddCada

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

16 9 5 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 4 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mayozu açıklar. 9 2 6 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

267,635 34,38
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  482
SEFA ATASOYU 120 56 28 36 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 75 75 353 3719 % 34,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCeBBCBCAbCEB EaACBEBAeCc DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDBeEADBDDa C De  EBAdD CcBAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EbdDE ccC  e DCaADb aeAbe  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d bD E aC  e          A A d   

S D Y B%

Türkçe 30 22 6 73

16 13 1 81

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 11 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 5 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 3 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Mayozu açıklar. 9 2 0 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

267,868 34,32
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  501
SELİN GÜRSES 120 54 27 39 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 74 74 352 3712 % 34,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 4 6 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCaBe CCAabEC BEA   B BCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  bCcA DBDedD DCEcc BADBaeBE A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız  aDEb dB AC dC DDEAb      C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız ddc bcCd   a   E    ECdAAb  Ea

S D Y B%

Türkçe 30 20 4 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 10 2 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 3 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 11 5 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 1 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mayozu açıklar. 9 5 2 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

216,073 55,56
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  478
ŞENGÜL AYDEMİR 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 205 205 494 6010 % 55,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız adbbdBd CAaCEd ab b E ACCDE ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız   d  A dDeDcC    BdBABDaC  A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC E eB    e CEADD a  a   d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız      E              E ddAbC   

S D Y B%

Türkçe 30 13 11 43

16 10 3 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 1 25

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 5 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 3 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 0 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mayozu açıklar. 9 2 3 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

242,708 44,07
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  476
SERHAN SERT 120 51 32 37 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 132 132 417 4767 % 44,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız aabeBBdeCAb EBE aACBEBAdCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız d aedAc DD  CEDDc  cABDECacADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECdDEac       C ADb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d EcC  adBeac  E  b EEACAEb  e

S D Y B%

Türkçe 30 19 9 63

16 13 2 81

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 4 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 2 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 1 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 1 0 100

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mayozu açıklar. 9 6 1 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

264,628 35,64
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  485
SERRA KIRAL 120 54 31 35 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3855.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 80 80 358 3855 % 35,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCeB  a AbCEBEEEACe BACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CD b ADBDcDdCaaDc cBABDEeaBADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECbDEacBC a d C AD          E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız dcdcC b d ae        EdACA baE 

S D Y B%

Türkçe 30 21 5 70

16 12 1 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 0 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 10 5 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 4 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mayozu açıklar. 9 5 2 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

316,463 19,19
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  473
UFKUN PEHLİVAN 120 67 25 28 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 18 18 260 2076 % 19,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DaCDdaCBCACCEBcEEACBEBACCD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDcCbADBDDadC e ABEBABDcCbB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC EacBC BcB C ADe a Ab  BCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız AdEDbd     B         cACAECeEe

S D Y B%

Türkçe 30 25 4 83

16 13 2 81

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 15 7 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

280,463 30,20
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  479
YUSUF SANİ ÇAĞAN 120 60 32 28 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 55 327 3267 % 30,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız a DBeBCCAabEeEBEACaEBABCDC DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cedDAEDBDD eDeaEcEBBADBECBcbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECc ceeC dCDDbaAae bA  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bd EcDCCa d         E ddA     

S D Y B%

Türkçe 30 22 6 73

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

16 13 2 81

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 10 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 6 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 3 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 3 2 60

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Mayozu açıklar. 9 2 2 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

319,730 18,41
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10F  -  619
ZEKİ ÇELİK 120 70 23 27 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 14 14 251 1991 % 18,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız abDdDaCCABCECcBEACEEBABCDC DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCdDAEDBDDdae C AEBBADBcCBbCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE ECc BBcCbBC De Aa   A  CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Eeed Db   B         ECcAACEeEC

S D Y B%

Türkçe 30 24 5 80

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 13 2 81

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 14 5 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

170,468 75,40
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  514
ABDULKADİR KILIÇ 120 27 36 57 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 274 274 570 8156 % 75,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBeadCABCdbEBEcbbEB BCDe DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız ebdabEDcecaDbbCbAcad          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız dd E  ae                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EbcaDbdCcc                    

S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 11 4 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 4 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 2 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

221,925 53,16
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  515
ALPEREN IŞIK 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 193 193 479 5750 % 53,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  B eB d CbCCd  Ea  BcBAeCD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDcCEADdDD  b D c   ABDdaEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC E eB    dDC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız b ac              b cdA A CC b

S D Y B%

Türkçe 30 14 7 47

16 7 2 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 2 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mayozu açıklar. 9 3 3 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

212,465 57,05
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  598
BEYZANUR SARI 120 42 41 37 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 215 215 504 6171 % 57,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDae C ba dCE acbaEBABCDeEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız dedcAbcdDe DbeCEec BADBdCBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE EdD      eCDcea       B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız a e bcCedd          Ed bAbaecC

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

16 10 3 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 2 25

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 5 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mayozu açıklar. 9 3 5 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

275,005 31,99
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  512
BORA DEMİRDÖVEN 120 58 26 36 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 65 65 340 3460 % 31,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aC Bea eAdCECEd  ba BABCDe DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCCDAcDBDeBeaDCbAEeBADBEC ECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 2 14 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECcB  cC BC DDEA D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız    EbcCdc B aa c   bE   Ad  E 

S D Y B%

Türkçe 30 15 9 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 8 5 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 2 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 0 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Mayozu açıklar. 9 3 0 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

202,550 61,44
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  589
CEREN BEKOL 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 237 237 528 6646 % 61,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  aCDB CabAaCE  EaACBEBdCCaEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBebADBDDe C D beb AaDbCacAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız b a E cae  b D  A   c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 19 7 63

16 9 3 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 7 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 3 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

300,283 23,68
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  210
ÇINAR DÖNMEZ 120 70 30 20 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 27 27 285 2562 % 23,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 5 2 21,75 % 73

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız bBCeBBd C CCEdEEaACBEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDBCEAeBDDeBCbDDAeEBABDECaBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECd EeDBC  caeCEdDb b       E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız dBbcCEbcd  daC EDbE EEACAbb  a

S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

16 13 2 81

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 8 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 4 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 3 44

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mayozu açıklar. 9 5 2 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

176,280 73,05
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  531
DAMLA EVREN 120 34 34 52 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 268 268 563 7902 % 73,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız Ddded CB  C cBdEa Ceb  CbDEDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dD CEd BDeD C D    BA D dE A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız E d   Ddb   cDe dac           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız  Babbd Ebc     bb   E   A bCce

S D Y B%

Türkçe 30 12 11 40

16 8 5 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 0 25

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 0 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 0 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 3 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mayozu açıklar. 9 3 2 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

187,640 67,98
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  596
DERYA YAVUZ 120 37 29 54 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 256 256 550 7353 % 67,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız ca eBaeBeA C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDBeEADBDDe a c d EcABDaCEBA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECb E DB    eDC A   be b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız  eEa   beeeBa A   bEE b A e Ea

S D Y B%

Türkçe 30 4 6 13

16 2 3 13

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 0 25

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 5 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 3 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 3 30

Mayozu açıklar. 9 3 2 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

242,128 44,28
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  614
DİLARA BOZKURT 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 135 135 420 4790 % 44,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız dC     C  dEC B AC EB B ad  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BbdDAEeBDe  DDC AE BADBECcECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız aE E ceBB C dC     bD        E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Fen 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EbeEDDbeacB  a a    ECEAACE   

S D Y B%

Türkçe 30 12 4 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

16 8 1 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 0 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 5 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 3 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 0 70

Mayozu açıklar. 9 6 0 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

260,443 37,23
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  339
ELANUR KARAMAN 120 51 25 44 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4027.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 91 91 371 4027 % 37,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBedCCba EC acACaEB BCD bDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız   dDA DBDcB b C d   ADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDE ccB  CadCDcDEAbDBd   d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız E a b b   d          C  Ae    

S D Y B%

Türkçe 30 18 8 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 11 4 69

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 0 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 2 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 13 8 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Mayozu açıklar. 9 2 0 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

208,800 58,57
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  522
ERDEM YURTTAPAN 120 42 37 41 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 225 225 515 6335 % 58,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCcBaeaCACeEedcac BaB CCD DEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız eD ebA BDDe C abd EBABDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Edb E c     c a ADD        C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız  dbcb  b    aC      a AaAdbecb

S D Y B%

Türkçe 30 15 12 50

16 7 7 44

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 5 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 3 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 7 20

Mayozu açıklar. 9 2 6 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

219,233 54,47
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  526
ESLEM COMAT 120 42 44 34 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 200 200 487 5892 % 54,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız badecad C bCEe EbACBEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dc d AeBDD BCd b e  ABDECE Acb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECbDE cB  B eDCcADb aa b   d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız babcdcedaedeaC db   E        b

S D Y B%

Türkçe 30 17 10 57

16 11 3 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 10 9 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 3 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 5 0

1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Mayozu açıklar. 9 1 1 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

238,130 45,98
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  336
GAMZE SEZGÜL 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 151 151 436 4974 % 45,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız ad eBdCedAb E dEacCeaBAeCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 3 8 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC EB BC BABDCEADDBabA e  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız   Ecb DaaeeBa  db  d          

S D Y B%

Türkçe 30 14 13 47

16 8 6 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Matematik-1 30 19 3 63

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 8 1 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 2 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 3 20

1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

240,043 45,20
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  469
GÜLEFŞAN KAYA 120 45 15 60 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 142 142 427 4889 % 45,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız caC Bca dA CEd  a      CCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız C  C cDBDDD C a   EcABDECaBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 1 18 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDE DBC     Cc DD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d E Cdc    B            A     

S D Y B%

Türkçe 30 12 7 40

16 8 4 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 0 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 0 25

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 1 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 0 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 0 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Mayozu açıklar. 9 1 0 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

177,183 72,64
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  265
HAYRİYE BURCU ÖZGÜL 120 30 17 73 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 266 266 561 7857 % 72,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız         A bd  BEAe bBA CDdEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız   CD  aBDD   DC d   AD  bcaCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız  a a a           E            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız                     E cAACbeEC

S D Y B%

Türkçe 30 12 5 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

16 7 3 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 0 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

282,000 29,68
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  513
İKBAL ÖZTÜRK 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 52 52 324 3210 % 29,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCeBa BCAbCEBEEEACBEBAdCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBaEADBDDDcCaD c EBABDEC BA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EC  E   d   B C       c    dE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız b b  E     d      b EcACAEeCEa

S D Y B%

Türkçe 30 25 4 83

16 15 1 94

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 3 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 0 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 0 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

192,988 65,63
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  516
İKLİM ARAS 120 36 27 57 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 251 251 545 7099 % 65,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 4 11 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız b CeB   a   E EE A BaB CCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız  e b ADBDeedaEDe adaA DaCEBAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız  e  E c e     a  D  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız A bee  b    b       E  CA C Ee

S D Y B%

Türkçe 30 15 4 50

16 8 3 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 2 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 1 50

Mayozu açıklar. 9 4 1 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

215,773 55,63
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  622
KADER ÇAĞLAYAN 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 207 207 496 6018 % 55,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız bBeDBcd C  CbBdEabCeaeACCD DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDBe AcBDe      Ae BABDECaBA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECbDE cBC B   C   c b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız b Ecbacd                A b  a

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

16 9 5 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 4 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 1 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 4 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Mayozu açıklar. 9 1 1 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

274,768 32,10
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  537
MEHMET DENİZ 120 64 38 18 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 66 66 341 3472 % 32,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCbBeBdCbBeECddEedaE ABdDC DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCdcAEeBDDBeDDCbAEeBADBEC ECAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECDeB cC aC DcEdbD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bdBEbcCdcBdaea cDE EECEAAbEe a

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 10 5 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 3 25

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 4 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 12 6 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 3 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 1 0 100

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 5 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 6 2 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

199,100 62,93
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  590
MELİSA GÖL 120 40 39 41 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 241 241 532 6807 % 62,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBeebCA bEdd EAa EBcBCeCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  edcAabBDcd*c aE d BADBEbBECAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız aE E c    e  a D   a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız adcd eCbEc   b      EC cAC cEe

S D Y B%

Türkçe 30 17 10 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 9 5 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 2 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 5 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 2 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 2 40

1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mayozu açıklar. 9 4 3 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

233,673 48,07
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  520
MERT ALİ ÖZÜGENÇ 120 50 39 31 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 160 160 445 5200 % 48,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCD eBdCAdbEC e ACaEBABCDbED E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cedDAEDBDD cD CEdc cADaECcECAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız Cb E  aBcb  caDD  A      Bb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bdBEbcCdc a aa c  EbdCEAAb c  

S D Y B%

Türkçe 30 18 8 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

16 12 2 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 5 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 5 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 3 40

Mayozu açıklar. 9 4 2 44

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

244,880 43,22
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  506
MİNEL AMGÜÇ 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 127 127 412 4675 % 43,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCbBDabCA bEC cEACb BABCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BCCDA acDe          ADBbC ECA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEbc BB   eCDDbcAa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız  d                            

S D Y B%

Türkçe 30 20 7 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

16 10 3 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 0 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 10 6 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 2 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 2 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

231,095 49,27
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  530
MİNEL SU GÜNER 120 48 34 38 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 169 169 455 5329 % 49,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DB  BaedCbbCE E aACB B bCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDceEAaBDce CED d  BABDEbEcAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız bC  Ea B  c cDa AD       B b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız dBEcCEbcd  aaa   cbE E CA    c

S D Y B%

Türkçe 30 17 7 57

16 12 2 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 6 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 4 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 5 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 1 30

Mayozu açıklar. 9 3 1 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

240,023 45,22
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  518
MISRA ALBAYRAK 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 143 143 428 4891 % 45,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız aaCDBaCBCACbEa EaAC*EdACCDEDEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDBeEADBDD  a Dac EBABDdCdBAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EC  E  B    B a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız   b  E Eb   c       EbbeA    a

S D Y B%

Türkçe 30 20 9 67

16 10 5 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 1 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 1 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mayozu açıklar. 9 2 4 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

270,125 33,67
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  536
MUSTAFA IŞIK 120 62 36 22 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 69 69 347 3642 % 33,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCDBeaCCABbdCEBEACEEBABCDdEbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BadDAEDBDDcDDDCacEeBADBECBECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEbed   d B e b da   c     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız bbeEcb  ac e b b c bECcAAeEaEC

S D Y B%

Türkçe 30 24 6 80

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 13 3 81

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 9 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 3 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 5 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mayozu açıklar. 9 7 2 78

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

264,125 35,82
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  533
NEHİR DURDU 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 81 81 360 3875 % 35,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız eCDd aCCbddEC d  C EBABCD EDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  CCDc DBDD  a C c  cADB CB CAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDECDdBBeC  C DDcd          d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ed Ec C  BB a   bE      A  D  

S D Y B%

Türkçe 30 17 7 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 0 25

16 12 3 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 2 25

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 5 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 2 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 0 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 2 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 1 0 100

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 0 20

Mayozu açıklar. 9 2 0 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

233,120 48,31
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  136
SONAY KELEBEK 120 41 16 63 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 164 164 450 5226 % 48,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 4 11 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  a  B   Cc  ceEEEA BEB  CDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dcBe ADB D          ABDECaBA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aCC EdcBC   BDCcA b E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız d E C c    a            A     

S D Y B%

Türkçe 30 15 4 50

16 9 2 56

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 0 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 5 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 2 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 1 20

1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Mayozu açıklar. 9 1 0 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

212,678 56,98
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  557
SUDENUR TÖNGEL 120 35 27 58 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 214 214 503 6164 % 56,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız adbBDcC    Ed eEAebEeAeCDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız ed  c DBc            DBEC ECA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE  C B BcC B  cDbA aB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız E    cda e e a   dd      a    

S D Y B%

Türkçe 30 15 10 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 8 5 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 1 1 25

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 3 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 10 4 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 3 1 25

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 3 2 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 1 0

Mayozu açıklar. 9 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

319,538 18,47
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  209
TAHA ÖCEŞ 120 70 25 25 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 15 252 1998 % 18,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız bBCeBad CA CEdEEaA BEBACCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CDBCcADBDeeBCbaDAeEBABDEC BADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 3 11 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECCDEc BC BcB CEADD aD    B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız dBEcCEbcd  Baa E cb  E aA C  D

S D Y B%

Türkçe 30 21 6 70

16 11 3 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 16 3 53

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 2 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 5 1 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 4 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 1 40

Mayozu açıklar. 9 3 1 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

257,888 38,29
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  519
TUĞÇE BİLGİN 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 98 98 378 4142 % 38,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız  CbBDaaCA  ECadEA aaB  CDCEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 11 3 16 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  CCDAdDB e           DBE  aCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEDEdcdBBeC BCDDDcAE         d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız Ed  c CC  B             A     

S D Y B%

Türkçe 30 17 7 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 4 0 100

16 9 5 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 14 6 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 7 3 58

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 0 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 1 40

1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Mayozu açıklar. 9 1 0 11

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

213,263 56,69
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  528
YAREN MUTLU 120 36 15 69 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 213 213 502 6132 % 56,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız cCDBeaCCA CEd   A aaBA Ca EDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 10 0 20 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız    DA D       C  E  AD E  E A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız Ca E   B    BC    Ac  b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız b     b   B  a      E   ACb  a

S D Y B%

Türkçe 30 16 7 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 1 25

16 8 4 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 3 0 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 3 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 1 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Mayozu açıklar. 9 2 2 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

205,773 60,07
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  523
YİĞİT BAŞER AKPINAR 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6498.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 230 230 520 6498 % 60,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BbDBeedbb CdC  E  acBABCDe DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 12 3 15 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız cCCDAEaBDe               BECAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CE ECe B    dCD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız ccd                 c   AdbD e

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

16 7 4 44

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 2 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Mayozu açıklar. 9 2 3 22

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

268,398 34,17
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10G  -  606
ZEYNEP ÖYKÜ ERÜNSAL 120 54 27 39 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 73 73 351 3696 % 34,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DBCeBdCaCb CEa caACBEB  CDbDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dD   ADBDc BC b d   ABDECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız EC DEccBCa  dDCEAcDBbD d   dE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız daE b b    B          dCA ea D

S D Y B%

Türkçe 30 18 8 60

16 11 4 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 2 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 0 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 0 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 8 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 4 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 2 0

1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mayozu açıklar. 9 3 2 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

141,583 85,84
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10H  -  543
AHMET TALHA SAKA 120 29 66 25 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 284 284 588 9285 % 85,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DadDBdaaeAbdcBacaAdBEacbbacaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dbceEdbBDebadbDaedacABDECaeAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız aeCDE ccda                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız b c bd deaddaCbcDa dEdeaAcbCdb

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

16 5 11 31

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 4 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 2 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 4 0

1 0 1 0

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 6 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mayozu açıklar. 9 3 6 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

263,830 35,98
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10H  -  597
ALİ EKBER ÖZBEY 120 59 39 22 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 82 82 361 3892 % 35,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız baCeBBaBCdbCEadEaACBEBcCbDaDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dDadEAbBaDcBC D A EBABDECaaAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Eed EeDBCdBedDCE DDabD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız dabDC    cCBcCb   b EcACAcC Ec

S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

16 11 5 69

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 1 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 8 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 6 3 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 0 20

1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 3 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

212,105 57,21
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10H  -  74
ARDA ÖZMEN 120 46 44 30 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 217 217 506 6188 % 57,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBaadCABC  dBEACaEeAc a  DDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız eeeDAEeBDcBe  e d B ADBbeBaCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız dE bCeaB b  c D bEdE c b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız dbadDDCea B b c D b dCbAAbEbEC

S D Y B%

Türkçe 30 16 9 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 1 50

16 9 3 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 10 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 2 5 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 3 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 2 3 40

1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mayozu açıklar. 9 6 3 67

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



VAF 10 SINIF 1

223,630 52,30
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10H  -  552
ARDA TOPRAK 120 46 46 28 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 189 189 475 5657 % 52,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız BCaBedbCAcbEadaEAaEceAB abEcDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız BedDc eBDDaDDeCaeaddADBde cbAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız eE Edc BBAC e DDDEAdc     dB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız aA  ebC ad          ECccACEcE 

S D Y B%

Türkçe 30 14 15 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

16 5 10 31

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 1 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 12 7 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 2 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 4 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 1 2 20

1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mayozu açıklar. 9 5 3 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



VAF 10 SINIF 1

219,108 54,53
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10H  -  271
ASYA NİSA ALPKUŞ 120 48 36 36 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 201 201 488 5898 % 54,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız DadeBBCd AbedBEEaACBEB bCDEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız dcdCbADBDDDBCbDDceaBABaECEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız Eed  Be d  b ea c  a De       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız e b        B a    E EbedA  eEc

S D Y B%

Türkçe 30 19 9 63

16 12 3 75

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 1 3 25

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 3 1 75

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 10 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 1 4 8

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 3 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 0 0 0

1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 1 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mayozu açıklar. 9 3 5 33

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

228,445 50,37
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10H  -  559
AZAT YÜZEN 120 46 27 47 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 180 180 466 5449 % 50,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBCDBBCBCACCEBEEEACBEBACCDEDED

Cevaplarınız  adDacbBCA ad EcaACB B CCc DED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CDBCEADBDDDBCEDDABEBABDECEBADC

Cevaplarınız CcBbEADBDbedbEDD aEB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 1 21 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ECCDEBDBCEBABDCEADDBEDACCBBCEB

Cevaplarınız ECC Ea BC BA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ABEDCEDECBCBDCAEDEEEEEACAECCED

Cevaplarınız deccCdDbCe BcCAE    EbACAE    

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

16 8 4 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 2 2 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 1 3 25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 1 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 4 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 1 0 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 3 2 60

1 0 1 0

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 1 44

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 1 50

Mayozu açıklar. 9 5 1 56

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



VAF 10 SINIF 1

284,490 28,86
%

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Trakya Anadolu Lisesi

10H  -  569
AZRA KIZILKAYA 120 60 25 35 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 47 47 319 3122 % 28,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 287 287 596 10817

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCDBDBCCABCECEBEACEEBABCDCEDDE

Cevaplarınız aCDBeeaC BCd ceEcdaEBABC CEDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BCCDAEDBDDBDDDCEAEBBADBECBECAD

Cevaplarınız  CdDA DBDDd               c A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CEDECDBBBACEBCDDDEAEDBCACBCBBE

Cevaplarınız CEcECc BBAC dC DD AdDB A  C  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B EABEDDCCEBBCCDAEDEEEECEAACEDEC

Cevaplarınız EAaEbDCCbeBCCa   cE ECEAACEDaC

S D Y B%

Türkçe 30 17 10 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 4 3 1 75

16 9 5 56

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 0 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 16 5 53

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 12 5 3 42

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 10 6 1 60

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 6 4 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 5 3 2 60

1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 2 33

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Mayozu açıklar. 9 8 1 89

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
